
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-2 102016 816 816 163

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 18.63 13.77 15.19 6.83 5.69 5.41 7.68 3.74 6.74 3.44 3.67 2.52 36.57 26.88 29.85 199.307

İl Ortalaması 19.57 13.17 16.28 6.74 5.47 5.37 8.19 3.81 7.24 3.75 3.80 2.80 38.25 26.25 31.69 205.393
Okul Ortalaması 20.72 11.63 17.81 6.84 4.78 5.65 9.83 4.37 8.73 3.84 4.13 2.81 41.23 24.91 35.00 216.340

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 0 - KEREM ASLAN 12 / A 30 10 27.50 10 7 8.25 39 0 39.00 16 2 15.50 95.00 19.00 90.25 400.200 5 4 4 1
2 664 - CEMRE TEKİN 12 / A 25 12 22.00 10 4 9.00 35 4 34.00 15 5 13.75 85.00 25.00 78.75 362.150 38 28 28 2
3 912 - ŞÜKRAN SEÇER 12 / A 27 13 23.75 10 9 7.75 30 2 29.50 11 8 9.00 78.00 32.00 70.00 332.675 97 61 61 3
4 613 - AHMET CAN TESBİ 12 / A 24 15 20.25 10 7 8.25 34 3 33.25 9 10 6.50 77.00 35.00 68.25 326.700 116 71 71 4
5 827 - NURŞEN BAYSAL 12 / A 25 14 21.50 11 9 8.75 29 3 28.25 11 9 8.75 76.00 35.00 67.25 323.675 128 76 76 5
6 773 - YAREN PARILDAR 12 / B 26 12 23.00 7 5 5.75 28 3 27.25 11 8 9.00 72.00 28.00 65.00 315.975 150 85 85 6
7 767 - BİLAL ÖZÜREN 12 / A 29 9 26.75 7 8 5.00 27 5 25.75 9 7 7.25 72.00 29.00 64.75 314.900 154 86 86 7
8 740 - MUHAMMET ERGİN 12 / A 29 11 26.25 7 7 5.25 21 4 20.00 14 6 12.50 71.00 28.00 64.00 312.975 162 87 87 8
9 684 - ERTUĞRUL SARICAN 12 / A 24 15 20.25 13 6 11.50 24 8 22.00 10 10 7.50 71.00 39.00 61.25 304.025 191 93 93 9

10 0 - ELİF KARTAL 12 / A 31 9 28.75 12 3 11.25 15 3 14.25 8 4 7.00 66.00 19.00 61.25 303.950 193 94 94 10
11 748 - HÜSEYİN GÜNGÖR 12 / A 22 17 17.75 11 5 9.75 26 6 24.50 10 8 8.00 69.00 36.00 60.00 299.775 207 98 98 11
12 690 - YAHYA BAYLAM 12 / A 26 10 23.50 9 7 7.25 23 6 21.50 10 9 7.75 68.00 32.00 60.00 299.500 211 99 99 12
13 0 - ELBER BATEMAN 12 / B 25 11 22.25 12 2 11.50 22 6 20.50 5 6 3.50 64.00 25.00 57.75 292.075 228 104 104 13
14 714 - SELEN ÇAKMAK 12 / A 24 11 21.25 8 4 7.00 22 4 21.00 9 4 8.00 63.00 23.00 57.25 290.425 231 105 105 14
15 598 - REYHAN KESKİN 12 / A 32 8 30.00 11 4 10.00 14 4 13.00 6 9 3.75 63.00 25.00 56.75 288.650 233 107 107 15
16 862 - TUĞÇE CAN 12 / 0 29 5 27.75 8 7 6.25 20 5 18.75 5 11 2.25 62.00 28.00 55.00 282.350 254 118 118 16
17 732 - ENES ABACIOĞLU 12 / A 26 14 22.50 12 4 11.00 18 8 16.00 7 7 5.25 63.00 33.00 54.75 282.300 255 119 119 17
18 0 - EREN AKINCI 12 / C 23 12 20.00 11 7 9.25 15 3 14.25 11 4 10.00 60.00 26.00 53.50 278.475 271 125 125 18
19 359 - ARİF DURAN 12 / C 26 7 24.25 9 4 8.00 18 4 17.00 6 7 4.25 59.00 22.00 53.50 277.775 274 126 126 19
20 0 - NAZ ÇENGEL 0 / 0 25 14 21.50 7 3 6.25 21 3 20.25 7 7 5.25 60.00 27.00 53.25 276.875 278 127 127 20
21 7058 - BEYZA 12 / A 26 11 23.25 8 3 7.25 13 4 12.00 12 6 10.50 59.00 24.00 53.00 276.675 279 128 128 21
22 614 - HÜSEYİN 12 / D 30 10 27.50 13 5 11.75 13 7 11.25 2 0 2.00 58.00 22.00 52.50 274.625 284 130 130 22
23 0 - KAPTAN PİCE 12 / A 24 12 21.00 12 3 11.25 21 9 18.75 4 10 1.50 61.00 34.00 52.50 274.525 285 131 131 23
24 350 - ENES AĞCA 12 / D 24 13 20.75 12 2 11.50 16 6 14.50 6 2 5.50 58.00 23.00 52.25 274.125 287 132 132 24
25 0 - AHMET 12 / C 24 11 21.25 10 3 9.25 18 3 17.25 5 8 3.00 57.00 25.00 50.75 268.700 298 134 134 25
26 720 - FURKAN KILINÇ 0 / 0 26 13 22.75 11 5 9.75 14 7 12.25 8 9 5.75 59.00 34.00 50.50 268.200 299 135 135 26
27 806 - SILA ÇAKMAK 12 / D 27 13 23.75 9 7 7.25 20 5 18.75 1 1 0.75 57.00 26.00 50.50 267.450 303 137 137 27
28 511 - GÜLSE DAŞ 12 / C 23 11 20.25 4 1 3.75 24 5 22.75 5 7 3.25 56.00 24.00 50.00 265.700 313 139 139 28
29 278 - ENİSE NUR GÖKÇE 12 / A 24 15 20.25 9 10 6.50 21 12 18.00 8 12 5.00 62.00 49.00 49.75 265.325 316 141 141 29
30 661 - BİLGE BORAZAN 12 / A 23 8 21.00 10 3 9.25 15 4 14.00 6 4 5.00 54.00 19.00 49.25 263.950 330 143 143 30
31 0 - EGE 12 / B 18 7 16.25 11 5 9.75 18 10 15.50 9 7 7.25 56.00 29.00 48.75 262.575 337 146 146 31
32 643 - UTKU ÇELEBİ 12 / Ş 14 13 10.75 13 7 11.25 21 8 19.00 9 6 7.50 57.00 34.00 48.50 261.925 340 147 147 32
33 83 - ESRA SÜRER 12 / A 25 12 22.00 7 5 5.75 16 7 14.25 9 10 6.50 57.00 34.00 48.50 261.275 343 149 149 33
34 710 - METİN ÖLMEZ 0 / 0 23 12 20.00 15 1 14.75 13 3 12.25 1 1 0.75 52.00 17.00 47.75 259.125 354 151 151 34
35 824 - YUSUF DEMİRTAŞ 12 / C 24 12 21.00 7 8 5.00 16 2 15.50 8 7 6.25 55.00 29.00 47.75 258.700 356 152 152 35
36 610 - TOPRAK 12 / B 31 6 29.50 8 5 6.75 8 2 7.50 5 6 3.50 52.00 19.00 47.25 256.950 367 156 156 36
37 0 - Y D 0 / 0 19 20 14.00 10 7 8.25 20 4 19.00 8 10 5.50 57.00 41.00 46.75 255.650 374 157 157 37
38 0 - EA 0 / 0 27 10 24.50 8 5 6.75 12 6 10.50 7 8 5.00 54.00 29.00 46.75 255.450 377 158 158 38
39 0 - NİKOLA TESLA 0 / 0 26 7 24.25 4 2 3.50 13 7 11.25 9 5 7.75 52.00 21.00 46.75 255.400 378 159 159 39
40 9 - RADAMEL FALCAO 12 / 0 24 12 21.00 10 3 9.25 10 4 9.00 8 3 7.25 52.00 22.00 46.50 255.100 382 160 160 40
41 766 - ESMA ANIL 12 / B 24 9 21.75 8 4 7.00 14 3 13.25 5 3 4.25 51.00 19.00 46.25 253.750 386 161 161 41
42 612 - EBRAR ŞAKİR 12 / D 23 10 20.50 14 3 13.25 12 2 11.50 0 0 0.00 49.00 15.00 45.25 250.650 396 164 164 42
43 699 - AZRA AKKAYA 12 / D 28 7 26.25 5 2 4.50 15 1 14.75 0 0 0.00 48.00 10.00 45.50 250.600 397 165 165 43
44 756 - EREN AKKAYA 12 / A 26 10 23.50 7 6 5.50 14 5 12.75 4 5 2.75 51.00 26.00 44.50 247.675 412 170 170 44
45 734 - ARDA ANIL ÇELEBİ 12 / M 22 17 17.75 12 6 10.50 14 6 12.50 6 10 3.50 54.00 39.00 44.25 247.425 413 171 171 45
46 719 - AYŞE KCR 12 / D 26 12 23.00 11 6 9.50 12 2 11.50 0 0 0.00 49.00 20.00 44.00 246.150 422 173 173 46
47 0 - ABDULLAH 12 / 0 26 14 22.50 4 3 3.25 14 6 12.50 7 5 5.75 51.00 28.00 44.00 246.100 423 174 174 47
48 917 - ELİF SİMAY ARI 12 / D 29 11 26.25 11 7 9.25 8 10 5.50 3 1 2.75 51.00 29.00 43.75 245.575 425 176 176 48
49 826 - IRMAK KILINÇ 12 / B 23 15 19.25 8 7 6.25 12 2 11.50 8 6 6.50 51.00 30.00 43.50 244.825 431 178 178 49
50 603 - ÖZGE ÇETİN 12 / A 22 10 19.50 5 5 3.75 14 6 12.50 9 5 7.75 50.00 26.00 43.50 244.700 433 179 179 50
51 747 - SU 12 / C 24 14 20.50 4 1 3.75 17 4 16.00 4 8 2.00 49.00 27.00 42.25 240.000 464 182 182 51
52 5 - NURCENNET 12 / A 27 11 24.25 4 5 2.75 12 2 11.50 4 5 2.75 47.00 23.00 41.25 236.675 482 184 184 52
53 705 - BÜŞRİK 12 / 0 27 13 23.75 10 5 8.75 7 2 6.50 3 4 2.00 47.00 24.00 41.00 236.375 483 185 185 53
54 615 - EFE ARTKARSLN 12 / E 29 11 26.25 11 5 9.75 6 4 5.00 0 0 0.00 46.00 20.00 41.00 236.275 485 186 186 54
55 743 - ZEYNEP TATAR 12 / C 28 10 25.50 3 3 2.25 14 8 12.00 3 7 1.25 48.00 28.00 41.00 235.650 488 187 187 55
56 745 - TARIK ERDEM 12 / D 20 18 15.50 12 4 11.00 15 3 14.25 0 0 0.00 47.00 25.00 40.75 235.575 489 188 188 56
57 9 - MAURO İCARDİ 12 / 0 20 12 17.00 6 3 5.25 17 9 14.75 5 5 3.75 48.00 29.00 40.75 235.375 493 190 190 57
58 830 - ALP KONAKALP 12 / C 22 17 17.75 8 9 5.75 15 6 13.50 6 10 3.50 51.00 42.00 40.50 234.575 501 193 193 58
59 758 - ELANUR BABAOĞLAN 12 / D 30 9 27.75 9 7 7.25 4 2 3.50 2 0 2.00 45.00 18.00 40.50 234.575 501 193 193 58
60 759 - VELİ ÇELİKCİ 12 / D 25 13 21.75 13 4 12.00 8 6 6.50 0 0 0.00 46.00 23.00 40.25 234.025 506 195 195 60
61 908 - NUR 12 / C 19 14 15.50 6 7 4.25 12 5 10.75 11 6 9.50 48.00 32.00 40.00 233.375 511 197 197 61
62 787 - SEVDA 12 / A 25 14 21.50 8 5 6.75 9 3 8.25 6 12 3.00 48.00 34.00 39.50 231.325 523 201 201 62
63 880 - MERVE HATİPOĞLU 12 / D 24 13 20.75 11 5 9.75 11 8 9.00 0 0 0.00 46.00 26.00 39.50 231.325 523 201 201 62
64 737 - SALİHA SENA CAN 12 / B 19 18 14.50 6 5 4.75 18 11 15.25 8 12 5.00 51.00 46.00 39.50 231.325 523 201 201 62
65 345 - SİNEM ALKAN 12 / B 20 12 17.00 3 6 1.50 14 2 13.50 9 8 7.00 46.00 28.00 39.00 229.550 538 207 207 65
66 0 - BETÜL İSK 12 / 0 24 9 21.75 7 3 6.25 8 4 7.00 6 9 3.75 45.00 25.00 38.75 228.875 546 208 208 66
67 693 - ZAYNEP A 12 / A 28 9 25.75 8 7 6.25 6 5 4.75 3 4 2.00 45.00 25.00 38.75 228.700 549 211 211 67
68 741 - MUTTALİP OPÇİN 12 / A 23 8 21.00 9 6 7.50 8 3 7.25 3 2 2.50 43.00 19.00 38.25 227.225 564 213 213 68
69 262 - İLKER YILDIRIM 12 / B 19 15 15.25 11 3 10.25 10 5 8.75 5 5 3.75 45.00 28.00 38.00 226.800 570 214 214 69
70 426 - EMRE S A L 12 / B 21 15 17.25 5 8 3.00 12 3 11.25 8 6 6.50 46.00 32.00 38.00 226.350 575 216 216 70
71 703 - YAĞMUR TPRK 12 / C 23 12 20.00 6 0 6.00 11 7 9.25 3 2 2.50 43.00 21.00 37.75 225.425 584 219 219 71
72 39 - AZİZ TÜRKOĞLU 12 / F 22 11 19.25 8 5 6.75 13 5 11.75 0 0 0.00 43.00 21.00 37.75 225.250 585 220 220 72
73 424 - MERVE K 12 / E 28 11 25.25 8 6 6.50 6 3 5.25 0 0 0.00 42.00 20.00 37.00 222.750 615 228 228 73
74 744 - BADE DEMİREL 12 / C 23 10 20.50 8 4 7.00 4 3 3.25 7 4 6.00 42.00 21.00 36.75 222.575 619 231 231 74
75 621 - BUĞRAHAN 12 / C 22 13 18.75 9 6 7.50 8 4 7.00 6 10 3.50 45.00 33.00 36.75 222.375 621 233 233 75
76 682 - EZGİ SENA 12 / F 28 10 25.50 9 6 7.50 4 2 3.50 0 0 0.00 41.00 18.00 36.50 221.200 630 236 236 76
77 717 - İKBALE GÖZÜBÜYÜK 12 / A 19 11 16.25 8 5 6.75 11 9 8.75 6 6 4.50 44.00 31.00 36.25 220.750 634 237 237 77
78 617 - FİLİZ TAVUKÇU 12 / 0 27 11 24.25 10 5 8.75 3 1 2.75 0 0 0.00 40.00 17.00 35.75 218.850 655 244 244 78
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TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 18.63 13.77 15.19 6.83 5.69 5.41 7.68 3.74 6.74 3.44 3.67 2.52 36.57 26.88 29.85 199.307

İl Ortalaması 19.57 13.17 16.28 6.74 5.47 5.37 8.19 3.81 7.24 3.75 3.80 2.80 38.25 26.25 31.69 205.393
Okul Ortalaması 20.72 11.63 17.81 6.84 4.78 5.65 9.83 4.37 8.73 3.84 4.13 2.81 41.23 24.91 35.00 216.340
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79 0 - SEDA 12 / 0 26 7 24.25 4 4 3.00 8 3 7.25 2 3 1.25 40.00 17.00 35.75 218.400 659 247 247 79
80 626 - AŞKIN TAHA SOYSAL 12 / F 26 12 23.00 9 11 6.25 5 6 3.50 4 5 2.75 44.00 34.00 35.50 218.050 661 248 248 80
81 0 - ASLI AYHAN 12 / C 20 15 16.25 6 3 5.25 10 5 8.75 6 4 5.00 42.00 27.00 35.25 217.350 666 250 250 81
82 852 - EZGİ 12 / F 27 12 24.00 8 5 6.75 3 2 2.50 2 2 1.50 40.00 21.00 34.75 215.500 679 254 254 82
83 738 - NAZLI 12 / C 25 11 22.25 4 0 4.00 11 6 9.50 0 5 -1.25 40.00 22.00 34.50 214.125 695 260 260 83
84 0 - SAFİR 0 / 0 24 14 20.50 11 4 10.00 3 8 1.00 5 11 2.25 43.00 37.00 33.75 212.600 716 264 264 84
85 0 - ZEYNEP BAŞAR 12 / B 21 13 17.75 7 1 6.75 6 1 5.75 4 2 3.50 38.00 17.00 33.75 212.400 718 265 265 85
86 731 - SİNEM TOKSOY 12 / D 21 17 16.75 8 6 6.50 8 3 7.25 4 4 3.00 41.00 30.00 33.50 211.500 735 273 273 86
87 0 - ZEYNEP ŞAHİN 12 / D 22 15 18.25 10 3 9.25 6 5 4.75 1 0 1.00 39.00 23.00 33.25 210.750 745 278 278 87
88 642 - YÜSRA TÜRK 12 / F 27 9 24.75 7 4 6.00 1 4 0.00 3 2 2.50 38.00 19.00 33.25 210.575 749 280 280 88
89 8758 - M 12 / C 30 10 27.50 5 10 2.50 1 6 -0.50 5 5 3.75 41.00 31.00 33.25 210.350 752 281 281 89
90 0 - İREME 0 / 0 25 11 22.25 8 5 6.75 4 2 3.50 1 2 0.50 38.00 20.00 33.00 209.625 763 286 286 90
91 709 - ESMA 12 / D 24 7 22.25 9 7 7.25 6 8 4.00 0 3 -0.75 39.00 25.00 32.75 208.725 772 288 288 91
92 715 - BAHADIR 12 / B 16 12 13.00 3 7 1.25 17 5 15.75 5 9 2.75 41.00 33.00 32.75 208.475 780 293 293 92
93 904 - İREM NAZ KERTMEN 12 / F 26 12 23.00 3 4 2.00 7 4 6.00 2 1 1.75 38.00 21.00 32.75 208.450 781 294 294 93
94 606 - AKGÜL SAĞIR 12 / D 25 11 22.25 10 5 8.75 3 6 1.50 0 0 0.00 38.00 22.00 32.50 208.125 788 298 298 94
95 663 - TUĞÇE 12 / F 29 6 27.50 5 4 4.00 0 0 0.00 1 0 1.00 35.00 10.00 32.50 207.750 793 301 301 95
96 671 - HAYRUNİSA YILDIZ 12 / F 22 11 19.25 11 4 10.00 3 4 2.00 1 0 1.00 37.00 19.00 32.25 207.525 796 302 302 96
97 676 - EZEL CENGİZ 12 / E 22 9 19.75 8 1 7.75 5 1 4.75 0 0 0.00 35.00 11.00 32.25 207.200 798 304 304 97
98 108 - ASYA 12 / D 21 15 17.25 10 3 9.25 6 3 5.25 0 0 0.00 37.00 21.00 31.75 205.700 822 317 317 98
99 632 - ELİF SILA UZUN 12 / A 19 16 15.00 8 9 5.75 8 7 6.25 7 10 4.50 42.00 42.00 31.50 204.975 833 324 324 99

100 654 - BEYZA ÇAKICI 12 / E 21 18 16.50 11 5 9.75 6 3 5.25 0 0 0.00 38.00 26.00 31.50 204.925 834 325 325 100
101 616 - MESUDE ÖZKAN 12 / C 27 13 23.75 3 2 2.50 7 7 5.25 2 10 -0.50 39.00 32.00 31.00 202.500 865 337 337 101
102 625 - KÜBRA BAHTİYAR 12 / F 20 19 15.25 13 5 11.75 5 4 4.00 0 4 -1.00 38.00 32.00 30.00 200.075 888 349 349 102
103 344 - AYBÜKE ÇETİN 12 / C 22 18 17.50 5 7 3.25 13 9 10.75 2 13 -1.25 42.00 47.00 30.25 200.025 891 351 351 103
104 653 - GAMZE ATEŞ 12 / F 26 12 23.00 6 6 4.50 3 2 2.50 0 0 0.00 35.00 20.00 30.00 199.450 898 353 353 104
105 696 - B EKREN 12 / D 26 11 23.25 6 9 3.75 4 4 3.00 0 0 0.00 36.00 24.00 30.00 199.375 899 354 354 105
106 889 - ÖZGÜL SUVARİ 12 / E 24 13 20.75 6 7 4.25 2 4 1.00 4 3 3.25 36.00 27.00 29.25 197.275 923 367 367 106
107 604 - İCLAL DAĞLI 12 / F 16 19 11.25 11 4 10.00 6 4 5.00 4 6 2.50 37.00 33.00 28.75 196.125 938 371 371 107
108 683 - SILA BİÇER 12 / F 25 14 21.50 2 3 1.25 4 0 4.00 3 4 2.00 34.00 21.00 28.75 195.200 950 377 377 108
109 729 - HİLAL 12 / A 20 8 18.00 1 5 -0.25 8 3 7.25 5 6 3.50 34.00 22.00 28.50 194.375 962 383 383 109
110 718 - İREM KESİK 12 / E 17 3 16.25 5 3 4.25 8 1 7.75 0 0 0.00 30.00 7.00 28.25 193.650 970 385 385 110
111 0 - MURAT 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 21 13 17.75 11 4 10.00 32.00 17.00 27.75 192.575 984 389 389 111
112 697 - TUANA DOĞAN 12 / D 24 14 20.50 7 10 4.50 4 5 2.75 0 0 0.00 35.00 29.00 27.75 192.025 991 391 391 112
113 647 - EBRAR MORCA 12 / D 23 12 20.00 3 3 2.25 6 2 5.50 0 0 0.00 32.00 17.00 27.75 191.800 994 393 393 113
114 0 - YAKIŞIKLIGVNLK 0 / 0 14 4 13.00 10 4 9.00 2 2 1.50 4 1 3.75 30.00 11.00 27.25 191.200 1003 398 398 114
115 735 - TÜRKAN BÖLÜKBAŞI 12 / D 24 11 21.25 5 3 4.25 2 2 1.50 0 0 0.00 31.00 16.00 27.00 189.525 1026 409 409 115
116 628 - İREM BÜLBÜL 12 / D 18 16 14.00 8 4 7.00 7 5 5.75 0 0 0.00 33.00 25.00 26.75 188.975 1033 412 412 116
117 622 - BEYZA GÜMÜŞ 12 / F 19 14 15.50 10 5 8.75 2 3 1.25 1 0 1.00 32.00 22.00 26.50 188.425 1042 418 418 117
118 609 - GÜLCAN KARA 12 / E 27 13 23.75 0 0 0.00 3 2 2.50 0 0 0.00 30.00 15.00 26.25 186.625 1070 429 429 118
119 901 - ELİF PEMBECİ 12 / F 19 17 14.75 9 7 7.25 3 0 3.00 2 5 0.75 33.00 29.00 25.75 185.775 1082 434 434 119
120 0 - YAĞMUR BALDIRAN 12 / F 21 12 18.00 7 6 5.50 2 2 1.50 1 1 0.75 31.00 21.00 25.75 185.600 1085 435 435 120
121 728 - MUSTAFA EGE ÖZEL 12 / C 11 4 10.00 7 8 5.00 12 7 10.25 1 3 0.25 31.00 22.00 25.50 184.675 1096 441 441 121
122 999 - SYF 12 / B 16 4 15.00 11 5 9.75 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 9.00 24.75 182.650 1128 450 450 122
123 701 - ELİF 12 / C 22 16 18.00 7 7 5.25 0 2 -0.50 2 0 2.00 31.00 25.00 24.75 182.400 1134 451 451 123
124 0 - RAMAZAN ALİ 0 / 0 15 14 11.50 10 5 8.75 0 0 0.00 6 8 4.00 31.00 27.00 24.25 181.300 1147 457 457 124
125 0 - EDİN DZEKO 12 / E 20 12 17.00 9 11 6.25 0 0 0.00 1 0 1.00 30.00 23.00 24.25 180.750 1153 460 460 125
126 0 - NİSA AKSOY 12 / E 21 12 18.00 7 3 6.25 0 4 -1.00 1 0 1.00 29.00 19.00 24.25 180.750 1153 460 460 125
127 383 - URFALI 12 / 0 1 1 0.75 0 0 0.00 16 7 14.25 10 4 9.00 27.00 12.00 24.00 180.100 1166 468 468 127
128 815 - BEYZA UYMAZ 12 / B 21 10 18.50 4 1 3.75 1 8 -1.00 4 5 2.75 30.00 24.00 24.00 179.850 1178 472 472 128
129 665 - ESMA UĞUR 12 / E 18 15 14.25 6 2 5.50 3 2 2.50 1 0 1.00 28.00 19.00 23.25 177.375 1217 491 491 129
130 670 - TUANA 12 / E 14 11 11.25 9 6 7.50 5 4 4.00 0 0 0.00 28.00 21.00 22.75 175.825 1241 500 500 130
131 0 - DEFNE 0 / 0 12 6 10.50 3 3 2.25 9 0 9.00 2 4 1.00 26.00 13.00 22.75 175.400 1249 504 504 131
132 66 - PELİN KULER 12 / D 21 18 16.50 6 13 2.75 7 7 5.25 0 7 -1.75 34.00 45.00 22.75 175.175 1253 506 506 132
133 678 - SENA ÖZDEMİR 12 / E 20 9 17.75 0 0 0.00 4 3 3.25 0 0 0.00 24.00 12.00 21.00 169.300 1342 551 551 133
134 0 - B 12 / E 17 10 14.50 4 0 4.00 2 1 1.75 0 0 0.00 23.00 11.00 20.25 167.225 1369 566 566 134
135 504 - 12 / F 18 10 15.50 1 5 -0.25 5 2 4.50 0 0 0.00 24.00 17.00 19.75 165.150 1386 576 576 135
136 779 - ZUHAL ARTUÇ 12 / E 16 6 14.50 1 0 1.00 4 3 3.25 0 0 0.00 21.00 9.00 18.75 161.975 1429 603 603 136
137 895 - RANA CEYLAN 12 / F 20 20 15.00 6 8 4.00 0 0 0.00 1 7 -0.75 27.00 35.00 18.25 160.550 1451 614 614 137
138 768 - AZRA 12 / B 15 8 13.00 6 6 4.50 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 14.00 17.50 158.200 1467 623 623 138
139 0 - AVCI 12 / 0 13 9 10.75 0 0 0.00 5 2 4.50 3 7 1.25 21.00 18.00 16.50 154.575 1511 648 648 139
140 915 - EDA ÖZ 12 / C 15 23 9.25 2 2 1.50 5 8 3.00 4 9 1.75 26.00 42.00 15.50 151.475 1542 670 670 140
141 357 - EKİN TUNA 12 / E 16 12 13.00 3 1 2.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 19.00 14.00 15.50 151.425 1544 672 672 141
142 0 - RESUT SAKAN 12 / 0 16 16 12.00 1 9 -1.25 6 12 3.00 4 9 1.75 27.00 46.00 15.50 151.200 1548 675 675 142
143 892 - DURUKAN 12 / F 15 11 12.25 2 5 0.75 1 4 0.00 3 3 2.25 21.00 23.00 15.25 150.625 1553 678 678 143
144 629 - MEHMET SERT 0 / 0 16 19 11.25 5 12 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 31.00 13.25 143.925 1610 705 705 144
145 685 - EZEL KARAER 0 / 0 18 15 14.25 0 4 -1.00 0 0 0.00 2 9 -0.25 20.00 28.00 13.00 142.775 1622 710 710 145
146 0 - ONUR 12 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 14 5 12.75 0 0 0.00 14.00 5.00 12.75 142.075 1629 714 714 146
147 631 - GİZEM MAĞRA 12 / F 16 17 11.75 2 2 1.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 18.00 22.00 12.50 141.400 1635 717 717 147
148 716 - EMİNE TAMUK 12 / E 14 11 11.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 11.00 11.25 137.125 1654 729 729 148
149 918 - BAYRAM GÜNAL 12 / 0 11 19 6.25 7 9 4.75 0 0 0.00 1 4 0.00 19.00 32.00 11.00 136.775 1655 730 730 149
150 7986 - CENNETLAÇİN 12 / F 14 23 8.25 4 10 1.50 0 0 0.00 1 5 -0.25 19.00 38.00 9.50 131.475 1690 750 750 150
151 898 - MUSTAFA KESKİN 12 / F 9 19 4.25 5 15 1.25 8 32 0.00 7 13 3.75 29.00 79.00 9.25 131.025 1695 754 754 151
152 0 - E Y 0 / 0 6 0 6.00 2 1 1.75 1 3 0.25 2 3 1.25 11.00 7.00 9.25 130.825 1697 756 756 152
153 61 - **Uİ*N CESUR 12 / 0 4 5 2.75 1 3 0.25 7 9 4.75 1 0 1.00 13.00 17.00 8.75 129.000 1708 763 763 153
154 655 - 12 / Ç 0 0 0.00 1 0 1.00 8 5 6.75 3 9 0.75 12.00 14.00 8.50 128.225 1715 765 765 154
155 975 - İSMAİL KAPLAN 12 / E 8 20 3.00 4 10 1.50 9 21 3.75 0 0 0.00 21.00 51.00 8.25 127.375 1721 768 768 155
156 0 - DUSAN TADİC 12 / E 6 4 5.00 0 0 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 7.00 4.00 6.00 119.800 1752 781 781 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-2 102016 816 816 163

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 18.63 13.77 15.19 6.83 5.69 5.41 7.68 3.74 6.74 3.44 3.67 2.52 36.57 26.88 29.85 199.307

İl Ortalaması 19.57 13.17 16.28 6.74 5.47 5.37 8.19 3.81 7.24 3.75 3.80 2.80 38.25 26.25 31.69 205.393
Okul Ortalaması 20.72 11.63 17.81 6.84 4.78 5.65 9.83 4.37 8.73 3.84 4.13 2.81 41.23 24.91 35.00 216.340

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
157 920 - BURAK ERSOY 12 / E 0 0 0.00 0 0 0.00 7 6 5.50 0 0 0.00 7.00 6.00 5.50 118.150 1760 783 783 157
158 648 - EZGİ OLĞUN 12 / B 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6.00 3.00 5.25 117.325 1763 784 784 158
159 0 - 0 / 0 10 24 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 24.00 4.00 113.200 1791 793 793 159
160 0 - A 12 / 0 1 0 1.00 1 0 1.00 0 1 -0.25 2 0 2.00 4.00 1.00 3.75 112.675 1796 794 794 160
161 675 - İSMAİL KARADAĞ 12 / F 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 0 0 0.00 4.00 1.00 3.75 112.375 1798 795 795 161
162 871 - ALPEREN GÜDER 12 / E 3 7 1.25 1 10 -1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 4.00 17.00 -0.25 99.025 1930 811 811 162
163 303 - AYLİN KASEM 12 / C 6 30 -1.50 4 16 0.00 4 13 0.75 2 17 -2.25 16.00 76.00 -3.00 89.875 1999 813 813 163


