
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 76747 680 680 188

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 10.52 12.77 7.33 12.83 11.92 9.85 5.55 7.67 3.63 9.74 10.86 7.02 38.63 43.21 27.83 193.529 171.826 173.864 215.248
İl Ortalaması 11.24 11.51 8.37 13.70 11.38 10.85 5.79 6.72 4.11 9.84 10.30 7.26 40.57 39.91 30.59 202.761 176.634 183.974 228.795

Okul Ortalaması 11.41 11.98 8.42 13.76 11.73 10.82 4.53 7.03 2.78 9.18 10.95 6.44 38.88 41.69 28.46 195.645 162.300 175.450 228.960

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 30 - EVRİM DOĞUHAN 9 / D 17 9 14.75 18 11 15.25 11 8 9.00 15 7 13.25 61.00 35.00 52.25 275.275 248.963 258.938 300.500 221 109 109 1
2 57 - MELİKE DELLAL 9 / E 13 11 10.25 17 12 14.00 11 4 10.00 17 7 15.25 58.00 34.00 49.50 266.275 268.913 235.662 262.263 292 125 125 2
3 257 - UMUT ELEROĞLU 9 / C 15 10 12.50 22 6 20.50 2 0 2.00 16 10 13.50 55.00 26.00 48.50 263.450 204.075 197.425 320.450 314 130 130 3
4 132 - YUNUS EMRE ÇELEBİ 9 / B 15 9 12.75 20 8 18.00 6 6 4.50 15 11 12.25 56.00 34.00 47.50 259.775 212.387 215.713 305.488 349 140 140 4
5 47 - ÖMER ERDİ UÇAR 9 / D 14 11 11.25 22 7 20.25 7 16 3.00 15 10 12.50 58.00 44.00 47.00 258.375 204.075 195.762 310.475 359 142 142 5
6 137 - DURDANE AK 9 / B 18 10 15.50 16 14 12.50 8 6 6.50 15 10 12.50 57.00 40.00 47.00 257.600 227.350 247.300 287.200 370 147 147 6
7 99 - SERENSU KAHRAMAN 9 / E 17 9 14.75 17 8 15.00 12 9 9.75 10 16 6.00 56.00 42.00 45.50 252.250 205.738 263.925 298.837 407 154 154 7
8 181 - SUDEN GENÇ 9 / A 19 9 16.75 21 6 19.50 5 10 2.50 10 15 6.25 55.00 40.00 45.00 251.075 159.188 229.013 342.062 419 158 158 8
9 27 - ULAŞ GÖK 9 / D 13 12 10.00 20 9 17.75 12 7 10.25 11 16 7.00 56.00 44.00 45.00 250.975 215.713 235.662 285.538 423 159 159 9

10 775 - GÖKSU DENİZ 9 / E 15 14 11.50 15 14 11.50 16 5 14.75 10 11 7.25 56.00 44.00 45.00 250.375 247.300 275.562 253.950 430 161 161 10
11 248 - YUSUF GÜL 9 / C 12 11 9.25 22 5 20.75 7 6 5.50 11 8 9.00 52.00 30.00 44.50 249.825 197.425 199.088 300.500 433 162 162 11
12 0 - BURCU NİSA GÜLEN 9 / D 16 12 13.00 19 11 16.25 4 10 1.50 16 10 13.50 55.00 43.00 44.25 249.000 200.750 197.425 295.513 440 163 163 12
13 14 - BERAT GÜL 9 / D 15 11 12.25 18 12 15.00 14 7 12.25 9 17 4.75 56.00 47.00 44.25 248.000 214.050 263.925 282.212 449 165 165 13
14 48 - BESTAMİ EKİCİ 9 / D 12 8 10.00 22 4 21.00 6 16 2.00 13 9 10.75 53.00 37.00 43.75 247.550 185.788 180.800 307.150 452 166 166 14
15 227 - GÜL SİNEM GÖK 9 / A 15 11 12.25 20 8 18.00 5 7 3.25 12 7 10.25 52.00 33.00 43.75 247.200 190.775 204.075 302.163 454 167 167 15
16 20 - NEHİR YEŞİLTAŞ 9 / D 15 9 12.75 19 9 16.75 7 13 3.75 13 11 10.25 54.00 42.00 43.50 246.250 194.100 210.725 297.175 458 168 168 16
17 706 - İLAYDA BÖREKOĞLU 9 / F 16 6 14.50 20 8 18.00 4 6 2.50 10 8 8.00 50.00 28.00 43.00 244.500 170.825 214.050 317.125 474 169 169 17
18 192 - ÖMER OĞUZ 9 / A 15 14 11.50 16 14 12.50 8 7 6.25 15 11 12.25 54.00 46.00 42.50 242.725 224.025 219.038 260.600 490 172 172 18
19 176 - BİLAL DURAN 9 / B 15 4 14.00 16 8 14.00 6 6 4.50 11 5 9.75 48.00 23.00 42.25 241.800 195.762 224.025 287.200 496 173 173 19
20 210 - 9 / A 14 12 11.00 23 7 21.25 4 2 3.50 9 11 6.25 50.00 32.00 42.00 241.350 165.838 197.425 315.462 499 174 174 20
21 98 - ASYA DENİZ 9 / E 14 11 11.25 21 9 18.75 7 8 5.00 10 14 6.50 52.00 42.00 41.50 239.475 177.475 209.062 300.500 513 176 176 21
22 22 - SÜMEYYE KUŞDEMİR 9 / D 12 12 9.00 14 14 10.50 10 6 8.50 16 10 13.50 52.00 42.00 41.50 239.350 247.300 217.375 230.675 514 177 177 22
23 110 - ESMA NACAR 9 / B 17 11 14.25 18 10 15.50 1 4 0.00 13 6 11.50 49.00 31.00 41.25 238.825 177.475 195.762 298.837 519 179 179 23
24 3 - EDA İNANÇ 9 / D 16 11 13.25 18 11 15.25 3 6 1.50 15 15 11.25 52.00 43.00 41.25 238.775 185.788 199.088 290.525 520 180 180 24
25 190 - PELİN TOKSOY 9 / A 15 10 12.50 19 11 16.25 3 2 2.50 12 8 10.00 49.00 31.00 41.25 238.750 184.125 200.750 292.188 522 181 181 25
26 54 - SUDE KUZU 9 / E 17 10 14.50 16 13 12.75 12 9 9.75 8 15 4.25 53.00 47.00 41.25 237.825 194.100 262.263 282.212 535 183 183 26
27 147 - MELİSA EYVAZ 9 / B 16 10 13.50 17 11 14.25 3 1 2.75 12 7 10.25 48.00 29.00 40.75 236.925 187.450 209.062 285.538 542 185 185 27
28 211 - ERAY TOPRAK 9 / A 12 15 8.25 15 14 11.50 10 6 8.50 15 10 12.50 52.00 45.00 40.75 236.875 240.650 212.387 232.338 543 186 186 28
29 752 - MERVE ŞANLI 9 / F 14 14 10.50 17 13 13.75 3 8 1.00 17 7 15.25 51.00 42.00 40.50 236.550 209.062 177.475 262.263 545 187 187 29
30 296 - ALİ BÜLBÜL 9 / C 11 8 9.00 23 5 21.75 6 4 5.00 8 13 4.75 48.00 30.00 40.50 236.300 165.838 194.100 305.488 548 189 189 30
31 166 - G*ZEM CANLI 9 / B 16 11 13.25 18 10 15.50 5 4 4.00 11 13 7.75 50.00 38.00 40.50 235.975 179.137 215.713 292.188 552 190 190 31
32 86 - AZRA KARACA 9 / E 15 7 13.25 9 15 5.25 14 4 13.00 12 11 9.25 50.00 37.00 40.75 235.925 248.963 275.562 224.025 553 191 191 32
33 8631 - NİSANR TEMİZKAN 9 / A 16 10 13.50 19 10 16.50 3 11 0.25 13 13 9.75 51.00 44.00 40.00 234.625 167.500 192.438 300.500 559 193 193 33
34 182 - EFE ÖZÜREN 9 / A 16 12 13.00 14 15 10.25 6 13 2.75 17 12 14.00 53.00 52.00 40.00 234.425 212.387 205.738 255.613 562 194 194 34
35 267 - SÜLEYMAN SOYLU 9 / C 11 11 8.25 23 5 21.75 7 3 6.25 7 14 3.50 48.00 33.00 39.75 233.700 165.838 197.425 300.500 570 196 196 35
36 152 - DİDEM UĞURLU 9 / B 15 5 13.75 13 5 11.75 5 0 5.00 10 4 9.00 43.00 14.00 39.50 232.425 194.100 225.688 270.575 585 201 201 36
37 69 - TUANA AVCI 9 / E 14 8 12.00 13 14 9.50 13 5 11.75 9 11 6.25 49.00 38.00 39.50 231.925 220.700 258.938 243.975 588 202 202 37
38 203 - NİSANUR BALIK 9 / A 13 11 10.25 16 7 14.25 6 3 5.25 11 8 9.00 46.00 29.00 38.75 230.200 195.762 204.075 263.925 600 206 206 38
39 215 - ENES IŞIK 9 / A 10 12 7.00 16 12 13.00 5 8 3.00 17 6 15.50 48.00 38.00 38.50 229.900 224.025 167.500 234.000 603 207 207 39
40 242 - RÜMEYSA KAPLANKIR 9 / C 15 15 11.25 19 11 16.25 5 13 1.75 13 15 9.25 52.00 54.00 38.50 229.600 174.150 187.450 283.875 611 209 209 40
41 274 - RANA SULTAN GÜL 9 / C 12 9 9.75 18 11 15.25 5 6 3.50 13 12 10.00 48.00 38.00 38.50 229.575 190.775 189.113 267.250 612 210 210 41
42 41 - MUNİSE ATEŞ 9 / D 10 16 6.00 22 8 20.00 7 5 5.75 10 14 6.50 49.00 43.00 38.25 228.875 182.463 179.137 273.900 616 213 213 42
43 764 - CENNET TUTMAZ 9 / F 15 10 12.50 13 15 9.25 6 7 4.25 14 8 12.00 48.00 40.00 38.00 227.525 209.062 212.387 245.638 625 219 219 43
44 123 - RAVZA AKÇAY 9 / B 14 13 10.75 15 12 12.00 3 5 1.75 15 7 13.25 47.00 37.00 37.75 227.100 200.750 184.125 252.287 627 220 220 44
45 89 - BELİNAY ÇETİN 9 / E 15 13 11.75 15 15 11.25 10 15 6.25 11 14 7.50 51.00 57.00 36.75 223.150 192.438 220.700 253.950 655 228 228 45
46 287 - ALP ARIKAN 9 / C 11 11 8.25 18 8 16.00 7 4 6.00 10 15 6.25 46.00 38.00 36.50 222.675 182.463 195.762 262.263 661 230 230 46
47 53 - MUSTAFA ANIL DEDE 9 / E 14 11 11.25 20 10 17.50 7 17 2.75 9 17 4.75 50.00 55.00 36.25 221.850 150.875 194.100 292.188 665 231 231 47
48 243 - ECRİN TAŞDEMİR 9 / C 14 13 10.75 19 8 17.00 3 4 2.00 8 8 6.00 44.00 33.00 35.75 220.275 154.200 185.788 285.538 673 234 234 48
49 76 - BESTAMİ MORCA 9 / E 13 11 10.25 18 6 16.50 6 4 5.00 7 12 4.00 44.00 33.00 35.75 220.025 160.850 202.413 278.888 676 236 236 49
50 74 - KUMSAL ÇELEBİ 9 / E 14 7 12.25 6 14 2.50 13 4 12.00 12 11 9.25 45.00 36.00 36.00 219.975 242.312 262.263 199.088 677 237 237 50
51 65 - SUDENUR SÖNMEZ 9 / E 18 8 16.00 14 15 10.25 7 3 6.25 7 15 3.25 46.00 41.00 35.75 219.325 164.175 248.963 275.562 684 241 241 51
52 10 - ELA MACİT 9 / D 15 12 12.00 14 15 10.25 6 6 4.50 12 13 8.75 47.00 46.00 35.50 219.050 189.113 210.725 248.963 688 242 242 52
53 49 - EBRAR SENA ATCI 9 / E 4 11 1.25 15 7 13.25 12 1 11.75 12 12 9.00 43.00 31.00 35.25 218.550 238.988 187.450 197.425 693 243 243 53
54 177 - EYMEN ÜSTÜN 9 / A 12 7 10.25 18 5 16.75 2 6 0.50 9 6 7.50 41.00 24.00 35.00 217.925 154.200 172.488 280.550 698 245 245 54
55 707 - AYŞENUR ÇEKİÇ 9 / F 12 10 9.50 14 9 11.75 5 5 3.75 13 12 10.00 44.00 36.00 35.00 217.675 192.438 189.113 242.312 700 247 247 55
56 9863 - AHMET HAKAN TUFAN 9 / F 15 7 13.25 17 9 14.75 6 8 4.00 6 13 2.75 44.00 37.00 34.75 216.425 145.887 215.713 287.200 704 248 248 56
57 219 - TÜRKAN HELLİ 9 / A 13 13 9.75 20 6 18.50 0 0 0.00 8 7 6.25 41.00 26.00 34.50 216.325 142.562 165.838 288.863 705 249 249 57
58 730 - ELİF NAZ KILINÇ 9 / F 14 13 10.75 15 13 11.75 2 8 0.00 15 13 11.75 46.00 47.00 34.25 215.375 179.137 172.488 250.625 713 252 252 58
59 295 - MUHAMMED YILMAZ 9 / C 14 8 12.00 17 11 14.25 2 8 0.00 9 4 8.00 42.00 31.00 34.25 215.250 154.200 180.800 275.562 714 253 253 59
60 106 - EFE CAN YILDIRIM 9 / A 12 11 9.25 14 11 11.25 4 6 2.50 13 8 11.00 43.00 36.00 34.00 214.425 190.775 179.137 237.325 722 257 257 60
61 60 - MELİKE SEÇER 9 / E 15 13 11.75 15 15 11.25 7 13 3.75 11 15 7.25 48.00 56.00 34.00 214.050 174.150 204.075 253.950 726 259 259 61
62 120 - NECATİ KONAR 9 / B 12 12 9.00 17 9 14.75 2 6 0.50 12 10 9.50 43.00 37.00 33.75 213.800 167.500 164.175 258.938 730 261 261 62
63 293 - SIDIKA TARIM 9 / C 11 11 8.25 16 8 14.00 5 7 3.25 11 11 8.25 43.00 37.00 33.75 213.600 177.475 177.475 248.963 733 263 263 63
64 9018 - YAVUZ SELİM ÇAT 9 / A 14 9 11.75 13 7 11.25 4 4 3.00 10 9 7.75 41.00 29.00 33.75 213.275 172.488 199.088 253.950 738 265 265 64
65 286 - EMİR SEFA ŞEKER 9 / C 9 16 5.00 19 10 16.50 7 3 6.25 9 13 5.75 44.00 42.00 33.50 212.775 180.800 175.812 243.975 744 267 267 65
66 116 - ŞEVVAL KARAGÜL 9 / B 15 11 12.25 15 10 12.50 5 7 3.25 9 14 5.50 44.00 42.00 33.50 212.350 159.188 204.075 265.587 749 269 269 66
67 71 - SELCAN YÜKSEKKAYA 9 / E 17 8 15.00 12 9 9.75 4 8 2.00 8 5 6.75 41.00 30.00 33.50 212.200 159.188 214.050 265.587 750 270 270 67
68 21 - GAZİ TÜRKOĞLU 9 / D 9 17 4.75 20 9 17.75 4 13 0.75 13 13 9.75 46.00 52.00 33.00 211.650 170.825 137.575 250.625 755 272 272 68
69 40 - SEFA BOZKURT 9 / D 11 12 8.00 17 11 14.25 6 12 3.00 11 13 7.75 45.00 48.00 33.00 211.100 172.488 174.150 248.963 759 273 273 69
70 34 - FATIMA OLGUN 9 / D 11 13 7.75 12 13 8.75 6 9 3.75 14 5 12.75 43.00 40.00 33.00 211.050 210.725 177.475 210.725 760 274 274 70
71 596 - HAMZA YALÇIN 9 / A 10 11 7.25 19 8 17.00 5 9 2.75 9 14 5.50 43.00 42.00 32.50 209.500 155.863 167.500 262.263 766 275 275 71
72 17 - EDA NUR YİĞİT 9 / D 13 11 10.25 17 7 15.25 3 10 0.50 10 14 6.50 43.00 42.00 32.50 209.425 147.550 172.488 270.575 767 276 276 72
73 241 - ŞEVVAL GÖKKAN 9 / C 12 13 8.75 16 11 13.25 3 4 2.00 11 11 8.25 42.00 39.00 32.25 208.575 169.163 172.488 247.300 770 278 278 73
74 144 - YAĞMUR ARSLANKURT 9 / C 12 7 10.25 16 8 14.00 4 5 2.75 7 7 5.25 39.00 27.00 32.25 208.350 154.200 187.450 262.263 771 279 279 74
75 183 - MUSTAFA KALKAN 9 / A 9 4 8.00 15 12 12.00 9 8 7.00 8 11 5.25 41.00 35.00 32.25 208.150 182.463 200.750 234.000 774 282 282 75
76 220 - HURİYE SARIOĞLAN 9 / A 16 11 13.25 13 12 10.00 5 9 2.75 10 15 6.25 44.00 47.00 32.25 208.050 160.850 207.400 255.613 775 283 283 76
77 133 - ECRİN KARATOSUN 9 / B 11 12 8.00 11 11 8.25 10 4 9.00 9 9 6.75 41.00 36.00 32.00 207.100 205.738 214.050 209.062 783 285 285 77
78 75 - AHMET AKKOYUN 9 / E 11 12 8.00 9 18 4.50 8 12 5.00 16 7 14.25 44.00 49.00 31.75 206.650 229.013 187.450 184.125 786 286 286 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 76747 680 680 188

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 10.52 12.77 7.33 12.83 11.92 9.85 5.55 7.67 3.63 9.74 10.86 7.02 38.63 43.21 27.83 193.529 171.826 173.864 215.248
İl Ortalaması 11.24 11.51 8.37 13.70 11.38 10.85 5.79 6.72 4.11 9.84 10.30 7.26 40.57 39.91 30.59 202.761 176.634 183.974 228.795

Okul Ortalaması 11.41 11.98 8.42 13.76 11.73 10.82 4.53 7.03 2.78 9.18 10.95 6.44 38.88 41.69 28.46 195.645 162.300 175.450 228.960

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

79 13 - CEREN MAT 9 / D 12 11 9.25 16 13 12.75 6 8 4.00 9 13 5.75 43.00 45.00 31.75 206.625 165.838 189.113 247.300 787 287 287 79
80 191 - İSMAİL DEMİREL 9 / A 14 16 10.00 17 13 13.75 4 20 -1.00 13 17 8.75 48.00 66.00 31.50 206.200 152.537 160.850 258.938 789 289 289 80
81 122 - EYLÜL KARACA 9 / B 12 17 7.75 14 15 10.25 3 7 1.25 14 7 12.25 43.00 46.00 31.50 206.200 190.775 160.850 220.700 789 289 289 80
82 224 - MİYASE ÇÖRTÜK 9 / A 11 11 8.25 17 11 14.25 3 8 1.00 10 8 8.00 41.00 38.00 31.50 206.175 160.850 162.512 250.625 791 291 291 82
83 8600 - AYSİMA HATİPOĞLU 9 / F 12 9 9.75 17 10 14.50 1 3 0.25 9 10 6.50 39.00 32.00 31.00 204.400 145.887 167.500 262.263 807 299 299 83
84 314 - GÜMÜŞ SIRÇA 9 / D 10 18 5.50 15 15 11.25 8 8 6.00 10 7 8.25 43.00 48.00 31.00 204.250 195.762 177.475 212.387 808 300 300 84
85 187 - HATİCE AĞYAR 9 / A 12 14 8.50 19 9 16.75 0 0 0.00 8 10 5.50 39.00 33.00 30.75 203.700 137.575 157.525 268.913 811 302 302 85
86 16 - KUTAY K* DAN 9 / D 8 18 3.50 20 9 17.75 4 13 0.75 12 14 8.50 44.00 54.00 30.50 203.275 162.512 129.262 242.312 813 303 303 86
87 109 - FATMA AL TINTAŞ 9 / B 10 15 6.25 18 9 15.75 5 12 2.00 10 14 6.50 43.00 50.00 30.50 202.875 157.525 155.863 247.300 816 304 304 87
88 23 - İLKER KANALAN 9 / D 12 11 9.25 17 12 14.00 4 18 -0.50 11 13 7.75 44.00 54.00 30.50 202.825 149.213 159.188 255.613 817 305 305 88
89 200 - DİCLE ÇELİK 9 / A 14 13 10.75 14 11 11.25 8 12 5.00 8 18 3.50 44.00 54.00 30.50 202.125 157.525 205.738 247.300 823 308 308 89
90 19 - HALİL YÜKSEL 9 / D 10 8 8.00 12 12 9.00 9 7 7.25 8 8 6.00 39.00 35.00 30.25 201.325 189.113 202.413 214.050 827 311 311 90
91 277 - GÜLBAHAR ESMER 9 / C 13 10 10.50 18 11 15.25 0 1 -0.25 8 14 4.50 39.00 36.00 30.00 200.975 129.262 169.163 272.238 830 313 313 91
92 9001 - MURAT AYDEMİR 9 / B 12 17 7.75 19 10 16.50 4 11 1.25 9 19 4.25 44.00 57.00 29.75 200.250 137.575 160.850 262.263 833 314 314 92
93 92 - HATİCE NUR DURAN 9 / E 11 12 8.00 17 10 14.50 4 6 2.50 8 13 4.75 40.00 41.00 29.75 200.100 149.213 170.825 250.625 834 315 315 93
94 285 - ALEYNA ALKAN 9 / C 11 16 7.00 18 9 15.75 1 5 -0.25 9 8 7.00 39.00 38.00 29.50 199.625 145.887 145.887 252.287 841 318 318 94
95 148 - ZEYNEP ÇAKIR 9 / B 14 7 12.25 11 9 8.75 5 6 3.50 8 11 5.25 38.00 33.00 29.75 199.575 159.188 205.738 240.650 843 320 320 95
96 280 - DİLARA BEKŞEN 9 / C 10 13 6.75 12 14 8.50 4 2 3.50 13 10 10.50 39.00 39.00 29.25 198.425 194.100 169.163 202.413 857 323 323 96
97 251 - YAĞMUR PALTA 9 / C 10 10 7.50 16 9 13.75 2 7 0.25 10 10 7.50 38.00 36.00 29.00 197.825 152.537 152.537 242.312 862 325 325 97
98 24 - GÖKCE NUR GÜVEN 9 / D 6 2 5.50 13 7 11.25 5 3 4.25 10 8 8.00 34.00 20.00 29.00 197.625 182.463 165.838 212.387 865 326 326 98
99 281 - FATMA KAYA 9 / C 12 14 8.50 15 15 11.25 3 6 1.50 11 13 7.75 41.00 48.00 29.00 197.600 162.512 167.500 232.338 867 327 327 99

100 126 - BATIN KIZILGEÇİ 9 / B 13 16 9.00 17 13 13.75 5 15 1.25 10 20 5.00 45.00 64.00 29.00 197.575 142.562 169.163 252.287 868 328 328 100
101 209 - SİNEM AKDOĞANN 9 / A 12 14 8.50 14 14 10.50 3 4 2.00 11 12 8.00 40.00 44.00 29.00 197.550 167.500 170.825 227.350 869 329 329 101
102 0 - ALEYNA GÜLER 0 / 0 14 11 11.25 15 14 11.50 2 12 -1.00 11 16 7.00 42.00 53.00 28.75 196.725 140.900 169.163 252.287 873 330 330 102
103 5599 - MUZAFFER YÜKSEL 9 / F 7 17 2.75 19 11 16.25 5 8 3.00 11 18 6.50 42.00 54.00 28.50 196.325 164.175 139.238 227.350 880 333 333 103
104 762 - YAREN SEYİDOĞLU 9 / F 12 7 10.25 16 7 14.25 0 2 -0.50 7 10 4.50 35.00 26.00 28.50 195.925 127.600 165.838 263.925 882 334 334 104
105 146 - GÜLAY KİBAR 9 / B 10 15 6.25 15 14 11.50 3 4 2.00 11 10 8.50 39.00 43.00 28.25 195.225 170.825 155.863 219.038 887 337 337 105
106 288 - MELİS ÜNAL 9 / C 13 15 9.25 16 11 13.25 0 2 -0.50 9 11 6.25 38.00 39.00 28.25 195.175 139.238 159.188 250.625 889 339 339 106
107 188 - RASİM ERGÜL 9 / A 11 11 8.25 19 10 16.50 1 4 0.00 7 15 3.25 38.00 40.00 28.00 194.375 122.612 155.863 265.587 896 342 342 107
108 786 - MÜNİRE YAŞAR 9 / F 12 10 9.50 13 11 10.25 2 0 2.00 8 7 6.25 35.00 28.00 28.00 194.050 155.863 177.475 232.338 899 344 344 108
109 91 - BEKİR GEVHER 9 / E 11 13 7.75 14 14 10.50 7 12 4.00 9 13 5.75 41.00 52.00 28.00 194.025 165.838 179.137 222.363 900 345 345 109
110 733 - YUSUF YILDIRIM 9 / F 7 11 4.25 18 10 15.50 5 8 3.00 7 8 5.00 37.00 37.00 27.75 193.625 154.200 149.213 232.338 901 346 346 110
111 160 - NEVA NUR ÖZKAN 9 / B 13 10 10.50 13 12 10.00 4 14 0.50 9 9 6.75 39.00 45.00 27.75 193.250 149.213 174.150 237.325 905 349 349 111
112 199 - YUSUF TURAL 9 / A 12 15 8.25 15 14 11.50 4 14 0.50 11 15 7.25 42.00 58.00 27.50 192.625 152.537 159.188 232.338 908 350 350 112
113 84 - EMİRHAN GÜL 9 / E 11 14 7.50 12 17 7.75 5 14 1.50 13 9 10.75 41.00 54.00 27.50 192.600 182.463 160.850 202.413 911 351 351 113
114 158 - AYŞE G 9 / B 12 12 9.00 17 10 14.50 1 1 0.75 6 11 3.25 36.00 34.00 27.50 192.525 127.600 165.838 257.275 912 352 352 114
115 58 - BERAT GÖKÇE 9 / E 15 6 13.50 7 17 2.75 6 5 4.75 9 9 6.75 37.00 37.00 27.75 192.525 177.475 222.363 209.062 912 352 352 114
116 161 - YİĞİT AKDOĞAN 9 / B 16 12 13.00 10 11 7.25 5 11 2.25 9 17 4.75 40.00 51.00 27.25 191.125 147.550 202.413 235.662 928 360 360 116
117 175 - ÖMÜR AŞAN 9 / B 9 13 5.75 17 10 14.50 5 9 2.75 7 12 4.00 38.00 44.00 27.00 190.950 145.887 157.525 235.662 930 362 362 117
118 37 - ALI YILDIRIM 9 / D 11 11 8.25 14 6 12.50 3 11 0.25 8 8 6.00 36.00 36.00 27.00 190.950 142.562 157.525 238.988 930 362 362 117
119 73 - ENES BOZKALE 9 / E 5 17 0.75 13 13 9.75 9 1 8.75 10 9 7.75 37.00 40.00 27.00 190.850 210.725 164.175 170.825 932 364 364 119
120 7 - GÜRCÜ ÇELER 9 / D 12 16 8.00 10 17 5.75 3 10 0.50 15 10 12.50 40.00 53.00 26.75 190.100 187.450 157.525 192.438 939 367 367 120
121 282 - OSMAN ÖZEL 9 / C 12 13 8.75 13 14 9.50 3 3 2.25 8 9 5.75 36.00 39.00 26.25 188.150 154.200 174.150 222.363 950 372 372 121
122 64 - GÖKÇE TEMEL 9 / E 13 12 10.00 12 15 8.25 7 9 4.75 7 15 3.25 39.00 51.00 26.25 187.775 154.200 199.088 222.363 954 373 373 122
123 129 - MUHSİNN 9 / C 13 16 9.00 13 16 9.00 4 11 1.25 9 12 6.00 39.00 55.00 25.25 184.825 149.213 169.163 220.700 971 382 382 123
124 0 - ÖZLEM ON* 9 / A 13 11 10.25 11 18 6.50 0 0 0.00 11 11 8.25 35.00 40.00 25.00 183.975 155.863 169.163 212.387 977 388 388 124
125 87 - FATMANUR ÇİLEK 9 / E 11 13 7.75 13 15 9.25 7 10 4.50 7 14 3.50 38.00 52.00 25.00 183.775 154.200 182.463 214.050 978 389 389 125
126 0 - DAMLA PALTA 9 / B 14 13 10.75 12 17 7.75 7 10 4.50 6 17 1.75 39.00 57.00 24.75 182.625 142.562 202.413 224.025 986 391 391 126
127 29 - GÖKÇE TABAKOĞLU 9 / D 9 11 6.25 12 11 9.25 0 2 -0.50 10 3 9.25 31.00 27.00 24.25 181.875 159.188 139.238 204.075 992 393 393 127
128 18 - HAFIZ AS *N 9 / D 10 13 6.75 12 5 10.75 2 9 -0.25 9 9 6.75 33.00 36.00 24.00 180.950 144.225 144.225 217.375 996 396 396 128
129 165 - NEHİR ÖZER 9 / B 9 14 5.50 13 14 9.50 7 5 5.75 6 13 2.75 35.00 46.00 23.50 178.775 157.525 175.812 200.750 1006 402 402 129
130 102 - METİN AVCI 9 / E 11 4 10.00 10 13 6.75 5 7 3.25 5 6 3.50 31.00 30.00 23.50 178.575 145.887 189.113 212.387 1009 405 405 130
131 785 - FATMAGÜL PAMUK 9 / F 11 8 9.00 10 11 7.25 1 5 -0.25 9 7 7.25 31.00 31.00 23.25 178.175 147.550 159.188 209.062 1010 406 406 131
132 80 - İSMAİL ÇALIŞIR 9 / C 9 5 7.75 13 5 11.75 0 0 0.00 5 6 3.50 27.00 16.00 23.00 177.425 124.275 152.537 230.675 1016 410 410 132
133 234 - ELİF NİSA 9 / A 10 10 7.50 10 7 8.25 3 6 1.50 7 5 5.75 30.00 28.00 23.00 177.300 149.213 160.850 205.738 1018 412 412 133
134 63 - YAĞMUR DEMİREL 9 / E 11 14 7.50 13 15 9.25 2 1 1.75 7 10 4.50 33.00 40.00 23.00 177.275 142.562 162.512 212.387 1020 413 413 134
135 3537 - SİMAY 9 / D 10 16 6.00 14 11 11.25 0 8 -2.00 9 6 7.50 33.00 41.00 22.75 176.950 137.575 127.600 215.713 1023 415 415 135
136 26 - HASAN EREN 9 / C 11 16 7.00 9 19 4.25 10 16 6.00 10 17 5.75 40.00 68.00 23.00 176.900 179.137 187.450 175.812 1024 416 416 136
137 139 - EMİNE KESKİN 9 / B 16 8 14.00 9 11 6.25 1 7 -0.75 6 10 3.50 32.00 36.00 23.00 176.875 119.287 189.113 235.662 1025 417 417 137
138 776 - BERKAY TOK 9 / F 12 13 8.75 16 12 13.00 1 1 0.75 0 0 0.00 29.00 26.00 22.50 175.550 105.987 164.175 245.638 1034 422 422 138
139 173 - CANAN OKATAN 9 / B 9 8 7.00 9 7 7.25 3 6 1.50 8 6 6.50 29.00 27.00 22.25 174.800 154.200 157.525 195.762 1037 424 424 139
140 254 - YUNUS KILIÇ 9 / C 11 12 8.00 11 14 7.50 3 2 2.50 5 6 3.50 30.00 34.00 21.50 172.050 140.900 170.825 204.075 1050 430 430 140
141 96 - MUSTAFA KILINÇ 9 / E 11 16 7.00 8 21 2.75 4 1 3.75 11 13 7.75 34.00 51.00 21.25 171.175 177.475 172.488 165.838 1059 434 434 141
142 237 - BESTAMİ BOZKURT 9 / E 8 15 4.25 5 8 3.00 5 6 3.50 12 8 10.00 30.00 37.00 20.75 169.775 190.775 152.537 149.213 1070 443 443 142
143 44 - BİLGİNSU GÜL 9 / D 10 13 6.75 9 10 6.50 4 10 1.50 9 12 6.00 32.00 45.00 20.75 169.725 150.875 155.863 189.113 1072 444 444 143
144 769 - ASLI CEYLAN 9 / F 13 11 10.25 13 10 10.50 3 10 0.50 3 14 -0.50 32.00 45.00 20.75 169.475 101.000 172.488 238.988 1075 447 447 144
145 169 - SEFA AY 9 / B 7 11 4.25 16 14 12.50 3 10 0.50 6 11 3.25 32.00 46.00 20.50 169.225 125.938 132.588 212.387 1076 448 448 145
146 115 - EREN ER 9 / B 16 14 12.50 11 19 6.25 3 7 1.25 1 1 0.75 31.00 41.00 20.75 169.175 114.300 192.438 225.688 1078 449 449 146
147 283 - ELA İPEK 9 / C 15 8 13.00 5 13 1.75 4 7 2.25 6 9 3.75 30.00 37.00 20.75 169.025 140.900 202.413 199.088 1079 450 450 147
148 134 - TALHA EMİR CAN 9 / E 9 15 5.25 7 19 2.25 7 5 5.75 10 11 7.25 33.00 50.00 20.50 168.600 187.450 174.150 150.875 1080 451 451 148
149 25 - BEREN KAPLANKIRAN 9 / D 11 19 6.25 9 20 4.00 4 8 2.00 11 12 8.00 35.00 59.00 20.25 168.025 167.500 155.863 169.163 1086 454 454 149
150 135 - ATAKANSDURAN 9 / B 5 23 -0.75 14 14 10.50 5 5 3.75 11 18 6.50 35.00 60.00 20.00 167.700 169.163 120.950 165.838 1091 457 457 150
151 271 - SUDE TÜRKOĞLU 9 / C 13 12 10.00 9 12 6.00 5 6 3.50 4 13 0.75 31.00 43.00 20.25 167.500 129.262 190.775 207.400 1092 458 458 151
152 156 - MURAT DURMAZ 9 / B 9 10 6.50 13 15 9.25 3 9 0.75 4 4 3.00 29.00 38.00 19.50 165.575 125.938 149.213 205.738 1109 468 468 152
153 297 - ARDA ÖZKAYAR 9 / C 5 16 1.00 11 12 8.00 4 2 3.50 9 10 6.50 29.00 40.00 19.00 164.150 167.500 130.925 160.850 1118 473 473 153
154 250 - NİSA YARDIMCI 9 / C 14 9 11.75 8 19 3.25 3 3 2.25 5 12 2.00 30.00 43.00 19.25 164.050 129.262 194.100 200.750 1120 475 475 154
155 46 - FATIMANUR MUN 9 / D 10 16 6.00 10 16 6.00 5 11 2.25 9 17 4.75 34.00 60.00 19.00 163.775 147.550 155.863 180.800 1123 477 477 155
156 198 - BERRA AYGÜL 9 / A 10 10 7.50 9 11 6.25 1 1 0.75 6 6 4.50 26.00 28.00 19.00 163.775 135.912 155.863 192.438 1123 477 477 155



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen 9.Sınıf Deneme Sınavı-2 76747 680 680 188

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 10.52 12.77 7.33 12.83 11.92 9.85 5.55 7.67 3.63 9.74 10.86 7.02 38.63 43.21 27.83 193.529 171.826 173.864 215.248
İl Ortalaması 11.24 11.51 8.37 13.70 11.38 10.85 5.79 6.72 4.11 9.84 10.30 7.26 40.57 39.91 30.59 202.761 176.634 183.974 228.795

Okul Ortalaması 11.41 11.98 8.42 13.76 11.73 10.82 4.53 7.03 2.78 9.18 10.95 6.44 38.88 41.69 28.46 195.645 162.300 175.450 228.960

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

157 8825 - HALİME NUR OĞUZ 9 / F 12 16 8.00 13 15 9.25 3 9 0.75 5 19 0.25 33.00 59.00 18.25 161.175 107.650 159.188 215.713 1133 481 481 157
158 62 - EBRAR GÜRAKAN 9 / C 6 16 2.00 10 14 6.50 4 4 3.00 8 6 6.50 28.00 40.00 18.00 160.700 164.175 134.250 157.525 1140 485 485 158
159 11 - LİVA AKPINAR 9 / D 11 15 7.25 9 18 4.50 0 6 -1.50 9 7 7.25 29.00 46.00 17.50 158.925 139.238 139.238 179.137 1148 491 491 159
160 157 - DİLEK TEMİR 9 / B 11 15 7.25 8 21 2.75 3 5 1.75 10 17 5.75 32.00 58.00 17.50 158.600 150.875 160.850 167.500 1152 495 495 160
161 174 - ATİLLA TÜRKER 9 / B 4 22 -1.50 12 18 7.50 4 6 2.50 11 13 7.75 31.00 59.00 16.25 155.150 169.163 107.650 140.900 1169 504 504 161
162 9083 - BORA ÇETİN 9 / A 1 3 0.25 11 2 10.50 1 1 0.75 5 2 4.50 18.00 8.00 16.00 154.300 135.912 107.650 172.488 1178 506 506 162
163 223 - UTKU EYVAZ 9 / E 6 8 4.00 6 9 3.75 3 1 2.75 8 10 5.50 23.00 28.00 16.00 153.725 155.863 145.887 152.537 1183 509 509 163
164 2299 - AYŞE ÖZKAN 9 / A 8 16 4.00 10 15 6.25 2 8 0.00 8 11 5.25 28.00 50.00 15.50 152.300 135.912 127.600 169.163 1195 516 516 164
165 256 - EYLÜL ÇOPUR 9 / C 8 15 4.25 10 16 6.00 1 10 -1.50 10 14 6.50 29.00 55.00 15.25 151.575 134.250 119.287 169.163 1199 518 518 165
166 749 - NAZLI AKDEMİR 9 / F 8 14 4.50 9 16 5.00 2 7 0.25 8 10 5.50 27.00 47.00 15.25 151.375 139.238 132.588 164.175 1200 519 519 166
167 204 - TUANA AYDOĞAN 9 / A 7 21 1.75 12 18 7.50 4 18 -0.50 10 15 6.25 33.00 72.00 15.00 150.875 139.238 109.312 162.512 1204 521 521 167
168 9395 - DENİZ TEKTAŞ 9 / F 8 17 3.75 14 13 10.75 2 13 -1.25 5 17 0.75 29.00 60.00 14.00 147.350 97.675 117.625 197.425 1219 529 529 168
169 0 - YİGİT 9 / 0 11 16 7.00 6 10 3.50 3 9 0.75 4 6 2.50 24.00 41.00 13.75 145.975 122.612 152.537 170.825 1228 533 533 169
170 221 - AYŞEGÜL DOĞANAY 9 / A 10 12 7.00 12 15 8.25 6 8 4.00 1 26 -5.50 29.00 61.00 13.75 145.650 91.025 174.150 202.413 1231 535 535 170
171 796 - MELEK ÖZKUL 9 / F 8 8 6.00 6 11 3.25 0 0 0.00 6 7 4.25 20.00 26.00 13.50 145.300 129.262 140.900 162.512 1234 537 537 171
172 757 - DOĞA EROĞLU 9 / F 10 9 7.75 6 17 1.75 6 12 3.00 6 20 1.00 28.00 58.00 13.50 144.825 127.600 172.488 164.175 1237 540 540 172
173 374 - YAHYA 9 / * 12 14 8.50 7 20 2.00 6 21 0.75 5 14 1.50 30.00 69.00 12.75 142.425 115.963 162.512 170.825 1252 549 549 173
174 3298 - KADİR TEMİR 9 / A 6 17 1.75 13 17 8.75 0 0 0.00 3 6 1.50 22.00 40.00 12.00 140.625 110.975 112.638 170.825 1265 555 555 174
175 7001 - GENDUHA BAŞ 9 / F 9 14 5.50 8 11 5.25 0 6 -1.50 4 11 1.25 21.00 42.00 10.50 135.300 99.338 127.600 172.488 1295 568 568 175
176 794 - ZEYNEP KART 9 / F 8 7 6.25 5 8 3.00 1 4 0.00 1 5 -0.25 15.00 24.00 9.00 129.975 99.338 142.562 162.512 1333 589 589 176
177 724 - ARDA ÇINAR 9 / F 4 14 0.50 8 9 5.75 5 12 2.00 2 13 -1.25 19.00 48.00 7.00 123.550 105.987 117.625 142.562 1364 605 605 177
178 6999 - EŞMANUR DOĞAN 9 / F 6 10 3.50 5 15 1.25 0 2 -0.50 5 11 2.25 16.00 38.00 6.50 121.800 112.638 120.950 132.588 1379 613 613 178
179 8998 - ECRIN GÜR 9 / F 10 15 6.25 4 21 -1.25 5 8 3.00 4 22 -1.50 23.00 66.00 6.50 121.175 110.975 162.512 134.250 1383 615 615 179
180 9900 - AYLİN SAĞDIÇ 9 / F 5 10 2.50 5 10 2.50 1 4 0.00 3 10 0.50 14.00 34.00 5.50 118.450 104.325 117.625 134.250 1393 620 620 180
181 783 - HATİCE NAZ TONAK 9 / F 2 8 0.00 2 7 0.25 0 0 0.00 2 5 0.75 6.00 20.00 1.00 103.400 105.987 101.000 102.662 1489 649 649 181
182 721 - ZEHRA KAHRAMAN 9 / F 2 2 1.50 0 0 0.00 0 2 -0.50 0 0 0.00 2.00 4.00 1.00 103.300 97.675 107.650 110.975 1490 650 650 182
183 793 - ELİF İŞÇİ 9 / F 5 22 -0.50 8 16 4.00 0 9 -2.25 2 10 -0.50 15.00 57.00 0.75 102.825 82.713 82.713 124.275 1494 652 652 183
184 97 - ENSAR Y VUZ 9 / E 0 1 -0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 1.00 -0.25 99.175 101.000 99.338 99.338 1521 656 656 184
185 8256 - SEÇİL YÜKSEL 9 / F 6 13 2.75 4 13 0.75 2 28 -5.00 3 9 0.75 15.00 63.00 -0.75 97.675 72.737 86.037 124.275 1533 659 659 185
186 9854 - AYŞE RANA OĞUZ 9 / F 4 23 -1.75 6 23 0.25 1 3 0.25 5 23 -0.75 16.00 72.00 -2.00 93.350 97.675 91.025 91.025 1567 664 664 186
187 9000 - ERDEM B* IRLI 9 / E 3 27 -3.75 7 18 2.50 1 5 -0.25 0 10 -2.50 11.00 60.00 -4.00 86.800 82.713 74.400 92.688 1624 671 671 187
188 8974 - YAĞMUR POLAT 9 / F 5 23 -0.75 4 26 -2.50 4 23 -1.75 6 24 0.00 19.00 96.00 -5.00 83.250 89.362 84.375 79.388 1653 674 674 188


