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Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 9.80 9.13 7.52 11.76 7.11 9.99 8.22 5.75 6.78 10.49 6.62 8.84 40.28 28.61 33.13 178.084 171.514 187.542
İl Ortalaması 8.21 9.08 5.94 10.02 7.17 8.23 7.40 4.86 6.19 9.19 5.74 7.75 34.82 26.84 28.11 169.707 160.623 170.828

Okul Ortalaması 9.86 9.62 7.46 11.86 7.21 10.06 4.75 5.02 3.50 6.83 4.87 5.61 33.31 26.71 26.63 145.561 154.791 187.595

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 367 - DİLAY UZAL 11 / B 0 0 0.00 8 0 8.00 29 2 28.50 24 7 22.25 61.00 9.00 58.75 353.750 242.500 140.000 53 36 36 1
2 368 - AMİNE ŞAHAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 25 2 24.50 22 6 20.50 47.00 8.00 45.00 325.000 222.500 100.000 86 48 48 2
3 93 - IRMAK BEYAZASLAN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 25 8 23.00 24 10 21.50 49.00 18.00 44.50 322.500 215.000 100.000 95 51 51 3
4 258 - CEREN ARSLAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 9 13.75 24 7 22.25 40.00 16.00 36.00 280.000 168.750 100.000 164 78 78 4
5 324 - YASİN MORCA 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 18 7 16.25 21 6 19.50 39.00 13.00 35.75 278.750 181.250 100.000 167 79 79 5
6 360 - BEGÜM KILINÇ 11 / B 0 0 0.00 9 2 8.50 18 8 16.00 22 11 19.25 49.00 21.00 43.75 276.250 180.000 142.500 171 80 80 6
7 447 - AHMET ERYILMAZ 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 33 2 32.50 2 1 1.75 35.00 3.00 34.25 271.250 262.500 100.000 185 87 87 7
8 164 - BEKİRCAN KARA 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 11.25 25 10 22.50 40.00 25.00 33.75 268.750 156.250 100.000 191 88 88 8
9 379 - SELEN TÜROĞLU 11 / B 1 2 0.50 13 4 12.00 13 9 10.75 24 5 22.75 51.00 20.00 46.00 267.500 156.250 162.500 197 90 90 9

10 375 - EKREM IŞIK 11 / 0 1 0 1.00 8 0 8.00 11 3 10.25 25 8 23.00 45.00 11.00 42.25 266.250 156.250 145.000 201 91 91 10
11 369 - BEKİR ÜN 11 / C 9 5 7.75 18 9 15.75 9 4 8.00 24 6 22.50 60.00 24.00 54.00 252.500 178.750 217.500 226 99 99 11
12 501 - ÖMER FARUK UZAL 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 15 4 14.00 20 16 16.00 35.00 20.00 30.00 250.000 170.000 100.000 235 104 104 12
13 322 - NİSANUR ÖZGÜVEN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 16 4 15.00 17 12 14.00 33.00 16.00 29.00 245.000 175.000 100.000 252 108 108 13
14 366 - FEYZA EYYÜPOĞLU 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 21 7 19.25 10 2 9.50 31.00 9.00 28.75 243.750 196.250 100.000 257 110 110 14
15 524 - BERAT KAÇAR 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 14 9 11.75 19 11 16.25 33.00 20.00 28.00 240.000 158.750 100.000 272 112 112 15
16 521 - SUNA BAŞAR 11 / B 0 0 0.00 5 2 4.50 7 7 5.25 23 2 22.50 35.00 11.00 32.25 238.750 126.250 122.500 274 113 113 16
17 512 - SUDE YILDIRIM 11 / B 6 4 5.00 6 1 5.75 12 4 11.00 18 11 15.25 42.00 20.00 37.00 231.250 180.000 153.750 284 116 116 17
18 506 - FATMA DURU 11 / A 3 2 2.50 12 4 11.00 11 6 9.50 19 10 16.50 45.00 22.00 39.50 230.000 160.000 167.500 285 117 117 18
19 276 - NİSA BOLAT 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 15 7 13.25 15 10 12.50 30.00 17.00 25.75 228.750 166.250 100.000 292 119 119 19
20 325 - HASAN BİLEN 11 / A 0 0 0.00 5 0 5.00 7 7 5.25 22 8 20.00 34.00 15.00 30.25 226.250 126.250 125.000 302 122 122 20
21 489 - AYŞE OKAY 11 / B 11 6 9.50 3 1 2.75 12 3 11.25 14 3 13.25 40.00 13.00 36.75 222.500 203.750 161.250 314 124 124 21
22 527 - YAREN AVAN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 5.25 22 11 19.25 29.00 18.00 24.50 222.500 126.250 100.000 314 124 124 21
23 336 - CEYLİN BAKIR 11 / B 8 5 6.75 10 2 9.50 10 5 8.75 17 8 15.00 45.00 20.00 40.00 218.750 177.500 181.250 321 127 127 23
24 70 - NİLAY ÇELİK 11 / A 26 3 25.25 26 4 25.00 6 9 3.75 21 7 19.25 79.00 23.00 73.25 215.000 245.000 351.250 335 130 130 24
25 119 - METEHAN AYDIN 11 / A 2 0 2.00 12 2 11.50 3 12 0.00 25 9 22.75 42.00 23.00 36.25 213.750 110.000 167.500 339 133 133 25
26 331 - BURAK ÖZDEMİR 11 / A 0 0 0.00 10 2 9.50 18 11 15.25 9 10 6.50 37.00 23.00 31.25 208.750 176.250 147.500 348 137 137 26
27 461 - EFE KURT 11 / A 5 1 4.75 4 1 3.75 9 6 7.50 16 8 14.00 34.00 16.00 30.00 207.500 161.250 142.500 355 140 140 27
28 428 - UMUT KARACA 11 / A 0 0 0.00 3 2 2.50 3 2 2.50 20 7 18.25 26.00 11.00 23.25 203.750 112.500 112.500 365 144 144 28
29 292 - BEYZA TUNÇER 11 / B 10 4 9.00 4 2 3.50 8 3 7.25 15 6 13.50 37.00 15.00 33.25 203.750 181.250 162.500 365 144 144 28
30 549 - ELİF YILDIRIM 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 2.50 19 5 17.75 25.00 19.00 20.25 201.250 112.500 100.000 373 147 147 30
31 448 - OSMAN UÇKUN 11 / C 9 3 8.25 8 3 7.25 4 5 2.75 19 6 17.50 40.00 17.00 35.75 201.250 155.000 177.500 373 147 147 30
32 319 - NİSANUR AYAN 11 / B 12 7 10.25 14 6 12.50 7 9 4.75 18 10 15.50 51.00 32.00 43.00 201.250 175.000 213.750 373 147 147 30
33 436 - DURAN ALİ 11 / A 0 0 0.00 12 6 10.50 9 5 7.75 16 15 12.25 37.00 26.00 30.50 200.000 138.750 152.500 381 152 152 33
34 0 - ASLI B 0 / 0 1 2 0.50 8 5 6.75 8 12 5.00 17 8 15.00 34.00 27.00 27.25 200.000 127.500 136.250 381 152 152 33
35 378 - GÜLDANE MERT 11 / B 10 6 8.50 14 9 11.75 10 10 7.50 16 14 12.50 50.00 39.00 40.25 200.000 180.000 201.250 381 152 152 33
36 310 - HÜDA 11 / A 2 0 2.00 3 2 2.50 9 11 6.25 16 11 13.25 30.00 24.00 24.00 197.500 141.250 122.500 393 156 156 36
37 316 - REYYAN TAKCI 11 / A 9 4 8.00 5 5 3.75 4 10 1.50 20 10 17.50 38.00 29.00 30.75 195.000 147.500 158.750 404 157 157 37
38 3010 - LİONEL MESSA 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 5 3 4.25 17 11 14.25 22.00 14.00 18.50 192.500 121.250 100.000 411 159 159 38
39 380 - MERYEM ELA YÜKSEL 11 / B 0 0 0.00 7 2 6.50 7 15 3.25 19 16 15.00 33.00 33.00 24.75 191.250 116.250 132.500 417 161 161 39
40 431 - GAMZE NAZ AYDIN 11 / A 6 6 4.50 25 6 23.50 7 3 6.25 13 5 11.75 51.00 20.00 46.00 190.000 153.750 240.000 427 164 164 40
41 228 - EYŞAN YAKUT 11 / A 11 5 9.75 6 1 5.75 7 3 6.25 14 9 11.75 38.00 18.00 33.50 190.000 180.000 177.500 427 164 164 40
42 338 - BERAT KEREM ŞEN 11 / C 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 5.25 14 8 12.00 21.00 15.00 17.25 186.250 126.250 100.000 439 167 167 42
43 339 - YASEMİN ÖZBAY 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 6 14 2.50 18 15 14.25 24.00 29.00 16.75 183.750 112.500 100.000 447 169 169 43
44 334 - GÖKHAN ASLAN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 17 7 15.25 2 2 1.50 19.00 9.00 16.75 183.750 176.250 100.000 447 169 169 43
45 377 - *RDA İLTER 0 / 0 6 3 5.25 15 5 13.75 7 7 5.25 13 7 11.25 41.00 22.00 35.50 182.500 152.500 195.000 452 172 172 45
46 1472 - AKİF ÇAMBEL 11 / B 3 1 2.75 7 4 6.00 7 6 5.50 15 17 10.75 32.00 28.00 25.00 181.250 141.250 143.750 455 173 173 46
47 523 - NAZLI DAŞ 11 / C 22 13 18.75 14 7 12.25 4 10 1.50 17 9 14.75 57.00 39.00 47.25 181.250 201.250 255.000 455 173 173 46
48 510 - ENES SEÇER 11 / B 0 0 0.00 3 3 2.25 6 7 4.25 14 9 11.75 23.00 19.00 18.25 180.000 121.250 111.250 458 175 175 48
49 362 - NAZ UYGUR 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 8.25 10 9 7.75 21.00 20.00 16.00 180.000 141.250 100.000 458 175 175 48
50 540 - KAYRA GÜL 11 / A 0 0 0.00 6 3 5.25 5 2 4.50 14 12 11.00 25.00 17.00 20.75 177.500 122.500 126.250 467 177 177 50
51 0 - EMİR EFE ÜNSAL 11 / C 16 6 14.50 5 1 4.75 10 6 8.50 7 3 6.25 38.00 16.00 34.00 173.750 215.000 196.250 478 180 180 51
52 435 - GÖKÇE GÜNAY 11 / C 6 3 5.25 2 1 1.75 4 3 3.25 15 14 11.50 27.00 21.00 21.75 173.750 142.500 135.000 478 180 180 51
53 402 - GÖKDENİZ BAŞOL 11 / A 0 0 0.00 1 0 1.00 9 17 4.75 15 20 10.00 25.00 37.00 15.75 173.750 123.750 105.000 478 180 180 51
54 420 - HASAN 11 / A 0 0 0.00 3 1 2.75 12 12 9.00 10 18 5.50 25.00 31.00 17.25 172.500 145.000 113.750 484 184 184 54
55 261 - NİSA AYGÜN 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 5 15 1.25 16 14 12.50 21.00 29.00 13.75 168.750 106.250 100.000 489 185 185 55
56 536 - ZEYNEP ÇAKIR 11 / E 8 4 7.00 25 4 24.00 16 10 13.50 0 0 0.00 49.00 18.00 44.50 167.500 202.500 255.000 490 186 186 56
57 0 - BİRTAN DEMİR 11 / 0 16 9 13.75 14 4 13.00 7 3 6.25 10 11 7.25 47.00 27.00 40.25 167.500 200.000 233.750 490 186 186 56
58 551 - MEYLİ GÜL KART 11 / E 23 8 21.00 25 10 22.50 15 7 13.25 0 0 0.00 63.00 25.00 56.75 166.250 271.250 317.500 497 188 188 58
59 515 - AYŞENUR ARSLANER 11 / B 5 4 4.00 6 0 6.00 6 8 4.00 13 15 9.25 30.00 27.00 23.25 166.250 140.000 150.000 497 188 188 58
60 529 - YUSUF UZUN 11 / C 10 5 8.75 15 3 14.25 0 1 -0.25 15 7 13.25 40.00 16.00 36.00 165.000 142.500 215.000 501 191 191 60
61 384 - NİSA KARACA 11 / B 0 0 0.00 15 9 12.75 8 13 4.75 12 15 8.25 35.00 37.00 25.75 165.000 123.750 163.750 501 191 191 60
62 454 - NURSEL ORHAN 11 / C 6 2 5.50 3 1 2.75 5 3 4.25 11 11 8.25 25.00 17.00 20.75 162.500 148.750 141.250 507 193 193 62
63 518 - BURAK ŞAHBAZ 11 / A 0 0 0.00 3 2 2.50 6 7 4.25 11 11 8.25 20.00 20.00 15.00 162.500 121.250 112.500 507 193 193 62
64 412 - BARIŞ ARSLAN 11 / A 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 3.50 12 13 8.75 17.00 19.00 12.25 161.250 117.500 100.000 511 195 195 64
65 418 - SEMİH ASLAN 11 / B 13 6 11.50 26 10 23.50 5 5 3.75 12 16 8.00 56.00 37.00 46.75 158.750 176.250 275.000 516 197 197 65
66 298 - ASLA N 11 / C 8 6 6.50 10 8 8.00 1 6 -0.50 16 17 11.75 35.00 37.00 25.75 156.250 130.000 172.500 522 200 200 66
67 352 - İREM UZAL 11 / E 13 5 11.75 23 6 21.50 13 7 11.25 0 0 0.00 49.00 18.00 44.50 156.250 215.000 266.250 522 200 200 66
68 546 - MUHSİN KILIÇ 11 / A 4 6 2.50 3 0 3.00 6 9 3.75 9 6 7.50 22.00 21.00 16.75 156.250 131.250 127.500 522 200 200 66
69 688 - EFE ATEŞ 11 / C 11 7 9.25 10 4 9.00 2 3 1.25 12 9 9.75 35.00 23.00 29.25 155.000 152.500 191.250 529 204 204 69
70 347 - SAMED BABUR 11 / B 7 3 6.25 23 7 21.25 4 3 3.25 10 11 7.25 44.00 24.00 38.00 152.500 147.500 237.500 537 208 208 70
71 0 - EFE TUNÇ 11 / C 6 2 5.50 6 1 5.75 1 5 -0.25 12 8 10.00 25.00 16.00 21.00 148.750 126.250 156.250 553 212 212 71
72 477 - NİDA BÜYÜK 11 / A 11 8 9.00 5 5 3.75 3 4 2.00 11 15 7.25 30.00 32.00 22.00 146.250 155.000 163.750 560 214 214 72
73 328 - EREN AÇIKGÖZ 11 / B 0 0 0.00 0 0 0.00 4 3 3.25 8 8 6.00 12.00 11.00 9.25 146.250 116.250 100.000 560 214 214 72
74 349 - LİFET LASADATLI 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 4 1 3.75 7 6 5.50 11.00 7.00 9.25 146.250 118.750 100.000 560 214 214 72
75 403 - SERHAT GEÇER 11 / B 9 5 7.75 9 4 8.00 4 4 3.00 10 16 6.00 32.00 29.00 24.75 145.000 153.750 178.750 568 217 217 75
76 306 - SEMANUR GÜNASLAN 11 / A 6 15 2.25 5 5 3.75 4 9 1.75 10 11 7.25 25.00 40.00 15.00 145.000 120.000 130.000 568 217 217 75
77 526 - BERAT Y ŞİLAY 11 / A 4 7 2.25 5 5 3.75 4 6 2.50 9 11 6.25 22.00 29.00 14.75 143.750 123.750 130.000 577 221 221 77
78 392 - GÖKTÜRK 11 / B 9 9 6.75 0 0 0.00 1 1 0.75 12 17 7.75 22.00 27.00 15.25 142.500 137.500 133.750 579 222 222 78
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TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
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79 341 - BERK ERDOĞAN 11 / B 0 1 -0.25 0 0 0.00 4 14 0.50 11 13 7.75 15.00 28.00 8.00 141.250 101.250 98.750 582 223 223 79
80 0 - EDA 0 / 0 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2.00 9 11 6.25 11.00 11.00 8.25 141.250 110.000 100.000 582 223 223 79
81 530 - KAAN YILMAZ 11 / C 2 6 0.50 0 0 0.00 5 7 3.25 5 1 4.75 12.00 14.00 8.50 140.000 118.750 102.500 588 228 228 81
82 450 - ALAELSAİD 11 / C 8 29 0.75 8 21 2.75 6 25 -0.25 12 15 8.25 34.00 90.00 11.50 140.000 102.500 117.500 588 228 228 81
83 330 - TALHA ARSLAN 11 / F 19 13 15.75 31 7 29.25 7 5 5.75 0 0 0.00 57.00 25.00 50.75 128.750 207.500 325.000 634 241 241 83
84 479 - HÜSEYİN ASLAN 11 / C 1 0 1.00 2 3 1.25 5 4 4.00 2 2 1.50 10.00 9.00 7.75 127.500 125.000 111.250 640 244 244 84
85 509 - KADİFE BİLEK 11 / 0 21 18 16.50 23 12 20.00 6 4 5.00 0 0 0.00 50.00 34.00 41.50 125.000 207.500 282.500 648 247 247 85
86 451 - EBRU ÇETİN 11 / H 5 31 -2.75 4 15 0.25 0 0 0.00 6 6 4.50 15.00 52.00 2.00 122.500 86.250 87.500 660 251 251 86
87 8 - EFE 0 / 0 0 0 0.00 3 3 2.25 2 5 0.75 6 10 3.50 11.00 18.00 6.50 121.250 103.750 111.250 665 253 253 87
88 429 - MİNA UYGUN 11 / F 24 9 21.75 20 11 17.25 7 11 4.25 0 0 0.00 51.00 31.00 43.25 121.250 230.000 295.000 665 253 253 87
89 131 - SEMANUR OĞUZ 11 / A 14 4 13.00 9 0 9.00 1 6 -0.50 6 6 4.50 30.00 16.00 26.00 120.000 162.500 210.000 670 256 256 89
90 574 - CEREN ÇENGEL 11 / F 21 13 17.75 28 10 25.50 4 1 3.75 0 0 0.00 53.00 24.00 47.00 118.750 207.500 316.250 676 258 258 90
91 483 - ELA USANMAZ 11 / E 21 14 17.50 25 11 22.25 4 4 3.00 0 0 0.00 50.00 29.00 42.75 115.000 202.500 298.750 698 265 265 91
92 0 - SOLMAZ ELA 11 / C 10 13 6.75 7 4 6.00 0 11 -2.75 9 13 5.75 26.00 41.00 15.75 115.000 120.000 163.750 698 265 265 91
93 502 - CEMİLE MANCAK 11 / E 20 14 16.50 24 11 21.25 4 4 3.00 0 0 0.00 48.00 29.00 40.75 115.000 197.500 288.750 698 265 265 91
94 410 - AVCI MELEK 11 / C 13 10 10.50 5 3 4.25 2 11 -0.75 7 13 3.75 27.00 37.00 17.75 115.000 148.750 173.750 698 265 265 91
95 385 - SUDENAZ UZUN 11 / B 20 19 15.25 26 14 22.50 4 4 3.00 0 0 0.00 50.00 37.00 40.75 115.000 191.250 288.750 698 265 265 91
96 372 - BEREN 11 / F 19 9 16.75 19 10 16.50 3 1 2.75 0 0 0.00 41.00 20.00 36.00 113.750 197.500 266.250 709 272 272 96
97 356 - GAMZE 11 / F 19 7 17.25 19 11 16.25 3 1 2.75 0 0 0.00 41.00 19.00 36.25 113.750 200.000 267.500 709 272 272 96
98 255 - HÜSEYİN POLAT 11 / F 23 8 21.00 26 8 24.00 3 1 2.75 0 0 0.00 52.00 17.00 47.75 113.750 218.750 325.000 709 272 272 96
99 468 - TAHA AHMET TEKİN 11 / H 15 25 8.75 1 19 -3.75 1 2 0.50 2 0 2.00 19.00 46.00 7.50 112.500 146.250 125.000 716 277 277 99

100 635 - AYSİMA DEVECİ 11 / H 7 32 -1.00 5 16 1.00 2 2 1.50 3 8 1.00 17.00 58.00 2.50 112.500 102.500 100.000 716 277 277 99
101 327 - EBUBEKİP BULUT 11 / F 13 17 8.75 30 9 27.75 3 2 2.50 0 0 0.00 46.00 28.00 39.00 112.500 156.250 282.500 716 277 277 99
102 463 - NİSAN BAYSAL 11 / H 7 28 0.00 2 13 -1.25 1 1 0.75 2 3 1.25 12.00 45.00 0.75 110.000 103.750 93.750 732 285 285 102
103 103 - HİFA CEYLAN 11 / 0 15 22 9.50 0 0 0.00 6 15 2.25 0 1 -0.25 21.00 38.00 11.50 110.000 158.750 147.500 732 285 285 102
104 421 - AYŞE NUR ARI 11 / H 16 22 10.50 4 16 0.00 0 5 -1.25 5 7 3.25 25.00 50.00 12.50 110.000 146.250 152.500 732 285 285 102
105 370 - MEHMET ALİ KAYA 11 / D 19 14 15.50 23 17 18.75 2 4 1.00 1 0 1.00 45.00 35.00 36.25 110.000 182.500 271.250 732 285 285 102
106 446 - MAMİ ESER 11 / F 14 15 10.25 28 10 25.50 2 0 2.00 0 0 0.00 44.00 25.00 37.75 110.000 161.250 278.750 732 285 285 102
107 337 - SUDE GEVHER 11 / F 18 12 15.00 17 15 13.25 3 4 2.00 0 0 0.00 38.00 31.00 30.25 110.000 185.000 241.250 732 285 285 102
108 535 - NEFİSE KOÇ 11 / F 14 9 11.75 17 19 12.25 3 4 2.00 0 0 0.00 34.00 32.00 26.00 110.000 168.750 220.000 732 285 285 102
109 273 - BURAK YUSUF KAYA 11 / C 2 1 1.75 4 1 3.75 2 1 1.75 0 0 0.00 8.00 3.00 7.25 108.750 117.500 127.500 748 294 294 109
110 0 - BURHAN 11 / E 15 21 9.75 21 19 16.25 2 1 1.75 0 0 0.00 38.00 41.00 27.75 108.750 157.500 230.000 748 294 294 109
111 541 - MUSTAFA DÖNMEZERR 11 / F 20 15 16.25 28 7 26.25 2 1 1.75 0 0 0.00 50.00 23.00 44.25 108.750 190.000 312.500 748 294 294 109
112 473 - DAMLA ARIKAN 11 / E 20 14 16.50 19 12 16.00 2 1 1.75 0 0 0.00 41.00 27.00 34.25 108.750 191.250 262.500 748 294 294 109
113 911 - SENA BAĞIŞLAR 11 / D 21 14 17.50 17 18 12.50 2 1 1.75 0 0 0.00 40.00 33.00 31.75 108.750 196.250 250.000 748 294 294 109
114 467 - YUSUF ARSLAN 11 / H 8 27 1.25 4 18 -0.50 3 3 2.25 0 2 -0.50 15.00 50.00 2.50 108.750 117.500 103.750 748 294 294 109
115 399 - SEDA ANDIZ 11 / F 17 17 12.75 15 18 10.50 2 2 1.50 0 0 0.00 34.00 37.00 24.75 107.500 171.250 216.250 764 306 306 115
116 307 - İLAYDA AYDOĞAN 11 / F 20 10 17.50 22 11 19.25 2 2 1.50 0 0 0.00 44.00 23.00 38.25 107.500 195.000 283.750 764 306 306 115
117 891 - ŞEYMA KAYA 11 / F 22 17 17.75 15 25 8.75 5 14 1.50 0 0 0.00 42.00 56.00 28.00 107.500 196.250 232.500 764 306 306 115
118 525 - ÖZNUR ÇELEBİ 11 / D 22 17 17.75 25 9 22.75 3 7 1.25 0 0 0.00 50.00 33.00 41.75 106.250 195.000 302.500 775 312 312 118
119 528 - ESMA ŞENGÜL 11 / F 24 11 21.25 20 17 15.75 2 3 1.25 0 0 0.00 46.00 31.00 38.25 106.250 212.500 285.000 775 312 312 118
120 449 - FATMA NUR TEMİZER 11 / C 7 9 4.75 11 1 10.75 0 0 0.00 2 3 1.25 20.00 13.00 16.75 106.250 123.750 177.500 775 312 312 118
121 438 - SEBİHA BAŞAL 11 / E 19 13 15.75 14 14 10.50 1 0 1.00 0 0 0.00 34.00 27.00 27.25 105.000 183.750 231.250 792 321 321 121
122 636 - DOĞUŞ TELLİ 11 / H 16 21 10.75 3 12 0.00 1 0 1.00 0 0 0.00 20.00 33.00 11.75 105.000 158.750 153.750 792 321 321 121
123 124 - AYŞEÇELEN 11 / F 12 11 9.25 19 14 15.50 2 4 1.00 0 0 0.00 33.00 29.00 25.75 105.000 151.250 223.750 792 321 321 121
124 390 - NEHİR K 11 / D 17 16 13.00 21 10 18.50 1 0 1.00 0 0 0.00 39.00 26.00 32.50 105.000 170.000 257.500 792 321 321 121
125 3159 - EBRU İREM KUZU 11 / H 5 34 -3.50 4 16 0.00 1 5 -0.25 2 4 1.00 12.00 59.00 -2.75 103.750 81.250 82.500 807 330 330 125
126 888 - HAZAL SARIKAYA 11 / E 14 15 10.25 26 10 23.50 2 5 0.75 0 0 0.00 42.00 30.00 34.50 103.750 155.000 268.750 807 330 330 125
127 513 - EMİR KAĞAN S RAÇ 0 / 0 2 27 -4.75 2 8 0.00 3 9 0.75 0 0 0.00 7.00 44.00 -4.00 103.750 80.000 76.250 807 330 330 125
128 332 - NİSA ÖZTÜRK 11 / H 4 28 -3.00 2 4 1.00 2 5 0.75 0 1 -0.25 8.00 38.00 -1.50 102.500 88.750 90.000 825 340 340 128
129 601 - MEHMET ALİ BULUÇ 11 / H 12 20 7.00 1 15 -2.75 0 0 0.00 1 2 0.50 14.00 37.00 4.75 102.500 135.000 121.250 825 340 340 128
130 590 - AHMET EREN GÜL 11 / H 8 21 2.75 2 10 -0.50 1 3 0.25 0 0 0.00 11.00 34.00 2.50 101.250 115.000 111.250 839 348 348 130
131 0 - SONGÜL YILMAZ 11 / E 21 11 18.25 27 10 24.50 0 0 0.00 0 0 0.00 48.00 21.00 42.75 100.000 191.250 313.750 848 351 351 131
132 371 - AZİZ BURAK ÇEVİK 11 / E 21 11 18.25 32 5 30.75 0 0 0.00 0 0 0.00 53.00 16.00 49.00 100.000 191.250 345.000 848 351 351 131
133 458 - MİSLİCAN AKDENİZ 11 / E 17 20 12.00 20 14 16.50 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 34.00 28.50 100.000 160.000 242.500 848 351 351 131
134 416 - NECO ZENCİRKIRAN 11 / E 3 7 1.25 16 11 13.25 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 18.00 14.50 100.000 106.250 172.500 848 351 351 131
135 584 - GÖKTU IŞIK 11 / H 13 19 8.25 3 18 -1.50 2 7 0.25 0 1 -0.25 18.00 45.00 6.75 100.000 142.500 133.750 848 351 351 131
136 460 - SENANUR SOYLU 11 / D 13 12 10.00 14 6 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 18.00 22.50 100.000 150.000 212.500 848 351 351 131
137 533 - NAZ ÇELEBİ 11 / D 19 16 15.00 23 14 19.50 0 0 0.00 0 0 0.00 42.00 30.00 34.50 100.000 175.000 272.500 848 351 351 131
138 480 - İREM KAYGISIZ 11 / D 5 3 4.25 25 4 24.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30.00 7.00 28.25 100.000 121.250 241.250 848 351 351 131
139 508 - SALİHA S 11 / D 18 10 15.50 13 2 12.50 0 0 0.00 0 0 0.00 31.00 12.00 28.00 100.000 177.500 240.000 848 351 351 131
140 475 - MERT ÇİRKİN 11 / E 11 26 4.50 24 13 20.75 0 0 0.00 0 0 0.00 35.00 39.00 25.25 100.000 122.500 226.250 848 351 351 131
141 289 - CENNET NİSA VURAL 11 / D 11 14 7.50 12 7 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 23.00 21.00 17.75 100.000 137.500 188.750 848 351 351 131
142 382 - BEYZA ŞAHAN 11 / F 18 10 15.50 19 16 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37.00 26.00 30.50 100.000 177.500 252.500 848 351 351 131
143 353 - HAMZA KENDİR 11 / 0 0 0 0.00 24 7 22.25 0 4 -1.00 3 8 1.00 27.00 19.00 22.25 100.000 95.000 211.250 848 351 351 131
144 484 - ZEHRA OCAK 11 / E 17 5 15.75 22 9 19.75 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 14.00 35.50 100.000 178.750 277.500 848 351 351 131
145 492 - KAAN AŞ 11 / E 17 11 14.25 22 10 19.50 0 0 0.00 0 0 0.00 39.00 21.00 33.75 100.000 171.250 268.750 848 351 351 131
146 488 - AYSİMA KAHRAMAN 11 / E 18 14 14.50 26 11 23.25 0 0 0.00 0 0 0.00 44.00 25.00 37.75 100.000 172.500 288.750 848 351 351 131
147 469 - CEREN ERTUNÇ 11 / D 4 10 1.50 7 11 4.25 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 21.00 5.75 100.000 107.500 128.750 848 351 351 131
148 466 - EMİRHAN KAPBAŞ Ş 11 / E 7 3 6.25 20 3 19.25 0 0 0.00 0 0 0.00 27.00 6.00 25.50 100.000 131.250 227.500 848 351 351 131
149 630 - MEHMET Ç 0 / 0 22 12 19.00 30 10 27.50 1 3 0.25 0 1 -0.25 53.00 26.00 46.50 100.000 196.250 332.500 848 351 351 131
150 486 - ASUDE GÜNER 11 / E 18 8 16.00 3 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 12.00 18.00 100.000 180.000 190.000 848 351 351 131
151 520 - AYŞE TATARĞAN 11 / E 13 4 12.00 9 6 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 22.00 10.00 19.50 100.000 160.000 197.500 848 351 351 131
152 401 - İREM Ö *EMİR 11 / D 15 10 12.50 13 11 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 21.00 22.75 100.000 162.500 213.750 848 351 351 131
153 487 - GÖKÇE ÇELİK 11 / E 20 10 17.50 26 8 24.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46.00 18.00 41.50 100.000 187.500 307.500 848 351 351 131
154 343 - EMİNE KOZZAK 11 / H 3 36 -6.00 5 17 0.75 4 14 0.50 2 10 -0.50 14.00 77.00 -5.25 100.000 72.500 73.750 848 351 351 131
155 388 - ZÜLEYHA KASAR 11 / F 25 14 21.50 24 12 21.00 2 8 0.00 0 0 0.00 51.00 34.00 42.50 100.000 207.500 312.500 848 351 351 131
156 481 - ZAHRA ÖZBEK 11 / D 8 11 5.25 17 4 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25.00 15.00 21.25 100.000 126.250 206.250 848 351 351 131



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - SAYISAL SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen 11.Sınıf Deneme Sınavı-2 61119 516 516 185

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan

Genel Ortalama 9.80 9.13 7.52 11.76 7.11 9.99 8.22 5.75 6.78 10.49 6.62 8.84 40.28 28.61 33.13 178.084 171.514 187.542
İl Ortalaması 8.21 9.08 5.94 10.02 7.17 8.23 7.40 4.86 6.19 9.19 5.74 7.75 34.82 26.84 28.11 169.707 160.623 170.828

Okul Ortalaması 9.86 9.62 7.46 11.86 7.21 10.06 4.75 5.02 3.50 6.83 4.87 5.61 33.31 26.71 26.63 145.561 154.791 187.595

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

157 239 - ELBER KÖSE 11 / F 19 7 17.25 21 17 16.75 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 24.00 34.00 100.000 186.250 270.000 848 351 351 131
158 0 - SEMİRE KARAÇAYLI 11 / E 14 13 10.75 21 13 17.75 1 4 0.00 0 0 0.00 36.00 30.00 28.50 100.000 153.750 242.500 848 351 351 131
159 568 - ECE 11 / 0 14 9 11.75 20 9 17.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 34.00 19.00 29.25 98.750 157.500 247.500 997 447 447 159
160 141 - HALE ÖZDEMİR 11 / F 19 14 15.50 22 12 19.00 2 9 -0.25 0 0 0.00 43.00 35.00 34.25 98.750 176.250 272.500 997 447 447 159
161 462 - MECİT SARIKOL 11 / D 6 26 -0.50 22 15 18.25 0 1 -0.25 0 0 0.00 28.00 42.00 17.50 98.750 96.250 188.750 997 447 447 159
162 432 - NAZMİYE ÖZ 11 / E 12 16 8.00 19 13 15.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 31.00 30.00 23.50 98.750 138.750 218.750 997 447 447 159
163 494 - ALİERENSS 11 / D 18 12 15.00 22 9 19.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 40.00 22.00 34.50 98.750 173.750 273.750 997 447 447 159
164 364 - ZELİHA 11 / 0 13 9 10.75 20 8 18.00 0 1 -0.25 0 0 0.00 33.00 18.00 28.50 98.750 152.500 243.750 997 447 447 159
165 471 - KAAN ÜNAL 11 / H 6 31 -1.75 1 11 -1.75 0 1 -0.25 0 0 0.00 7.00 43.00 -3.75 98.750 90.000 82.500 997 447 447 159
166 465 - AYŞENUR COŞGUN 11 / E 24 13 20.75 22 13 18.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 46.00 28.00 39.00 97.500 201.250 297.500 1028 471 471 166
167 0 - ÇAĞRI KARAYANIK 0 / 0 0 1 -0.25 0 0 0.00 3 14 -0.50 0 0 0.00 3.00 15.00 -0.75 97.500 96.250 98.750 1028 471 471 166
168 3701 - SEDEF ASLAN 11 / H 11 23 5.25 1 15 -2.75 0 2 -0.50 0 0 0.00 12.00 40.00 2.00 97.500 123.750 112.500 1028 471 471 166
169 391 - RUMEYSA AKGÜL 11 / D 18 10 15.50 26 7 24.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 44.00 20.00 39.00 96.250 173.750 298.750 1050 480 480 169
170 452 - METİN TEKİN 11 / D 11 9 8.75 26 10 23.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 37.00 22.00 31.50 96.250 140.000 261.250 1050 480 480 169
171 411 - BEDRİYE ATEŞ 11 / D 12 12 9.00 23 10 20.50 0 3 -0.75 0 0 0.00 35.00 25.00 28.75 96.250 141.250 247.500 1050 480 480 169
172 445 - MUHAMMET EFE ATEŞ 11 / E 18 14 14.50 28 11 25.25 0 3 -0.75 0 0 0.00 46.00 28.00 39.00 96.250 168.750 298.750 1050 480 480 169
173 978 - ZEHRA SAĞOL 11 / F 16 17 11.75 29 9 26.75 0 3 -0.75 0 0 0.00 45.00 29.00 37.75 96.250 155.000 292.500 1050 480 480 169
174 497 - YİĞİT ŞENTÜRK 11 / D 19 21 13.75 27 13 23.75 0 4 -1.00 0 0 0.00 46.00 38.00 36.50 95.000 163.750 287.500 1062 486 486 174
175 409 - YİĞİT GÜNEŞ 11 / H 6 24 0.00 1 10 -1.50 0 4 -1.00 0 0 0.00 7.00 38.00 -2.50 95.000 95.000 92.500 1062 486 486 174
176 422 - MELEK KAHRAMAN 11 / F 22 12 19.00 26 14 22.50 0 4 -1.00 0 0 0.00 48.00 30.00 40.50 95.000 190.000 307.500 1062 486 486 174
177 597 - ZÜLEYHA AKSU 11 / H 7 20 2.00 4 12 1.00 0 2 -0.50 0 2 -0.50 11.00 36.00 2.00 95.000 107.500 115.000 1062 486 486 174
178 114 - TUANA 0 / 0 3 26 -3.50 3 8 1.00 0 3 -0.75 0 1 -0.25 6.00 38.00 -3.50 95.000 78.750 87.500 1062 486 486 174
179 634 - ÜLKÜ YAĞMUR ÖZER 11 / H 12 21 6.75 2 18 -2.50 3 11 0.25 1 10 -1.50 18.00 60.00 3.00 93.750 135.000 121.250 1071 493 493 179
180 505 - KAYRA DUMAN 11 / H 11 24 5.00 3 13 -0.25 1 10 -1.50 1 3 0.25 16.00 50.00 3.50 93.750 117.500 123.750 1071 493 493 179
181 514 - IRMAK GÜÇLÜ 11 / F 22 14 18.50 25 12 22.00 0 6 -1.50 0 0 0.00 47.00 32.00 39.00 92.500 185.000 302.500 1083 499 499 181
182 439 - NEHİR AYDOĞAN 11 / H 14 26 7.50 1 15 -2.75 0 7 -1.75 1 5 -0.25 16.00 53.00 2.75 90.000 128.750 123.750 1095 508 508 182
183 419 - MURAT GÜNAY 11 / D 10 19 5.25 13 10 10.50 0 8 -2.00 0 0 0.00 23.00 37.00 13.75 90.000 116.250 178.750 1095 508 508 182
184 478 - HAZAL BAYIR 11 / F 21 18 16.50 21 16 17.00 1 15 -2.75 0 0 0.00 43.00 49.00 30.75 86.250 168.750 267.500 1106 513 513 184
185 358 - AHSEN ÖZDURAK 11 / F 21 16 17.00 23 14 19.50 0 11 -2.75 0 0 0.00 44.00 41.00 33.75 86.250 171.250 282.500 1106 513 513 184


