
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 41437 567 567 182

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.61 10.94 10.88 13.58 9.29 11.26 5.81 8.10 3.79 9.86 11.05 7.10 42.86 39.38 33.02 210.788 173.369 198.493 248.186
İl Ortalaması 13.62 10.77 10.92 13.47 9.11 11.20 5.45 7.06 3.69 9.60 10.41 7.00 42.15 37.35 32.81 210.091 172.071 198.167 248.112

Okul Ortalaması 13.23 10.48 10.61 13.65 8.64 11.49 2.97 6.04 1.46 7.69 10.57 5.05 37.54 35.73 28.61 196.058 144.271 181.211 247.967

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

1 873 - NAZLI ÇALIMBAY 10 / E 20 9 17.75 24 6 22.50 5 6 3.50 15 6 13.50 64.00 27.00 57.25 292.525 214.050 242.312 368.663 180 72 72 1
2 809 - AHMET BEDİR DAL 10 / C 16 10 13.50 22 5 20.75 7 6 5.50 15 7 13.25 60.00 28.00 53.00 278.300 225.688 227.350 328.763 238 88 88 2
3 845 - ELİF BALTA 10 / C 19 10 16.50 24 5 22.75 6 8 4.00 13 14 9.50 62.00 37.00 52.75 277.300 190.775 237.325 362.012 244 91 91 3
4 572 - MEHMET ÖZTÜRK 10 / B 21 7 19.25 19 8 17.00 4 4 3.00 13 9 10.75 57.00 28.00 50.00 267.775 192.438 248.963 342.062 298 107 107 4
5 3119 - CİHAN AKDAĞ 10 / C 19 8 17.00 21 6 19.50 8 5 6.75 10 13 6.75 58.00 32.00 50.00 267.625 190.775 258.938 343.725 299 108 108 5
6 318 - AYŞESU KAYA 10 / E 17 7 15.25 19 10 16.50 5 9 2.75 17 7 15.25 58.00 33.00 49.75 267.350 220.700 220.700 312.138 302 110 110 6
7 557 - 10 / E 18 8 16.00 20 8 18.00 6 6 4.50 14 11 11.25 58.00 33.00 49.75 267.100 205.738 237.325 327.100 304 111 111 7
8 394 - AZRA ÖZCAN 10 / E 17 6 15.50 23 1 22.75 5 9 2.75 12 14 8.50 57.00 30.00 49.50 266.475 175.812 222.363 355.363 308 113 113 8
9 5556 - BADE MERCAN 10 / E 19 11 16.25 20 9 17.75 4 14 0.50 17 11 14.25 60.00 45.00 48.75 264.075 199.088 212.387 327.100 322 121 121 9

10 869 - ERDEM GÜNER 10 / E 18 12 15.00 18 10 15.50 7 22 1.50 19 10 16.50 62.00 54.00 48.50 263.250 220.700 210.725 303.825 325 124 124 10
11 153 - İLAYDA 10 / C 19 7 17.25 15 3 14.25 5 2 4.50 14 6 12.50 53.00 18.00 48.50 262.725 214.050 245.638 310.475 330 125 125 11
12 0 - MEHMET 10 / E 20 10 17.50 20 8 18.00 2 3 1.25 12 9 9.75 54.00 30.00 46.50 256.225 174.150 225.688 337.075 361 133 133 12
13 333 - SULTAN DUMAN 10 / C 18 7 16.25 17 2 16.50 2 2 1.50 14 8 12.00 51.00 19.00 46.25 255.475 190.775 219.038 318.788 366 135 135 13
14 848 - ESRA RED 10 / D 16 11 13.25 21 5 19.75 2 3 1.25 13 5 11.75 52.00 24.00 46.00 254.950 187.450 197.425 320.450 372 138 138 14
15 847 - NİSA SEZER 10 / D 18 11 15.25 19 6 17.50 4 10 1.50 15 14 11.50 56.00 41.00 45.75 253.875 187.450 212.387 318.788 380 142 142 15
16 585 - SENA HERGÜNER 10 / A 18 9 15.75 14 3 13.25 3 6 1.50 14 0 14.00 49.00 18.00 44.50 249.575 204.075 215.713 293.850 406 150 150 16
17 321 - YAREN ÖNTEMEL 10 / E 19 8 17.00 17 8 15.00 2 8 0.00 15 11 12.25 53.00 35.00 44.25 248.750 182.463 214.050 313.800 414 153 153 17
18 821 - DENİZ EFE BOSO 10 / D 22 8 20.00 20 9 17.75 2 5 0.75 10 17 5.75 54.00 39.00 44.25 248.375 144.225 238.988 352.038 416 154 154 18
19 7426 - RABİA 10 / C 16 9 13.75 15 7 13.25 10 4 9.00 9 3 8.25 50.00 23.00 44.25 248.175 215.713 252.287 280.550 418 156 156 19
20 3134 - ÖMER F GÖREN 10 / E 18 12 15.00 21 9 18.75 3 8 1.00 12 17 7.75 54.00 46.00 42.50 242.900 159.188 207.400 325.438 458 163 163 20
21 404 - BİNGÜL ÇELEN 10 / E 15 12 12.00 18 10 15.50 6 3 5.25 13 13 9.75 52.00 38.00 42.50 242.775 200.750 215.713 283.875 460 165 165 21
22 882 - ZEHRA SARI 10 / C 17 11 14.25 19 8 17.00 3 11 0.25 13 9 10.75 52.00 39.00 42.25 242.200 174.150 197.425 308.812 462 166 166 22
23 532 - BEDİRHAN ÖZTÜRK 10 / E 18 12 15.00 18 5 16.75 3 7 1.25 10 5 8.75 49.00 29.00 41.75 240.325 167.500 209.062 312.138 478 170 170 23
24 800 - SİNEM TEL 10 / E 13 12 10.00 19 9 16.75 4 6 2.50 14 7 12.25 50.00 34.00 41.50 239.850 199.088 184.125 278.888 482 172 172 24
25 876 - GÜLŞEN TÜRKER 10 / D 16 13 12.75 18 7 16.25 3 4 2.00 13 10 10.50 50.00 34.00 41.50 239.625 184.125 199.088 293.850 484 173 173 25
26 702 - EREN KOCAMAN 10 / C 17 8 15.00 13 8 11.00 8 4 7.00 11 10 8.50 49.00 30.00 41.50 238.900 204.075 247.300 273.900 490 175 175 26
27 828 - HALİL ÖZDAL 10 / E 18 8 16.00 18 9 15.75 4 14 0.50 12 14 8.50 52.00 45.00 40.75 236.900 160.850 210.725 312.138 505 183 183 27
28 4489 - MUSA KOCAGÖZ 10 / F 17 6 15.50 20 7 18.25 1 4 0.00 10 14 6.50 48.00 31.00 40.25 235.300 144.225 204.075 325.438 515 186 186 28
29 5355 - ALİ EREN CEYHAN 10 / E 21 9 18.75 17 9 14.75 5 25 -1.25 12 17 7.75 55.00 60.00 40.00 234.250 144.225 217.375 323.775 525 190 190 29
30 846 - YUSUF CANLI 10 / E 15 15 11.25 21 9 18.75 4 7 2.25 12 18 7.50 52.00 49.00 39.75 233.800 165.838 190.775 300.500 530 191 191 30
31 771 - REYYAN AYKUL 10 / A 17 10 14.50 13 8 11.00 3 4 2.00 14 7 12.25 47.00 29.00 39.75 233.500 195.762 210.725 270.575 532 193 193 31
32 8989 - DEMİRHAN ÖZTÜRK 10 / F 14 6 12.50 21 7 19.25 0 5 -1.25 12 14 8.50 47.00 32.00 39.00 231.475 149.213 175.812 312.138 550 196 196 32
33 850 - AYBERK 10 / D 18 11 15.25 21 9 18.75 2 5 0.75 7 12 4.00 48.00 37.00 38.75 230.150 132.588 207.400 327.100 560 199 199 33
34 811 - SARE 10 / C 17 13 13.75 14 6 12.50 8 8 6.00 8 7 6.25 47.00 34.00 38.50 228.925 182.463 232.338 275.562 569 201 201 34
35 3137 - EFE KOCATAŞ 10 / E 14 12 11.00 20 8 18.00 5 13 1.75 11 14 7.50 50.00 47.00 38.25 228.775 162.512 185.788 293.850 570 202 202 35
36 560 - ENES OCAK 10 / E 15 12 12.00 18 6 16.50 2 4 1.00 11 9 8.75 46.00 31.00 38.25 228.750 165.838 187.450 290.525 571 203 203 36
37 874 - İKBAL ÖRTEN 10 / C 14 16 10.00 15 13 11.75 10 11 7.25 13 15 9.25 52.00 55.00 38.25 228.325 210.725 215.713 245.638 576 204 204 37
38 0 - AHMET MORCA 10 / A 8 8 6.00 20 5 18.75 9 6 7.50 7 5 5.75 44.00 24.00 38.00 227.850 189.113 190.775 265.587 581 206 206 38
39 0 - MURAT KAAN ERŞAN 10 / E 15 10 12.50 14 8 12.00 5 5 3.75 12 11 9.25 46.00 34.00 37.50 225.875 187.450 209.062 263.925 597 209 209 39
40 216 - FATİH ÖZTÜRK 10 / E 21 9 18.75 18 12 15.00 3 13 -0.25 8 16 4.00 50.00 50.00 37.50 225.650 125.938 224.025 325.438 598 210 210 40
41 594 - ENES KOCAMAN 10 / C 17 11 14.25 18 9 15.75 7 10 4.50 7 17 2.75 49.00 47.00 37.25 224.775 149.213 225.688 300.500 604 213 213 41
42 816 - BURCU MEMİŞ 10 / D 13 17 8.75 19 11 16.25 3 11 0.25 15 14 11.50 50.00 53.00 36.75 224.050 179.137 160.850 267.250 610 216 216 42
43 804 - E NAZ LÖK 10 / E 12 11 9.25 16 6 14.50 4 7 2.25 13 9 10.75 45.00 33.00 36.75 223.800 187.450 177.475 258.938 611 217 217 43
44 587 - CEYDA GÖRMEZ 10 / A 15 7 13.25 13 7 11.25 7 5 5.75 9 10 6.50 44.00 29.00 36.75 223.050 182.463 227.350 263.925 616 220 220 44
45 849 - GÜL COŞG UN 10 / D 18 9 15.75 14 9 11.75 7 12 4.00 9 16 5.00 48.00 46.00 36.50 222.125 160.850 232.338 283.875 621 222 222 45
46 230 - FATİH BAL 10 / E 14 13 10.75 19 8 17.00 5 4 4.00 8 14 4.50 46.00 39.00 36.25 221.775 157.525 199.088 285.538 626 224 224 46
47 592 - NİSA SOYLU 10 / A 14 12 11.00 17 9 14.75 1 2 0.50 13 13 9.75 45.00 36.00 36.00 221.250 169.163 177.475 272.238 630 226 226 47
48 3105 - ELİF DÜZENLİ 10 / A 10 15 6.25 18 9 15.75 5 5 3.75 12 9 9.75 45.00 38.00 35.50 219.700 190.775 167.500 247.300 639 228 228 48
49 263 - ELA HİNTİ 10 / A 10 9 7.75 20 7 18.25 4 4 3.00 10 14 6.50 44.00 34.00 35.50 219.625 164.175 172.488 273.900 642 230 230 49
50 496 - ALPEREN ORHUN 10 / F 19 11 16.25 18 12 15.00 3 7 1.25 8 20 3.00 48.00 50.00 35.50 218.950 129.262 217.375 308.812 648 233 233 50
51 270 - NAZ AK 10 / B 14 13 10.75 13 5 11.75 4 0 4.00 10 6 8.50 41.00 24.00 35.00 217.525 184.125 199.088 250.625 656 235 235 51
52 3101 - EDAY ÖNDER 10 / A 15 5 13.75 11 3 10.25 4 4 3.00 8 1 7.75 38.00 13.00 34.75 216.475 172.488 212.387 260.600 666 238 238 52
53 101 - NESİBEZEHRA ÇELEN 10 / C 14 12 11.00 16 13 12.75 5 5 3.75 10 12 7.00 45.00 42.00 34.50 215.825 172.488 199.088 258.938 672 239 239 53
54 8844 - ÖMER KAYA 10 / F 20 10 17.50 18 12 15.00 3 14 -0.50 8 22 2.50 49.00 58.00 34.50 215.600 114.300 214.050 317.125 674 240 240 54
55 607 - ŞİLAN ŞANLI 10 / E 13 14 9.50 18 11 15.25 4 5 2.75 10 13 6.75 45.00 43.00 34.25 215.225 164.175 182.463 265.587 677 241 241 55
56 229 - EMİ ND 10 / E 12 12 9.00 20 8 18.00 6 8 4.00 7 15 3.25 45.00 43.00 34.25 215.150 149.213 187.450 280.550 678 242 242 56
57 582 - YUSUF CLK 10 / B 15 12 12.00 14 7 12.25 4 5 2.75 10 12 7.00 43.00 36.00 34.00 214.125 165.838 199.088 262.263 681 243 243 57
58 838 - MELİS TONBALAK 10 / D 12 10 9.50 18 6 16.50 2 3 1.25 9 11 6.25 41.00 30.00 33.50 212.825 150.875 172.488 273.900 685 245 245 58
59 308 - AKADİR ALDATMAZ 10 / A 13 10 10.50 17 10 14.50 5 5 3.75 9 17 4.75 44.00 42.00 33.50 212.475 157.525 195.762 267.250 688 246 246 59
60 9123 - ALİ KARİP 10 / A 13 8 11.00 16 3 15.25 1 1 0.75 7 3 6.25 37.00 15.00 33.25 211.875 147.550 179.137 275.562 692 248 248 60
61 8585 - MELİSA YILMAZ 10 / F 13 8 11.00 15 9 12.75 3 2 2.50 8 4 7.00 39.00 23.00 33.25 211.700 164.175 190.775 258.938 694 249 249 61
62 567 - ELANUR ŞANDA 10 / C 16 13 12.75 16 13 12.75 10 8 8.00 4 18 -0.50 46.00 52.00 33.00 210.125 150.875 238.988 270.575 704 253 253 62
63 545 - AYŞENUR TÜYLEK 10 / E 15 13 11.75 14 7 12.25 3 1 2.75 10 16 6.00 42.00 37.00 32.75 209.900 159.188 197.425 260.600 709 255 255 63
64 840 - ARZU DELİCE 10 / D 16 11 13.25 15 11 12.25 5 8 3.00 9 19 4.25 45.00 49.00 32.75 209.725 149.213 209.062 270.575 711 256 256 64
65 3139 - NİSA ÖNER 10 / F 16 6 14.50 14 5 12.75 4 1 3.75 4 9 1.75 38.00 21.00 32.75 209.525 137.575 222.363 282.212 712 257 257 65
66 726 - MELEK OĞUZ 10 / A 18 11 15.25 15 15 11.25 3 9 0.75 10 19 5.25 46.00 54.00 32.50 208.900 140.900 207.400 277.225 719 259 259 66
67 300 - ASYA TEZCAN 10 / E 13 9 10.75 18 6 16.50 3 13 -0.25 8 12 5.00 42.00 40.00 32.00 207.750 132.588 170.825 282.212 726 261 261 67
68 3136 - HİRA ÇAKIR 10 / A 15 6 13.50 11 3 10.25 6 3 5.25 4 4 3.00 36.00 16.00 32.00 206.925 155.863 225.688 258.938 732 263 263 68
69 3132 - ZEYNEP AYKANAT 10 / E 14 14 10.50 19 11 16.25 4 8 2.00 7 16 3.00 44.00 49.00 31.75 206.700 134.250 184.125 278.888 734 264 264 69
70 562 - HAMZA PALTA 10 / B 14 11 11.25 14 8 12.00 4 4 3.00 9 15 5.25 41.00 38.00 31.50 205.675 155.863 195.762 255.613 742 266 266 70
71 914 - NAZ YAVUZER 10 / B 16 11 13.25 11 9 8.75 2 3 1.25 10 7 8.25 39.00 30.00 31.50 205.650 164.175 197.425 247.300 743 267 267 71
72 252 - ESMA NUR AĞYAR 10 / A 18 6 16.50 11 14 7.50 0 2 -0.50 10 8 8.00 39.00 30.00 31.50 205.500 150.875 207.400 260.600 744 268 268 72
73 15 - YAĞMUR BEKTAŞ 10 / A 16 12 13.00 13 15 9.25 4 3 3.25 10 16 6.00 43.00 46.00 31.50 205.475 162.512 209.062 248.963 745 269 269 73
74 829 - ELİF SAĞIR 10 / D 17 13 13.75 11 14 7.50 5 4 4.00 10 15 6.25 43.00 46.00 31.50 205.325 169.163 219.038 242.312 746 270 270 74
75 3135 - ELİF YÜLEK 10 / D 17 10 14.50 16 8 14.00 2 11 -0.75 7 15 3.25 42.00 44.00 31.00 204.025 117.625 192.438 290.525 757 275 275 75
76 814 - BAHRİ YILDIRIM 10 / C 14 16 10.00 10 20 5.00 9 8 7.00 13 17 8.75 46.00 61.00 30.75 202.850 205.738 214.050 200.750 766 277 277 76
77 8174 - ONUR OKUR 10 / A 11 7 9.25 15 4 14.00 4 14 0.50 9 9 6.75 39.00 34.00 30.50 202.725 149.213 165.838 255.613 767 278 278 77
78 593 - ESMA NUR ARI 10 / E 12 13 8.75 14 14 10.50 4 8 2.00 12 11 9.25 42.00 46.00 30.50 202.625 175.812 172.488 229.013 768 279 279 78
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Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.61 10.94 10.88 13.58 9.29 11.26 5.81 8.10 3.79 9.86 11.05 7.10 42.86 39.38 33.02 210.788 173.369 198.493 248.186
İl Ortalaması 13.62 10.77 10.92 13.47 9.11 11.20 5.45 7.06 3.69 9.60 10.41 7.00 42.15 37.35 32.81 210.091 172.071 198.167 248.112

Okul Ortalaması 13.23 10.48 10.61 13.65 8.64 11.49 2.97 6.04 1.46 7.69 10.57 5.05 37.54 35.73 28.61 196.058 144.271 181.211 247.967

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

79 808 - NUR AKSU 10 / C 16 9 13.75 12 7 10.25 2 4 1.00 9 14 5.50 39.00 34.00 30.50 202.225 144.225 199.088 260.600 770 281 281 79
80 781 - MELİSA TOPAL 10 / F 15 6 13.50 15 11 12.25 2 4 1.00 6 10 3.50 38.00 31.00 30.25 201.400 130.925 197.425 272.238 778 283 283 80
81 589 - İCLAL ŞEPİK 10 / A 14 11 11.25 15 8 13.00 1 6 -0.50 9 11 6.25 39.00 36.00 30.00 200.925 139.238 172.488 262.263 781 286 286 81
82 835 - MİNA ÖZTÜRK 10 / D 13 13 9.75 16 4 15.00 4 9 1.75 7 14 3.50 40.00 40.00 30.00 200.850 135.912 177.475 265.587 782 287 287 82
83 305 - NEVİN KÜÇÜK 10 / A 13 9 10.75 16 5 14.75 1 6 -0.50 6 5 4.75 36.00 25.00 29.75 200.125 129.262 169.163 270.575 791 290 290 83
84 0 - YAŞAR AKGÜL 10 / C 9 6 7.50 14 8 12.00 5 7 3.25 10 12 7.00 38.00 33.00 29.75 200.075 169.163 172.488 230.675 792 291 291 84
85 853 - EFE KAYIŞ 10 / D 13 13 9.75 15 10 12.50 4 7 2.25 9 15 5.25 41.00 45.00 29.75 199.950 150.875 180.800 248.963 794 292 292 85
86 825 - KEREM CAN 10 / B 12 13 8.75 13 6 11.50 2 7 0.25 11 9 8.75 38.00 35.00 29.25 198.550 160.850 160.850 235.662 804 295 295 86
87 78 - AYŞE KILINÇ 10 / D 13 16 9.00 12 9 9.75 5 7 3.25 11 15 7.25 41.00 47.00 29.25 198.225 170.825 182.463 225.688 806 296 296 87
88 877 - ÖZCAN 10 / B 15 6 13.50 15 8 13.00 2 8 0.00 6 14 2.50 38.00 36.00 29.00 197.250 117.625 190.775 277.225 814 298 298 88
89 225 - YASEMİN ELİFERLİ 10 / B 15 13 11.75 14 11 11.25 5 9 2.75 7 15 3.25 41.00 48.00 29.00 197.150 140.900 197.425 253.950 815 299 299 89
90 790 - ESMER SEVİM 10 / E 13 13 9.75 18 10 15.50 1 4 0.00 6 10 3.50 38.00 37.00 28.75 196.775 124.275 165.838 268.913 817 300 300 90
91 214 - AHMET KABAN 10 / E 13 17 8.75 18 12 15.00 3 4 2.00 6 12 3.00 40.00 45.00 28.75 196.675 134.250 172.488 258.938 818 301 301 91
92 55 - IRMAK KARTAL 10 / D 17 13 13.75 13 10 10.50 2 8 0.00 8 15 4.25 40.00 46.00 28.50 195.525 129.262 192.438 262.263 826 304 304 92
93 583 - ASYA TUTU 10 / E 14 12 11.00 15 8 13.00 1 6 -0.50 8 13 4.75 38.00 39.00 28.25 195.000 129.262 170.825 260.600 831 305 305 93
94 346 - ÖZGÜL GÖK 10 / B 15 8 13.00 16 9 13.75 0 0 0.00 3 7 1.25 34.00 24.00 28.00 193.900 109.312 187.450 278.888 836 307 307 94
95 244 - EREN DEMİR 10 / C 12 15 8.25 17 9 14.75 3 5 1.75 5 8 3.00 37.00 37.00 27.75 193.350 132.588 167.500 253.950 840 309 309 95
96 3123 - FATMA KÜPELİ 10 / D 16 10 13.50 10 9 7.75 3 1 2.75 6 9 3.75 35.00 29.00 27.75 192.725 144.225 209.062 242.312 848 312 312 96
97 864 - YASEMİN SEYHAN 10 / B 15 9 12.75 14 8 12.00 1 8 -1.00 6 10 3.50 36.00 35.00 27.25 191.475 117.625 179.137 265.587 855 314 314 97
98 875 - NUR ŞAHİN 10 / B 14 15 10.25 19 9 16.75 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 24.00 27.00 190.775 101.000 169.163 280.550 860 318 318 98
99 861 - ESMA NUR TANIN 10 / B 15 5 13.75 12 5 10.75 3 4 2.00 3 10 0.50 33.00 24.00 27.00 190.225 117.625 205.738 263.925 863 319 319 99

100 340 - BÜŞRA GÖKMEN 10 / C 15 7 13.25 13 8 11.00 2 2 1.50 3 8 1.00 33.00 25.00 26.75 189.475 117.625 199.088 262.263 869 321 321 100
101 881 - N BENGÜSU ANIL 10 / E 9 12 6.00 15 11 12.25 3 6 1.50 10 13 6.75 37.00 42.00 26.50 189.350 155.863 150.875 222.363 872 322 322 101
102 0 - ****R ME*İ* 10 / B 14 14 10.50 17 12 14.00 2 11 -0.75 7 18 2.50 40.00 55.00 26.25 188.275 112.638 165.838 263.925 878 323 323 102
103 3115 - NİLAY TOPRAK 10 / B 12 13 8.75 13 8 11.00 5 11 2.25 7 11 4.25 37.00 43.00 26.25 188.150 144.225 174.150 232.338 879 324 324 103
104 7538 - LİVANUR BİLİM 10 / 0 18 10 15.50 13 15 9.25 1 2 0.50 6 20 1.00 38.00 47.00 26.25 187.650 110.975 207.400 265.587 881 325 325 104
105 555 - KÜRŞAT BULDUK 10 / C 9 10 6.50 13 8 11.00 5 9 2.75 9 15 5.25 36.00 42.00 25.50 185.775 154.200 162.512 217.375 896 331 331 105
106 0 - İREM SAYEL 10 / F 12 9 9.75 13 10 10.50 3 1 2.75 6 14 2.50 34.00 34.00 25.50 185.450 135.912 184.125 235.662 898 332 332 106
107 858 - TUANAY BİLER 10 / C 17 11 14.25 10 19 5.25 2 8 0.00 8 9 5.75 37.00 47.00 25.25 184.425 139.238 195.762 230.675 903 335 335 107
108 3126 - NİLAYSU YAŞLAK 10 / C 15 14 11.50 11 14 7.50 2 11 -0.75 9 9 6.75 37.00 48.00 25.00 183.925 140.900 172.488 227.350 908 336 336 108
109 870 - GÖKÇE ÖZBERK 10 / D 14 15 10.25 11 5 9.75 3 9 0.75 7 11 4.25 35.00 40.00 25.00 183.900 134.250 174.150 234.000 909 337 337 109
110 797 - RÜSTEM SİNCAR 10 / A 14 11 11.25 15 14 11.50 3 8 1.00 5 15 1.25 37.00 48.00 25.00 183.775 115.963 182.463 252.287 911 338 338 110
111 3129 - NİL ASLAN 10 / F 9 14 5.50 14 10 11.50 0 0 0.00 10 9 7.75 33.00 33.00 24.75 183.600 152.537 137.575 214.050 914 340 340 111
112 485 - BEYZA TUFAN 10 / B 13 8 11.00 11 11 8.25 1 0 1.00 8 14 4.50 33.00 33.00 24.75 182.950 137.575 180.800 229.013 917 341 341 112
113 3120 - YİĞİTHAN YÜKSEL 10 / C 15 13 11.75 14 9 11.75 1 0 1.00 2 7 0.25 32.00 29.00 24.75 182.875 109.312 185.788 257.275 918 342 342 113
114 304 - SEFA KIYMACI 10 / E 9 11 6.25 18 8 16.00 2 11 -0.75 6 12 3.00 35.00 42.00 24.50 182.750 115.963 137.575 248.963 921 345 345 114
115 5468 - MEHMET ALİ ALBYRK 10 / F 8 6 6.50 11 4 10.00 0 1 -0.25 10 7 8.25 29.00 18.00 24.50 182.675 154.200 142.562 210.725 922 346 346 115
116 118 - ECE TANAÇAN 10 / A 9 7 7.25 12 5 10.75 0 0 0.00 7 2 6.50 28.00 14.00 24.50 182.575 144.225 149.213 220.700 923 347 347 116
117 836 - ELİF AYKAÇ 10 / D 14 15 10.25 16 7 14.25 1 9 -1.25 4 12 1.00 35.00 43.00 24.25 181.550 99.338 160.850 263.925 931 351 351 117
118 851 - BİLGE ÇETİN 10 / D 13 8 11.00 10 9 7.75 2 11 -0.75 10 15 6.25 35.00 43.00 24.25 181.425 137.575 169.163 225.688 932 352 352 118
119 857 - **KKUİN 10 / B 13 9 10.75 9 13 5.75 1 2 0.50 10 12 7.00 33.00 36.00 24.00 180.475 150.875 175.812 210.725 939 356 356 119
120 9003 - YAĞMUR YILMAZ 10 / F 12 8 10.00 10 6 8.50 0 0 0.00 6 3 5.25 28.00 17.00 23.75 179.750 135.912 167.500 224.025 942 357 357 120
121 10003 - HASAN DEMİR L 10 / F 12 11 9.25 14 9 11.75 4 3 3.25 1 6 -0.50 31.00 29.00 23.75 179.500 119.287 184.125 240.650 945 360 360 121
122 795 - IŞIK 10 / B 16 10 13.50 12 7 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28.00 17.00 23.75 179.400 101.000 190.775 258.938 946 361 361 122
123 61 - NURİ ATEŞ 10 / A 8 2 7.50 16 3 15.25 0 1 -0.25 1 0 1.00 25.00 6.00 23.50 179.175 105.987 149.213 252.287 947 362 362 123
124 578 - RASİM EKEN 10 / B 13 9 10.75 14 3 13.25 1 4 0.00 1 6 -0.50 29.00 22.00 23.50 178.825 97.675 172.488 260.600 950 364 364 124
125 860 - YAREN EYİLİKÇİ 10 / B 10 14 6.50 12 8 10.00 6 2 5.50 5 14 1.50 33.00 38.00 23.50 178.700 147.550 180.800 210.725 952 366 366 125
126 580 - ZEHRA DURAN 10 / B 16 12 13.00 11 15 7.25 5 15 1.25 6 16 2.00 38.00 58.00 23.50 178.475 122.612 195.762 235.662 954 367 367 126
127 127 - AYŞEGÜL BODUR 10 / B 10 10 7.50 12 3 11.25 2 6 0.50 6 8 4.00 30.00 27.00 23.25 178.250 130.925 154.200 225.688 957 369 369 127
128 0 - ELİSA DAŞ 10 / 0 11 12 8.00 13 10 10.50 5 3 4.25 5 18 0.50 34.00 43.00 23.25 177.825 132.588 182.463 224.025 963 372 372 128
129 556 - MAKBULE UYĞUR 10 / B 15 14 11.50 10 12 7.00 5 14 1.50 7 15 3.25 37.00 55.00 23.25 177.750 132.588 187.450 224.025 964 373 373 129
130 400 - SERHAT AYTEKİN 10 / C 16 12 13.00 6 16 2.00 3 9 0.75 10 13 6.75 35.00 50.00 22.50 175.125 150.875 192.438 200.750 979 381 381 130
131 5 - EFE YALÇIN 10 / F 12 10 9.50 15 12 12.00 1 1 0.75 1 4 0.00 29.00 27.00 22.25 174.625 105.987 169.163 243.975 983 382 382 131
132 240 - ÜMMÜHAN ONAL 10 / C 14 11 11.25 8 5 6.75 4 7 2.25 4 8 2.00 30.00 31.00 22.25 174.300 129.262 190.775 220.700 986 383 383 132
133 519 - İCLAL AKBULUT 10 / A 8 5 6.75 11 7 9.25 0 0 0.00 7 4 6.00 26.00 16.00 22.00 174.125 140.900 145.887 207.400 987 384 384 133
134 107 - ALMİNA SOY 10 / A 14 11 11.25 11 10 8.50 0 5 -1.25 6 10 3.50 31.00 36.00 22.00 173.800 115.963 167.500 232.338 989 385 385 134
135 313 - NUR KURAL 10 / B 11 16 7.00 13 10 10.50 3 11 0.25 7 12 4.00 34.00 49.00 21.75 173.225 129.262 149.213 217.375 995 388 388 135
136 872 - REYYAN ÇELİKCİ 10 / B 8 10 5.50 12 8 10.00 3 3 2.25 7 12 4.00 30.00 33.00 21.75 173.175 142.562 152.537 204.075 996 389 389 136
137 538 - EVVAL ÖZ 10 / A 14 13 10.75 7 12 4.00 1 6 -0.50 11 14 7.50 33.00 45.00 21.75 172.925 147.550 169.163 199.088 997 390 390 137
138 9002 - MELİSA ER 10 / F 15 12 12.00 11 18 6.50 2 4 1.00 7 19 2.25 35.00 53.00 21.75 172.650 122.612 187.450 224.025 998 391 391 138
139 760 - ALEYNA TÖPALEL 10 / F 13 14 9.50 13 16 9.00 2 6 0.50 6 15 2.25 34.00 51.00 21.25 171.250 119.287 167.500 224.025 1003 394 394 139
140 5478 - BERAT BİÇER 10 / F 3 8 1.00 11 4 10.00 2 3 1.25 11 9 8.75 27.00 24.00 21.00 171.175 167.500 115.963 174.150 1005 395 395 140
141 0 - DİLA 10 / A 10 2 9.50 5 7 3.25 2 3 1.25 10 11 7.25 27.00 23.00 21.25 171.175 157.525 172.488 185.788 1005 395 395 140
142 867 - PERİHAN ÖZİNCE 10 / B 12 8 10.00 11 6 9.50 3 5 1.75 2 9 -0.25 28.00 28.00 21.00 170.225 110.975 179.137 230.675 1012 398 398 142
143 10006 - DEFNE BAYRAKTAR 10 / F 8 11 5.25 12 5 10.75 3 2 2.50 4 7 2.25 27.00 25.00 20.75 169.775 132.588 152.537 207.400 1017 402 402 143
144 819 - DURDANE KURT 10 / C 13 5 11.75 10 10 7.50 0 2 -0.50 2 1 1.75 25.00 18.00 20.50 168.575 109.312 175.812 229.013 1021 403 403 144
145 859 - RİCARDO KUARESMA 10 / B 5 15 1.25 14 16 10.00 8 22 2.50 9 10 6.50 36.00 63.00 20.25 168.475 160.850 125.938 175.812 1023 404 404 145
146 803 - ESMA YILMAZ 10 / C 12 18 7.50 13 13 9.75 4 16 0.00 8 21 2.75 37.00 68.00 20.00 167.250 119.287 150.875 215.713 1026 407 407 146
147 755 - MELİSA U USOY 10 / A 13 12 10.00 13 10 10.50 0 6 -1.50 4 12 1.00 30.00 40.00 20.00 167.150 97.675 157.525 237.325 1027 408 408 147
148 0 - MEHMET KILINÇ 10 / F 11 11 8.25 13 9 10.75 0 0 0.00 1 1 0.75 25.00 21.00 19.75 166.325 105.987 155.863 227.350 1032 409 409 148
149 817 - MERVE YAMAN 10 / D 13 8 11.00 11 9 8.75 1 4 0.00 3 12 0.00 28.00 33.00 19.75 166.050 101.000 174.150 232.338 1034 410 410 149
150 3122 - EYLÜL TAĞ 10 / D 19 9 16.75 7 11 4.25 0 3 -0.75 2 12 -1.00 28.00 35.00 19.25 163.850 89.362 207.400 240.650 1050 420 420 150
151 3117 - RENAS 10 / F 17 12 14.00 5 2 4.50 0 2 -0.50 1 0 1.00 23.00 16.00 19.00 163.250 104.325 190.775 224.025 1056 423 423 151
152 3128 - LEYLA PARLAK 10 / B 11 17 6.75 11 11 8.25 2 11 -0.75 7 13 3.75 31.00 52.00 18.00 160.600 120.950 140.900 200.750 1065 429 429 152
153 3107 - AHMET MERCAN 10 / F 10 11 7.25 9 10 6.50 1 2 0.50 6 11 3.25 26.00 34.00 17.50 158.725 125.938 152.537 192.438 1080 435 435 153
154 172 - İREM 10 / A 10 12 7.00 7 10 4.50 1 0 1.00 7 8 5.00 25.00 30.00 17.50 158.700 140.900 154.200 177.475 1081 436 436 154
155 3112 - İKRA CEYLAN 10 / B 15 14 11.50 8 21 2.75 2 3 1.25 4 8 2.00 29.00 46.00 17.50 158.225 122.612 185.788 195.762 1084 438 438 155
156 807 - SELİN AKGÜL 10 / D 18 8 16.00 8 16 4.00 0 13 -3.25 5 18 0.50 31.00 55.00 17.25 157.375 82.713 185.788 234.000 1087 439 439 156



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Hatay DÖRTYOL Dörtyol Atatürk Anadolu Lisesi Bilfen 10.Sınıf Deneme Sınavı-2 41437 567 567 182

Ortalamalar
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan

Genel Ortalama 13.61 10.94 10.88 13.58 9.29 11.26 5.81 8.10 3.79 9.86 11.05 7.10 42.86 39.38 33.02 210.788 173.369 198.493 248.186
İl Ortalaması 13.62 10.77 10.92 13.47 9.11 11.20 5.45 7.06 3.69 9.60 10.41 7.00 42.15 37.35 32.81 210.091 172.071 198.167 248.112

Okul Ortalaması 13.23 10.48 10.61 13.65 8.64 11.49 2.97 6.04 1.46 7.69 10.57 5.05 37.54 35.73 28.61 196.058 144.271 181.211 247.967

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRK DİLİ VE ED SOSYAL BİLİMLER MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN SAYISAL EŞİT AĞIRLIK SÖZEL Genel İl İlçe Kurum
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Puan Puan Puan Sıra Sıra Sıra Sıra

157 8756 - MEHMET EMİR UÇMAN 10 / A 8 15 4.25 11 8 9.00 1 11 -1.75 7 14 3.50 27.00 48.00 15.00 150.750 112.638 117.625 189.113 1125 451 451 157
158 167 - CEMRE GEREZ 10 / C 4 7 2.25 11 17 6.75 5 9 2.75 5 7 3.25 25.00 40.00 15.00 150.500 140.900 134.250 160.850 1128 452 452 158
159 868 - AYSİMA SOLMAZ 10 / A 5 7 3.25 12 1 11.75 0 0 0.00 1 5 -0.25 18.00 13.00 14.75 149.825 99.338 122.612 200.750 1131 453 453 159
160 3116 - DCPIM AZPA 10 / E 8 14 4.50 13 9 10.75 2 9 -0.25 3 14 -0.50 26.00 46.00 14.50 148.875 96.013 129.262 202.413 1136 456 456 160
161 0 - BUSRA DASBAS 0 / 0 8 10 5.50 13 17 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 21.00 27.00 14.25 147.900 101.000 137.575 195.762 1143 458 458 161
162 140 - NİSA GÖRGEN 10 / B 10 6 8.50 9 13 5.75 0 0 0.00 1 4 0.00 20.00 23.00 14.25 147.600 101.000 157.525 195.762 1147 460 460 162
163 3109 - ELA 10 / B 9 14 5.50 10 7 8.25 2 2 1.50 1 9 -1.25 22.00 32.00 14.00 146.900 102.662 147.550 192.438 1153 465 465 163
164 777 - FATMA ATMACA 10 / C 4 14 0.50 10 11 7.25 4 10 1.50 8 14 4.50 26.00 49.00 13.75 146.550 140.900 114.300 152.537 1154 466 466 164
165 686 - NİSA ÇALIŞKAN 10 / F 6 3 5.25 5 4 4.00 1 0 1.00 5 6 3.50 17.00 13.00 13.75 146.125 130.925 142.562 162.512 1158 468 468 165
166 3113 - YUSUF ALİ CAN 10 / B 10 8 8.00 11 10 8.50 2 13 -1.25 3 18 -1.50 26.00 49.00 13.75 146.075 82.713 145.887 210.725 1159 469 469 166
167 855 - ARDA MERMER 10 / D 7 17 2.75 9 9 6.75 3 7 1.25 6 16 2.00 25.00 49.00 12.75 142.950 122.612 127.600 164.175 1172 475 475 167
168 171 - EMİNE GÜNAL 10 / A 9 5 7.75 5 1 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 14.00 6.00 12.50 141.725 101.000 152.537 184.125 1184 481 481 168
169 197 - EBRAR TOK 10 / A 8 10 5.50 7 1 6.75 0 0 0.00 0 0 0.00 15.00 11.00 12.25 141.100 101.000 137.575 182.463 1186 483 483 169
170 3125 - EMRE ÖZGÜN 10 / D 8 18 3.50 10 15 6.25 3 5 1.75 5 18 0.50 26.00 56.00 12.00 140.275 115.963 135.912 165.838 1189 484 484 170
171 810 - YÜCEL TEKİN 10 / F 10 9 7.75 8 15 4.25 2 9 -0.25 3 11 0.25 23.00 44.00 12.00 140.050 101.000 150.875 180.800 1191 485 485 171
172 5891 - TS RIZA ARDA GENÇ 10 / F 5 7 3.25 5 6 3.50 1 10 -1.50 8 7 6.25 19.00 30.00 11.50 138.925 132.588 112.638 145.887 1195 488 488 172
173 3110 - ANDERSON TALİSCAA 10 / B 8 19 3.25 10 14 6.50 3 27 -3.75 9 16 5.00 30.00 76.00 11.00 137.450 109.312 97.675 165.838 1201 489 489 173
174 679 - AHMET TAHA YANAL 10 / F 5 12 2.00 11 5 9.75 0 7 -1.75 2 4 1.00 18.00 28.00 11.00 137.375 96.013 102.662 179.137 1202 490 490 174
175 5999 - MERYEM KAYA 10 / F 6 15 2.25 11 15 7.25 2 14 -1.50 6 14 2.50 25.00 58.00 10.50 135.625 107.650 105.987 164.175 1215 498 498 175
176 800 - C 10 / 0 12 7 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12.00 7.00 10.25 133.825 101.000 169.163 169.163 1224 502 502 176
177 863 - BAHA EKİN 10 / C 9 9 6.75 0 0 0.00 2 10 -0.50 4 16 0.00 15.00 35.00 6.25 120.625 97.675 142.562 145.887 1288 525 525 177
178 3118 - BUSE KOÇ 10 / F 4 9 1.75 5 12 2.00 0 0 0.00 2 2 1.50 11.00 23.00 5.25 117.675 110.975 112.638 125.938 1299 528 528 178
179 0 - ELİF ŞAHİN 10 / F 5 8 3.00 0 0 0.00 3 5 1.75 1 6 -0.50 9.00 19.00 4.25 113.975 109.312 132.588 120.950 1316 534 534 179
180 0 - HAZA ABALI 10 / A 3 9 0.75 3 4 2.00 0 3 -0.75 2 4 1.00 8.00 20.00 3.00 110.200 102.662 101.000 119.287 1329 538 538 180
181 865 - ZEYNEP PEKÖZ 10 / B 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2.00 2.00 1.50 104.950 101.000 110.975 110.975 1352 542 542 181
182 499 - OSAYİ SAMUEL 10 / B 0 3 -0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 3.00 -0.75 97.525 101.000 96.013 96.013 1382 551 551 182


