
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

1 0 KEREM ASLANN 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 7 0 7,00 4 2 3,50 4 1 3,75 102 14 98,50 435,783 90

2 732 ENES ABACIOĞLU 12A 34 4 33,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 26 3 25,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 87 15 83,25 389,255 662

3 613 AHMET CAN TESBİ 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 25 2 24,50 9 0 9,00 1 6 -0,50 6 1 5,75 3 2 2,50 89 24 83,00 389,038 670

4 7819 SENA ERGİN 12A 35 5 33,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 25 2 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 87 16 83,00 388,613 682

5 740 MUHAMMET ERGİN 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 4 23,00 8 0 8,00 6 1 5,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 86 23 80,25 380,795 883

6 748 HÜSEYİN GÜNGÖR 12A 34 5 32,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 3 24,25 5 0 5,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 85 20 80,00 379,483 921

7 236 Y DİLAY 12B 31 7 29,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 3 22,25 6 1 5,75 4 2 3,50 5 0 5,00 3 0 3,00 83 20 78,00 374,218 1104

8 704 HZ ABDULLAH 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 82 19 77,25 371,443 1187

9 784 ELİF KARTAL 12A 33 7 31,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 3 25,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 83 23 77,25 371,343 1191

10 862 TUĞÇE CAN 12A 31 4 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 24 6 22,50 1 1 0,75 4 3 3,25 1 1 0,75 3 0 3,00 80 17 75,75 367,145 1330

11 9782 NİSA PEKÖZ 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 26 2 25,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 81 21 75,75 366,953 1336

12 511 GÜLSE DAŞ 12C 35 5 33,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 25 3 24,25 6 0 6,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 80 18 75,50 365,753 1388

13 690 YAHYA BAYLAM 12A 26 11 23,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 26 2 25,50 4 1 3,75 5 1 4,75 2 4 1,00 5 1 4,75 81 25 74,75 365,143 1416

14 767 BİLAL ÖZÜREN 12A 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 26 4 25,00 8 0 8,00 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 81 25 74,75 365,023 1421

15 0 SILA ÇAKMAK 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 25 3 24,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 79 15 75,25 364,878 1428

16 603 ÖZGE ÇETİN 12A 28 7 26,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 25 1 24,75 5 0 5,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 78 17 73,75 361,533 1572

17 572 KUZUCULUDELİÇAY 12B 29 6 27,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 22 3 21,25 3 0 3,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 4 0,00 78 17 73,75 361,390 1574

18 751 EGEMEN AVAN   30 6 28,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 21 6 19,50 6 1 5,75 6 0 6,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 78 21 72,75 358,240 1688

19 7048 BEYZA ÖTER 12A 33 6 31,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 21 5 19,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 6 1 5,75 2 3 1,25 78 21 72,75 357,900 1703

20 278 ENİSE NUR GÖKÇE 12A 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 8 19,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 80 36 71,00 353,358 1913

21 359 ARİF DURAN 12C 34 4 33,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 0 2,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 75 16 71,00 352,270 1963

22 761 EMİN 12B 29 5 27,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 24 3 23,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 73 11 70,25 350,808 2025

23 727 ELBER ARDA BATEMAN 12A 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 1 1 0,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 75 19 70,25 350,358 2048

24 827 NURŞEN BAYSAL 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 25 4 24,00 2 2 1,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 78 32 70,00 350,055 2067

25 691 TUNA ATEŞOĞLU 12B 26 8 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 23 4 22,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 2 1,50 1 3 0,25 75 24 69,00 347,510 2205

26 624 AHMET 12C 33 4 32,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 20 3 19,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 72 13 68,75 345,755 2281

27 720 FURKAN KILINÇ 12B 30 7 28,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 4 21,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 73 20 68,00 343,878 2382

28 699 AZRA AKKAYA 12D 33 4 32,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 25 1 24,75 1 0 1,00 70 9 67,75 342,485 2454

29 912 ŞÜKRAN SEÇER 12A 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 5 21,75 4 2 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 2 1 1,75 75 33 66,75 340,828 2549
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

30 610 TOPRAK 12B 34 4 33,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 17 3 16,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 70 15 66,25 337,875 2743

31 314 EDA SAKİN 12B 30 7 28,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 22 6 20,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 71 20 66,00 337,698 2750

32 880 MERVE HATİPOĞLU 12D 27 7 25,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 69 13 65,75 337,423 2766

33 780 AHSEN 12B 29 6 27,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 69 13 65,75 337,210 2777

34 714 SELEN ÇAKMAK 12A 26 8 24,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 24 2 23,50 7 1 6,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 71 22 65,50 336,790 2801

35 612 EBRAR ŞAKİR 12D 33 6 31,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 23 3 22,25 69 14 65,50 335,715 2862

36 830 ALP KONAKALP 12C 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 8 13,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 5 0,75 2 4 1,00 73 31 65,25 335,243 2886

37 734 ARDA ÇELEBİ 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 19 6 17,50 2 3 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 73 32 65,00 334,720 2918

38 0 MHMMT YILDIRIM 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 20 6 18,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 1 0 1,00 69 17 64,75 334,090 2960

39 826 IRMAK KILINÇ 12B 30 8 28,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 1 16,75 5 1 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 69 18 64,50 333,300 2997

40 662 NAZ ÇENGEL 12 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 1 0 1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 70 22 64,50 333,068 3019

41 350 ENES AĞCA 12D 28 10 25,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 69 20 64,00 332,065 3072

42 669 ESMA SU 12 32 4 31,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 21 7 19,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 69 21 63,75 330,565 3165

43 679 HATİCE   26 10 23,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 22 3 21,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 1 0,75 69 24 63,00 329,475 3234

44 605 EREN AKINCI 12C 26 8 24,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 5 16,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 68 20 63,00 329,230 3251

45 772 ENES ERDEN 12B 29 5 27,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 2 13,50 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 3 0 3,00 65 10 62,50 327,493 3353

46 745 TARIK ERDEM 12D 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 20 5 18,75 4 1 3,75 2 0 2,00 67 19 62,25 326,858 3396

47 743 ZEYNEP TATAR 12C 23 16 19,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 22 4 21,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 69 29 61,75 326,275 3436

48 739 ÖNDER DURAN 12C 34 3 33,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 6 11,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 66 15 62,25 325,793 3462

49 710 METİN ÖLMEZ 12D 33 4 32,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 18 4 17,00 1 0 1,00 65 12 62,00 325,120 3501

50 824 YUSUF DEMİRTAŞ 12C 27 6 25,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 19 2 18,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 1 1,75 65 15 61,25 323,930 3572

51 0 UTKU ÇELEBİ 12A 24 11 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 6 18,50 3 2 2,50 4 3 3,25 1 3 0,25 1 4 0,00 69 32 61,00 323,598 3590

52 717 İKBALE GÖZÜBÜYÜK 12A 27 7 25,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 20 2 19,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 66 20 61,00 323,048 3632

53 963 ZEYNEP 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 1 0 1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 1 2 0,50 66 21 60,75 322,135 3687

54 625 KÜB * BAHTİYAR 12F 34 4 33,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 64 13 60,75 321,245 3724

55 756 EREN AKKAYA 12A 27 10 24,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 19 3 18,25 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 66 24 60,00 320,195 3811

56 614 HÜSEYİN ÇINAR 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 8 14,00 2 0 2,00 1 2 0,50 66 23 60,25 320,075 3815

57 766 NUR ANIL 12B 25 11 22,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 23 0 23,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 65 22 59,50 318,918 3897

58 262 İLKER YILDIRIM 12B 27 7 25,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 3 15,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 1 0 1,00 1 3 0,25 65 22 59,50 318,598 3922
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

59 738 NAZLI GÜLBAHAR 12C 28 9 25,75 2 0 2,00 4 1 3,75 19 3 18,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 64 19 59,25 317,808 3985

60 598 REYHAN KESKİN 12A 33 7 31,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 17 4 16,00 2 0 2,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 66 27 59,25 316,843 4055

61 661 BİLGE BORAZAN 12A 30 3 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 16 6 14,50 3 0 3,00 1 2 0,50 62 12 59,00 316,518 4084

62 703 YAĞMUR TOPRAK 12C 23 16 19,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 21 5 19,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 66 30 58,50 316,430 4095

63 715 BAHADIR GÜLTEKİN 12B 24 12 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 22 4 21,00 5 1 4,75 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 67 35 58,25 315,325 4175

64 741 MUTTALİP OPÇİN 12A 29 6 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 13 2 12,50 4 1 3,75 1 0 1,00 61 12 58,00 313,775 4276

65 731 SİNEM TOKSOY 12D 24 11 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 18 1 17,75 1 1 0,75 1 0 1,00 61 15 57,25 312,173 4385

66 902 H İBRAHİM ÇİÇEK 12F 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 7 15,25 1 1 0,75 63 22 57,50 311,913 4403

67 742 MERVE DEMİR 12F 32 8 30,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 2 15,50 1 0 1,00 60 12 57,00 310,280 4516

68 910 TAYFUR EKREN 12C 24 8 22,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 19 4 18,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 62 22 56,50 310,070 4527

69 616 MESUDE ÖZKAN 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 3 -0,75 61 16 57,00 310,015 4534

70 39 AZİZ TÜRKOĞLU 12F 32 2 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 59 10 56,50 308,535 4627

71 0 AYŞE KAÇAR 12D 28 7 26,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 18 3 17,25 59 11 56,25 308,463 4635

72 778 UYGAR AKYOL 12B 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 22 3 21,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 62 24 56,00 308,228 4648

73 391 TAHA BOZKURT 12C 27 5 25,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 20 4 19,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 59 12 56,00 307,783 4676

74 737 SALİHA SENA CAN 12B 26 9 23,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 18 5 16,75 5 1 4,75 6 0 6,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 62 26 55,50 306,763 4767

75 0 BOZKÜRD 12 15 5 13,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 20 4 19,00 5 1 4,75 1 2 0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 60 20 55,00 306,593 4776

76 235 ZEHRA KARKIN 12D 25 14 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 61 24 55,00 305,295 4882

77 692 ESLEM AZBAV 12B 28 9 25,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 16 4 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 59 19 54,25 302,698 5098

78 658 EKİN CEYLAN 12C 29 8 27,00 2 2 1,50 4 0 4,00 21 4 20,00 1 4 0,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 59 19 54,25 302,395 5121

79 694 ASLIHAN AYHAN 12C 30 6 28,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 15 5 13,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 58 17 53,75 300,830 5243

80 615 EFE 12E 30 7 28,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 14 3 13,25 2 1 1,75 58 17 53,75 300,653 5269

81 709 ZÜMRÜT SEZEN 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 56 11 53,25 298,688 5448

82 5 NURCENNET 12A 32 7 30,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 57 16 53,00 298,218 5483

83 697 TUANA DOĞAN 12D 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 57 16 53,00 298,170 5486

84 744 BADE DEMİREL 12C 29 5 27,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 11 2 10,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 1 1,75 56 15 52,25 296,418 5627

85 345 SİNEM ALKAN 12B 24 7 22,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 17 4 16,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 56 16 52,00 296,398 5628

86 676 EZEL CENGİZ 12E 24 12 21,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 1 1 0,75 56 19 51,25 294,075 5815

87 0 SEFA 12B 25 6 23,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 15 51,25 293,790 5844
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

88 0 MERHABA HİB 12 29 6 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 55 15 51,25 293,310 5885

89 617 FİLİZ TAVUKÇU 12D 31 3 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 0 9,00 53 7 51,25 292,843 5915

90 663 TUĞÇE ÖZDEMİR 12F 34 4 33,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 53 7 51,25 292,525 5952

91 747 CEMRE SU ÇELEBİ 12C 23 12 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 21 4 20,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 56 24 50,00 290,480 6159

92 689 ARİF ÖNAL 12C 24 12 21,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 18 5 16,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 58 32 50,00 290,480 6159

93 705 BÜŞRA AVCI 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 56 23 50,25 290,418 6165

94 618 ZEYNE  ŞAHİN 12D 27 10 24,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 13 3 12,25 1 0 1,00 54 16 50,00 289,815 6209

95 571 BEGÜM   30 9 27,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 58 32 50,00 289,533 6240

96 650 ŞEVVAL MENTEŞE 12A 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 12 8 10,00 2 0 2,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 58 33 49,75 289,078 6288

97 759 VELİ ÇELİKCİ 12D 29 9 26,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 12 8 10,00 55 21 49,75 288,768 6320

98 729 HİLAL ÇİZMELİ 12A 29 6 27,50 18 2 17,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 9 49,75 288,740 6324

99 0 BETÜL 12B 27 13 23,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 16 5 14,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 57 31 49,25 287,698 6419

100 0 SAMİ ACR 12B 22 9 19,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 3 18,25 5 0 5,00 52 12 49,00 287,413 6446

101 904 İREM NAZ KERTMEN 12F 29 10 26,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 54 19 49,25 287,330 6455

102 626 AŞKIN TAHA SOYSAL 12F 31 9 28,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 13 5 11,75 54 19 49,25 286,998 6483

103 632 ELİF SILA UZUN 12A 22 6 20,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 16 5 14,75 2 1 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 56 29 48,75 286,650 6508

104 735 TÜRKAN BÖLÜKBAŞI 12D 33 3 32,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 50 3 49,25 286,543 6510

105 889 ÖZGÜL SUVARİ 12D 26 11 23,25 1 4 0,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 12 1 11,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 53 18 48,50 285,558 6605

106 606 AKGÜL SAĞIR 12D 31 7 29,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 6 3,50 52 14 48,50 284,668 6707

107 852 EZGİ 12F 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 53 20 48,00 283,808 6797

108 758 ELANUR BABAOĞLAN 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 52 17 47,75 282,783 6912

109 323 BİLAL K 12C 22 14 18,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 4 18,00 3 4 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 54 27 47,25 282,410 6944

110 642 YÜSRA TÜRK 12F 29 8 27,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 14 47,50 281,960 6985

111 687 M ELİF 12B 25 9 22,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 15 3 14,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 51 15 47,25 281,878 6996

112 608 NİSANUR KAYA 12B 21 15 17,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 6 10,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 53 25 46,75 281,133 7066

113 728 MUSTAFA EGE ÖZEL 12C 22 15 18,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 25 46,75 280,823 7106

114 343 EMİNE KOZZAK 11H 25 14 21,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 21 46,75 280,410 7145

115 678 SENA ÖZDEMİR   27 11 24,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 12 5 10,75 51 18 46,50 279,278 7255

116 0 MUSTAFA 12 21 5 19,75 18 0 18,00 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 47 5 45,75 277,678 7405
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

117 664 TUĞÇE TOPRAK 12C 25 10 22,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 14 5 12,75 5 1 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 51 21 45,75 277,480 7424

118 667 YAREN AVCI 12C 28 5 26,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 13 5 11,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 51 20 46,00 277,463 7428

119 66 PELİN KULER 12D 26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 15 3 14,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 53 29 45,75 277,208 7448

120 682 EZGİ ERDOĞAN 12F 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 13 0 13,00 50 17 45,75 277,175 7452

121 463 NİSAN BAYSAL 11H 32 7 30,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 12 46,00 277,018 7476

122 753 ZEYNEP BAŞAR 12B 28 7 26,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 4 11,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 49 14 45,50 276,108 7594

123 145 EMİN ÖZKÖK 12C 22 8 20,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 20 5 18,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 51 23 45,25 276,005 7604

124 628 İREM BÜLBÜL 12D 27 8 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 11 5 9,75 1 0 1,00 50 19 45,25 275,405 7673

125 897 OĞUZHAN ÖZSOY 12E 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 49 16 45,00 274,575 7776

126 653 GAMZE ATEŞ 12F 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 3 10,25 49 17 44,75 274,090 7842

127 629 MEHMET SERT 12F 25 12 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 3 5,25 48 16 44,00 272,020 8048

128 722 SUDENAZ ATICI 12C 23 5 21,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 15 4 14,00 46 9 43,75 271,298 8110

129 651 SUDE AYDIN 12E 31 6 29,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 10 4,50 1 1 0,75 50 24 44,00 271,045 8146

130 681 ÖMER TUNA 12F 24 12 21,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 11 3 10,25 48 18 43,50 270,640 8198

131 659 İREM EMİK 12D 26 11 23,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 10 8 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 26 43,50 270,418 8222

132 344 AYBÜKE ÇETİN 12C 22 14 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 3 3 2,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 50 27 43,25 270,390 8227

133 365 KORAY KAHRAMAN 12B 19 3 18,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 17 7 15,25 47 15 43,25 270,243 8243

134 0 ZEYNEP KAPLAN 12E 30 9 27,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 48 18 43,50 269,803 8292

135 815 BEYZA UYMAZ 12B 25 12 22,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 9 3 8,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 48 20 43,00 269,070 8372

136 103 HİFA CEYLAN 11H 25 11 22,25 20 1 19,75 1 0 1,00 46 12 43,00 268,968 8385

137 671 HAYRUNİSA YILDIZ 12F 26 9 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 1 1 0,75 48 20 43,00 268,803 8403

138 621 BUĞRAHAN TUYĞUN 12C 23 15 19,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 9 6 7,50 4 3 3,25 2 4 1,00 1 3 0,25 52 37 42,75 268,783 8405

139 646 ZEHRA KI 12B 22 16 18,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 14 5 12,75 1 0 1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 51 35 42,25 267,345 8550

140 718 İREM KESİK 12E 27 3 26,25 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 7 3 6,25 44 6 42,50 266,938 8595

141 609 GÜLCAN KARA 12E 29 9 26,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 9 3 8,25 46 15 42,25 266,118 8670

142 108 KÜBRA MUCUK 12D 30 9 27,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 1 5,75 46 15 42,25 265,988 8684

143 371 SELİN ORDU 12B 26 9 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 4 6,00 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 48 25 41,75 265,078 8775

144 439 NEHİR AYDOĞAN 11H 22 17 17,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 49 31 41,25 264,238 8891

145 517 BARİS DUĞAN 12F 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 48 26 41,50 264,180 8896
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

146 0 BEYZA 12 20 10 17,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 4 9,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 46 20 41,00 263,795 8950

147 913 AHMET ÖZCAN FİLKÖPRÜ12F 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 48 27 41,25 263,425 8985

148 683 SILA BİÇER 12F 25 11 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 1 6,75 1 1 0,75 1 1 0,75 46 20 41,00 262,988 9021

149 647 EBRAR MORCA 12D 24 7 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 10 4 9,00 44 12 41,00 262,928 9025

150 584 GÖKTUĞ IŞIK 11H 21 11 18,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 9 2 8,50 1 0 1,00 45 17 40,75 262,733 9050

151 622 BEYZA GÜMÜŞ 12F 26 7 24,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 8 3 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 45 17 40,75 261,943 9153

152 0 MESSİ   21 19 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 48 31 40,25 261,443 9201

153 604 İCLAL DAĞLI 12F 26 10 23,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 11 6 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 23 40,25 260,530 9309

154 470 NİSA NUR AŞKAROĞLU 11H 24 15 20,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 3 0,25 1 1 0,75 46 24 40,00 260,208 9334

155 0 ZNK 12 30 6 28,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 44 15 40,25 259,950 9366

156 708 AHMAD MAHSİ N   19 17 14,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 14 7 12,25 2 0 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 48 36 39,00 257,963 9594

157 897 YİĞİT SERT 12F 25 14 21,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 7 2 6,50 44 19 39,25 257,740 9624

158 698 SEDANUR GEZİCİ 12C 27 9 24,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 9 3 8,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 19 39,25 257,338 9675

159 901 ELİF PEMBECİ 12F 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 45 24 39,00 256,890 9725

160 3159 EBRU İREM KUZU 11H 21 17 16,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 10 5 8,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 30 38,50 256,033 9822

161 779 ZUHAL ARTUÇ 12E 29 9 26,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 6 2 5,50 42 13 38,75 255,548 9877

162 895 RANA CEYLAN 12F 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 7 5,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 46 31 38,25 254,550 10007

163 654 BEYZA ÇAKICI 12E 25 5 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 9 2 8,50 41 11 38,25 254,428 10020

164 897 FURKAN 12C 12 4 11,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 15 7 13,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 43 23 37,25 253,155 10166

165 716 EMİNE TAMUK 12E 24 13 20,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 41 14 37,50 252,553 10232

166 644 YUSUF OCAK 12F 18 20 13,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 14 9 11,75 1 1 0,75 45 38 35,50 247,520 10810

167 3701 SEDEF ASLAN 11H 28 8 26,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 40 16 36,00 247,340 10827

168 601 MEHMET ALİ BULUÇ 11H 25 9 22,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 41 21 35,75 247,008 10866

169 627 FULYA 12E 20 8 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 7 1 6,75 38 13 34,75 244,605 11133

170 677 ABDULLAH ASLAN 12F 22 17 17,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 3 6,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 31 34,25 243,118 11290

171 631 GİZEM MAĞRA 12F 20 20 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 36 34,00 242,720 11338

172 0 NİSA 12C 21 13 17,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 43 36 34,00 242,493 11365

173 896 YAĞMUR BALDIRAN 12F 22 14 18,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 39 20 34,00 242,315 11387

174 553 UTKU ALİ SARAR 12C 13 11 10,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 20 5 18,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 26 33,50 241,788 11456
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

175 9874 MUSTAFA ÖNDÜÇ 12F 22 11 19,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 6 2 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 40 25 33,75 241,453 11490

176 468 TAHA AHMET TEKİN 11H 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 40 25 33,75 240,980 11542

177 887 ASİYE TEKEREK 12E 25 12 22,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 38 18 33,50 240,310 11624

178 680 CEREN SEYHAN 12F 18 22 12,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 42 37 32,75 239,230 11739

179 909 E 12E 24 9 21,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 6 0 6,00 37 16 33,00 238,833 11778

180 505 KAYRA DUMAN 11H 22 12 19,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 39 25 32,75 238,435 11824

181 0 NİSA   23 8 21,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 35 9 32,75 238,175 11849

182 670 TUANA ÇETİN 12E 21 13 17,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 8 1 7,75 37 18 32,50 237,843 11885

183 467 YUSUF ARSLAN 11H 22 11 19,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 38 22 32,50 237,648 11914

184 0 EMRE 12E 23 12 20,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 18 32,50 237,530 11932

185 660 ELİF SARAÇOĞLU 12E 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 37 18 32,50 237,290 11953

186 823 NİSA ÖZEREN 12B 18 7 16,25 2 0 2,00 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 35 15 31,25 234,283 12287

187 602 GÖKÇE GÜN 12F 20 15 16,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 7 1 6,75 35 19 30,25 231,243 12621

188 114 TUANA TÜRKOĞLU 11H 19 10 16,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 7 5 5,75 1 0 1,00 1 0 1,00 34 16 30,00 230,535 12692

189 0 BUSE   20 7 18,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 32 8 30,00 230,228 12724

190 975 İSMAİL KAPLAN 12E 19 21 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 1 4,75 37 29 29,75 230,058 12744

191 685 EZEL KARAER 12A 18 21 12,75 5 0 5,00 8 5 6,75 3 0 3,00 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 39 38 29,50 229,513 12811

192 0 HÜSEYİN ALBIYIK 12F 16 15 12,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 12 5 10,75 36 26 29,50 229,498 12815

193 0 ELİF SU E PAKSOY 11F 20 13 16,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 34 18 29,50 228,953 12872

194 638 ZEYNEP DER 12F 20 20 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 37 28,75 226,865 13114

195 595 CANSU 11 12 4 11,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 31 11 28,25 225,925 13206

196 421 AYŞE NUR ARI 11H 23 16 19,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 31 28,25 224,845 13313

197 665 ESMA UĞUR 12E 16 9 13,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 16 28,00 224,753 13317

198 635 AYS MA DEVECİ 11H 24 15 20,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 31 28,25 224,683 13319

199 634 ÜLKÜ YAĞMUR ÖZER 11H 20 18 15,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 8 3 7,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 38 40 28,00 224,615 13322

200 915 EDA FATMA ÖZ 12C 13 14 9,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 11 2 10,50 1 1 0,75 34 25 27,75 224,600 13324

201 597 ZÜLEYHA AKSU 11H 20 8 18,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 16 28,00 224,220 13361

202 0 ŞEVVAL 12 18 15 14,25 4 1 3,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 38 41 27,75 223,883 13394

203 332 11H 19 9 16,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 18 27,50 222,893 13500
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

204 303 AYLIN KASEM 12C 22 9 19,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 14 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 36 36 27,00 221,013 13683

205 656 ASAF YILDIZ 12F 14 26 7,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 12 9 9,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 37 49 24,75 215,770 14137

206 217 ALP TÜRKOĞLU 12E 16 7 14,25 3 2 2,50 2 0 2,00 6 1 5,75 27 10 24,50 214,138 14280

207 357 EKİN TUNA 12E 17 23 11,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 33 36 24,00 213,018 14370

208 381 DAMLA KARA 12E 19 21 13,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 30 26 23,50 211,183 14523

209 831 AZAD YILMAZ 12 19 6 17,50 5 1 4,75 24 7 22,25 209,195 14689

210 136 AVCI 12C 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 12 2 11,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 16 22,00 208,430 14767

211 636 DOĞUŞ TELLİ 11H 16 18 11,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 36 22,00 206,975 14883

212 908 ELİF ASLAN 12C 14 20 9,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 11 4,25 2 4 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 34 49 21,75 206,645 14908

213 9388 MEHMET UÇKAN 12E 15 21 9,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 6 1 5,75 28 27 21,25 204,908 15043

214 746 ALPEREN SARICAN 12C 8 28 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 38 74 19,50 201,120 15313

215 451 EBRU ÇETİN 11H 17 20 12,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 30 41 19,75 200,075 15395

216 590 AHMET EREN GÜL 11H 14 13 10,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 19 19,25 198,728 15491

217 982 DURUKAN TEKELİ 12F 11 21 5,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 7 2 6,50 26 31 18,25 196,368 15644

218 513 EMİR KAĞAN SARAÇ 11H 11 6 9,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 20 9 17,75 194,370 15765

219 7986 CENNET LAÇİN 12F 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 0 10 -2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 38 82 17,50 192,688 15862

220 898 MUSTAFA KESKİN 12F 7 27 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 11 10 8,50 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 32 69 14,75 186,623 16206

221 675 İSMAİL KARADAĞ 12F 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 10 6 8,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 18 14 14,50 185,545 16252

222 409 YİĞİT GÜNEŞ 11H 8 14 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 19 23 13,25 181,430 16416

223 361 ÇAĞRI KARAYANIK   9 7 7,25 6 2 5,50 15 9 12,75 179,563 16496

224 374 BERFİN 11H 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 13 8,75 167,983 16892

225 885 HALİT SEYHAN ÇELİK 12E 3 4 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 10 9 7,75 165,145 16983

226 893 EREN CAN ULAŞ 12F 11 29 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 16 44 5,00 156,613 17193

227 0 ALPEREN GÜDER 12E 11 27 4,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 15 43 4,25 154,283 17247

228 392 OZAN HANAS 12E 4 3 3,25 4 3 3,25 151,393 17311

229 406 VEYSEL CAN ŞANLI 12E 4 13 0,75 4 13 0,75 144,168 17465

230 0   0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
  11 11F 11H 12 12A 12B 12C 12D 12E 12F

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  11 11F 11H 12 12A 12B 12C



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF:   

KATILIMLAR

1 751 EGEMEN AVAN   30 6 28,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 21 6 19,50 6 1 5,75 6 0 6,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 78 21 72,75 358,240 1688

2 679 HATİCE   26 10 23,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 22 3 21,25 2 0 2,00 3 2 2,50 4 2 3,50 1 1 0,75 69 24 63,00 329,475 3234

3 571 BEGÜM   30 9 27,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 4 0 4,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 58 32 50,00 289,533 6240

4 678 SENA ÖZDEMİR   27 11 24,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 12 5 10,75 51 18 46,50 279,278 7255

5 0 MESSİ   21 19 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 48 31 40,25 261,443 9201

6 708 AHMAD MAHSİ N   19 17 14,75 2 2 1,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 2 2,50 14 7 12,25 2 0 2,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 0 2,00 48 36 39,00 257,963 9594

7 0 NİSA   23 8 21,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 35 9 32,75 238,175 11849

8 0 BUSE   20 7 18,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 32 8 30,00 230,228 12724

9 361 ÇAĞRI KARAYANIK   9 7 7,25 6 2 5,50 15 9 12,75 179,563 16496

10 0   0 0 0,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 595 CANSU 11 12 4 11,00 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 6 5 4,75 1 0 1,00 31 11 28,25 225,925 13206

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 0 ELİF SU E PAKSOY 11F 20 13 16,75 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 1 0 1,00 34 18 29,50 228,953 12872

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 11H

KATILIMLAR

1 343 EMİNE KOZZAK 11H 25 14 21,50 3 1 2,75 4 0 4,00 1 2 0,50 5 0 5,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 21 46,75 280,410 7145

2 463 NİSAN BAYSAL 11H 32 7 30,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 49 12 46,00 277,018 7476

3 103 HİFA CEYLAN 11H 25 11 22,25 20 1 19,75 1 0 1,00 46 12 43,00 268,968 8385

4 439 NEHİR AYDOĞAN 11H 22 17 17,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 11 5 9,75 0 5 -1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 49 31 41,25 264,238 8891

5 584 GÖKTUĞ IŞIK 11H 21 11 18,25 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 9 2 8,50 1 0 1,00 45 17 40,75 262,733 9050

6 470 NİSA NUR AŞKAROĞLU 11H 24 15 20,25 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 2 4,50 1 3 0,25 1 1 0,75 46 24 40,00 260,208 9334

7 3159 EBRU İREM KUZU 11H 21 17 16,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 10 5 8,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 46 30 38,50 256,033 9822

8 3701 SEDEF ASLAN 11H 28 8 26,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 40 16 36,00 247,340 10827

9 601 MEHMET ALİ BULUÇ 11H 25 9 22,75 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 4 0,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 41 21 35,75 247,008 10866

10 468 TAHA AHMET TEKİN 11H 26 14 22,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 40 25 33,75 240,980 11542

11 505 KAYRA DUMAN 11H 22 12 19,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 3 2,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 39 25 32,75 238,435 11824

12 467 YUSUF ARSLAN 11H 22 11 19,25 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 38 22 32,50 237,648 11914

13 114 TUANA TÜRKOĞLU 11H 19 10 16,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 0 3,00 7 5 5,75 1 0 1,00 1 0 1,00 34 16 30,00 230,535 12692

14 421 AYŞE NUR ARI 11H 23 16 19,00 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 31 28,25 224,845 13313

15 635 AYS MA DEVECİ 11H 24 15 20,25 1 3 0,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 4 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 36 31 28,25 224,683 13319

16 634 ÜLKÜ YAĞMUR ÖZER 11H 20 18 15,50 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 8 3 7,25 4 3 3,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 38 40 28,00 224,615 13322

17 597 ZÜLEYHA AKSU 11H 20 8 18,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 16 28,00 224,220 13361

18 332 11H 19 9 16,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 4 2 3,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 32 18 27,50 222,893 13500

19 636 DOĞUŞ TELLİ 11H 16 18 11,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 31 36 22,00 206,975 14883

20 451 EBRU ÇETİN 11H 17 20 12,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 30 41 19,75 200,075 15395

21 590 AHMET EREN GÜL 11H 14 13 10,75 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 24 19 19,25 198,728 15491

22 513 EMİR KAĞAN SARAÇ 11H 11 6 9,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 20 9 17,75 194,370 15765

23 409 YİĞİT GÜNEŞ 11H 8 14 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 2 3 1,25 3 0 3,00 19 23 13,25 181,430 16416

24 374 BERFİN 11H 4 3 3,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 3 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 13 8,75 167,983 16892



11H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 11H

KATILIMLAR
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 662 NAZ ÇENGEL 12 31 7 29,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 22 5 20,75 1 0 1,00 2 4 1,00 1 0 1,00 70 22 64,50 333,068 3019

2 669 ESMA SU 12 32 4 31,00 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 21 7 19,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 69 21 63,75 330,565 3165

3 0 BOZKÜRD 12 15 5 13,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 2 2,50 20 4 19,00 5 1 4,75 1 2 0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 60 20 55,00 306,593 4776

4 0 MERHABA HİB 12 29 6 27,50 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 9 2 8,50 2 1 1,75 1 0 1,00 55 15 51,25 293,310 5885

5 0 MUSTAFA 12 21 5 19,75 18 0 18,00 6 0 6,00 1 0 1,00 1 0 1,00 47 5 45,75 277,678 7405

6 0 BEYZA 12 20 10 17,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 10 4 9,00 3 2 2,50 2 0 2,00 2 1 1,75 46 20 41,00 263,795 8950

7 0 ZNK 12 30 6 28,50 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 44 15 40,25 259,950 9366

8 0 ŞEVVAL 12 18 15 14,25 4 1 3,75 2 0 2,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 8 5 6,75 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 38 41 27,75 223,883 13394

9 831 AZAD YILMAZ 12 19 6 17,50 5 1 4,75 24 7 22,25 209,195 14689
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 KEREM ASLANN 12A 34 5 32,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 27 3 26,25 9 1 8,75 7 0 7,00 4 2 3,50 4 1 3,75 102 14 98,50 435,783 90

2 732 ENES ABACIOĞLU 12A 34 4 33,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 26 3 25,25 5 0 5,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 1 0,75 87 15 83,25 389,255 662

3 613 AHMET CAN TESBİ 12A 32 7 30,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 25 2 24,50 9 0 9,00 1 6 -0,50 6 1 5,75 3 2 2,50 89 24 83,00 389,038 670

4 7819 SENA ERGİN 12A 35 5 33,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 25 2 24,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 1 4,75 87 16 83,00 388,613 682

5 740 MUHAMMET ERGİN 12A 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 24 4 23,00 8 0 8,00 6 1 5,75 4 3 3,25 0 2 -0,50 86 23 80,25 380,795 883

6 748 HÜSEYİN GÜNGÖR 12A 34 5 32,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 3 24,25 5 0 5,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 2 1 1,75 85 20 80,00 379,483 921

7 784 ELİF KARTAL 12A 33 7 31,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 26 3 25,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 3 3 2,25 2 1 1,75 83 23 77,25 371,343 1191

8 862 TUĞÇE CAN 12A 31 4 30,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 24 6 22,50 1 1 0,75 4 3 3,25 1 1 0,75 3 0 3,00 80 17 75,75 367,145 1330

9 9782 NİSA PEKÖZ 12A 32 7 30,25 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 26 2 25,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 81 21 75,75 366,953 1336

10 690 YAHYA BAYLAM 12A 26 11 23,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 26 2 25,50 4 1 3,75 5 1 4,75 2 4 1,00 5 1 4,75 81 25 74,75 365,143 1416

11 767 BİLAL ÖZÜREN 12A 26 11 23,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 26 4 25,00 8 0 8,00 5 1 4,75 3 3 2,25 1 2 0,50 81 25 74,75 365,023 1421

12 603 ÖZGE ÇETİN 12A 28 7 26,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 25 1 24,75 5 0 5,00 3 3 2,25 2 2 1,50 2 1 1,75 78 17 73,75 361,533 1572

13 7048 BEYZA ÖTER 12A 33 6 31,50 5 0 5,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 21 5 19,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 6 1 5,75 2 3 1,25 78 21 72,75 357,900 1703

14 278 ENİSE NUR GÖKÇE 12A 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 21 8 19,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 3 3,25 4 2 3,50 80 36 71,00 353,358 1913

15 727 ELBER ARDA BATEMAN 12A 32 5 30,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 19 7 17,25 1 1 0,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 75 19 70,25 350,358 2048

16 827 NURŞEN BAYSAL 12A 30 10 27,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 25 4 24,00 2 2 1,50 3 3 2,25 3 3 2,25 2 3 1,25 78 32 70,00 350,055 2067

17 912 ŞÜKRAN SEÇER 12A 26 13 22,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 23 5 21,75 4 2 3,50 3 3 2,25 2 4 1,00 2 1 1,75 75 33 66,75 340,828 2549

18 714 SELEN ÇAKMAK 12A 26 8 24,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 24 2 23,50 7 1 6,75 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 1 0,75 71 22 65,50 336,790 2801

19 734 ARDA ÇELEBİ 12A 31 8 29,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 19 6 17,50 2 3 1,25 3 4 2,00 3 2 2,50 1 3 0,25 73 32 65,00 334,720 2918

20 0 MHMMT YILDIRIM 12A 30 6 28,50 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 20 6 18,50 0 1 -0,25 4 2 3,50 2 1 1,75 1 0 1,00 69 17 64,75 334,090 2960

21 0 UTKU ÇELEBİ 12A 24 11 21,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 6 18,50 3 2 2,50 4 3 3,25 1 3 0,25 1 4 0,00 69 32 61,00 323,598 3590

22 717 İKBALE GÖZÜBÜYÜK 12A 27 7 25,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 20 2 19,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 66 20 61,00 323,048 3632

23 963 ZEYNEP 12A 29 8 27,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 1 0 1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 1 2 0,50 66 21 60,75 322,135 3687

24 756 EREN AKKAYA 12A 27 10 24,50 5 0 5,00 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 19 3 18,25 4 0 4,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 66 24 60,00 320,195 3811

25 598 REYHAN KESKİN 12A 33 7 31,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 17 4 16,00 2 0 2,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 1 2 0,50 66 27 59,25 316,843 4055

26 661 BİLGE BORAZAN 12A 30 3 29,25 4 1 3,75 3 0 3,00 5 0 5,00 16 6 14,50 3 0 3,00 1 2 0,50 62 12 59,00 316,518 4084

27 741 MUTTALİP OPÇİN 12A 29 6 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 13 2 12,50 4 1 3,75 1 0 1,00 61 12 58,00 313,775 4276

28 5 NURCENNET 12A 32 7 30,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 15 2 14,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 57 16 53,00 298,218 5483



12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12A

KATILIMLAR

29 650 ŞEVVAL MENTEŞE 12A 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 12 8 10,00 2 0 2,00 2 5 0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 58 33 49,75 289,078 6288

30 729 HİLAL ÇİZMELİ 12A 29 6 27,50 18 2 17,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 52 9 49,75 288,740 6324

31 632 ELİF SILA UZUN 12A 22 6 20,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 16 5 14,75 2 1 1,75 2 5 0,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 56 29 48,75 286,650 6508

32 685 EZEL KARAER 12A 18 21 12,75 5 0 5,00 8 5 6,75 3 0 3,00 2 5 0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 39 38 29,50 229,513 12811
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 236 Y DİLAY 12B 31 7 29,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 23 3 22,25 6 1 5,75 4 2 3,50 5 0 5,00 3 0 3,00 83 20 78,00 374,218 1104

2 704 HZ ABDULLAH 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 23 5 21,75 3 1 2,75 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 82 19 77,25 371,443 1187

3 572 KUZUCULUDELİÇAY 12B 29 6 27,50 5 0 5,00 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 22 3 21,25 3 0 3,00 5 2 4,50 2 2 1,50 1 4 0,00 78 17 73,75 361,390 1574

4 761 EMİN 12B 29 5 27,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 0 1,00 5 0 5,00 24 3 23,25 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 73 11 70,25 350,808 2025

5 691 TUNA ATEŞOĞLU 12B 26 8 24,00 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 3 2 2,50 23 4 22,00 3 2 2,50 5 2 4,50 2 2 1,50 1 3 0,25 75 24 69,00 347,510 2205

6 720 FURKAN KILINÇ 12B 30 7 28,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 4 21,00 0 1 -0,25 3 4 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 73 20 68,00 343,878 2382

7 610 TOPRAK 12B 34 4 33,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 17 3 16,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 70 15 66,25 337,875 2743

8 314 EDA SAKİN 12B 30 7 28,25 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 22 6 20,50 5 1 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 71 20 66,00 337,698 2750

9 780 AHSEN 12B 29 6 27,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 0 2,00 69 13 65,75 337,210 2777

10 826 IRMAK KILINÇ 12B 30 8 28,00 2 2 1,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 17 1 16,75 5 1 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 69 18 64,50 333,300 2997

11 772 ENES ERDEN 12B 29 5 27,75 4 1 3,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 14 2 13,50 1 0 1,00 5 1 4,75 1 0 1,00 3 0 3,00 65 10 62,50 327,493 3353

12 766 NUR ANIL 12B 25 11 22,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 23 0 23,00 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 65 22 59,50 318,918 3897

13 262 İLKER YILDIRIM 12B 27 7 25,25 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 3 15,25 0 5 -1,25 4 2 3,50 1 0 1,00 1 3 0,25 65 22 59,50 318,598 3922

14 715 BAHADIR GÜLTEKİN 12B 24 12 21,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 22 4 21,00 5 1 4,75 3 3 2,25 2 4 1,00 1 3 0,25 67 35 58,25 315,325 4175

15 778 UYGAR AKYOL 12B 26 11 23,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 22 3 21,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 62 24 56,00 308,228 4648

16 737 SALİHA SENA CAN 12B 26 9 23,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 0 1,00 18 5 16,75 5 1 4,75 6 0 6,00 1 5 -0,25 1 3 0,25 62 26 55,50 306,763 4767

17 692 ESLEM AZBAV 12B 28 9 25,75 1 1 0,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 1 3,75 16 4 15,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 0 1,00 59 19 54,25 302,698 5098

18 345 SİNEM ALKAN 12B 24 7 22,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 17 4 16,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 56 16 52,00 296,398 5628

19 0 SEFA 12B 25 6 23,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 5 0 5,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 55 15 51,25 293,790 5844

20 0 BETÜL 12B 27 13 23,75 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 16 5 14,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 2 0,50 57 31 49,25 287,698 6419

21 0 SAMİ ACR 12B 22 9 19,75 3 0 3,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 3 18,25 5 0 5,00 52 12 49,00 287,413 6446

22 687 M ELİF 12B 25 9 22,75 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 15 3 14,25 1 2 0,50 2 0 2,00 1 0 1,00 51 15 47,25 281,878 6996

23 608 NİSANUR KAYA 12B 21 15 17,25 1 1 0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 6 10,50 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 1 1 0,75 53 25 46,75 281,133 7066

24 753 ZEYNEP BAŞAR 12B 28 7 26,25 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 4 11,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 49 14 45,50 276,108 7594

25 365 KORAY KAHRAMAN 12B 19 3 18,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 4 1 3,75 17 7 15,25 47 15 43,25 270,243 8243

26 815 BEYZA UYMAZ 12B 25 12 22,00 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 9 3 8,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 48 20 43,00 269,070 8372

27 646 ZEHRA KI 12B 22 16 18,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 3 0,25 3 2 2,50 14 5 12,75 1 0 1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 1 1,75 51 35 42,25 267,345 8550

28 371 SELİN ORDU 12B 26 9 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 7 4 6,00 1 6 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 48 25 41,75 265,078 8775



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12B

KATILIMLAR

29 823 NİSA ÖZEREN 12B 18 7 16,25 2 0 2,00 5 0 5,00 8 1 7,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 35 15 31,25 234,283 12287
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 511 GÜLSE DAŞ 12C 35 5 33,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 3 2 2,50 25 3 24,25 6 0 6,00 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 80 18 75,50 365,753 1388

2 359 ARİF DURAN 12C 34 4 33,00 4 0 4,00 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 0 2,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 75 16 71,00 352,270 1963

3 624 AHMET 12C 33 4 32,00 4 0 4,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 20 3 19,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 2 0,50 72 13 68,75 345,755 2281

4 830 ALP KONAKALP 12C 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 8 13,00 1 0 1,00 5 2 4,50 2 5 0,75 2 4 1,00 73 31 65,25 335,243 2886

5 605 EREN AKINCI 12C 26 8 24,00 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 5 16,75 2 0 2,00 3 3 2,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 68 20 63,00 329,230 3251

6 743 ZEYNEP TATAR 12C 23 16 19,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 22 4 21,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 69 29 61,75 326,275 3436

7 739 ÖNDER DURAN 12C 34 3 33,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 6 11,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 66 15 62,25 325,793 3462

8 824 YUSUF DEMİRTAŞ 12C 27 6 25,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 19 2 18,50 1 0 1,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 1 1,75 65 15 61,25 323,930 3572

9 738 NAZLI GÜLBAHAR 12C 28 9 25,75 2 0 2,00 4 1 3,75 19 3 18,25 4 0 4,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 1 2,75 64 19 59,25 317,808 3985

10 703 YAĞMUR TOPRAK 12C 23 16 19,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 3 0 3,00 21 5 19,75 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 66 30 58,50 316,430 4095

11 910 TAYFUR EKREN 12C 24 8 22,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 19 4 18,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 62 22 56,50 310,070 4527

12 616 MESUDE ÖZKAN 12C 33 6 31,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 0 3 -0,75 61 16 57,00 310,015 4534

13 391 TAHA BOZKURT 12C 27 5 25,75 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 20 4 19,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 59 12 56,00 307,783 4676

14 658 EKİN CEYLAN 12C 29 8 27,00 2 2 1,50 4 0 4,00 21 4 20,00 1 4 0,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 59 19 54,25 302,395 5121

15 694 ASLIHAN AYHAN 12C 30 6 28,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 15 5 13,75 2 2 1,50 2 1 1,75 2 0 2,00 58 17 53,75 300,830 5243

16 744 BADE DEMİREL 12C 29 5 27,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 11 2 10,50 3 3 2,25 2 1 1,75 2 1 1,75 56 15 52,25 296,418 5627

17 747 CEMRE SU ÇELEBİ 12C 23 12 20,00 1 2 0,50 3 2 2,50 21 4 20,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 56 24 50,00 290,480 6159

18 689 ARİF ÖNAL 12C 24 12 21,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 18 5 16,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 58 32 50,00 290,480 6159

19 323 BİLAL K 12C 22 14 18,50 3 1 2,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 19 4 18,00 3 4 2,00 1 2 0,50 1 2 0,50 54 27 47,25 282,410 6944

20 728 MUSTAFA EGE ÖZEL 12C 22 15 18,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 25 46,75 280,823 7106

21 664 TUĞÇE TOPRAK 12C 25 10 22,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 4 1 3,75 14 5 12,75 5 1 4,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 51 21 45,75 277,480 7424

22 667 YAREN AVCI 12C 28 5 26,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 13 5 11,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 51 20 46,00 277,463 7428

23 145 EMİN ÖZKÖK 12C 22 8 20,00 2 0 2,00 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 20 5 18,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 51 23 45,25 276,005 7604

24 722 SUDENAZ ATICI 12C 23 5 21,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 4 0 4,00 15 4 14,00 46 9 43,75 271,298 8110

25 344 AYBÜKE ÇETİN 12C 22 14 18,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 3 3 2,25 3 2 2,50 0 1 -0,25 50 27 43,25 270,390 8227

26 621 BUĞRAHAN TUYĞUN 12C 23 15 19,25 4 1 3,75 3 1 2,75 2 3 1,25 4 1 3,75 9 6 7,50 4 3 3,25 2 4 1,00 1 3 0,25 52 37 42,75 268,783 8405

27 698 SEDANUR GEZİCİ 12C 27 9 24,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 9 3 8,25 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 44 19 39,25 257,338 9675

28 897 FURKAN 12C 12 4 11,00 2 2 1,50 3 1 2,75 1 2 0,50 5 0 5,00 15 7 13,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 43 23 37,25 253,155 10166



12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12C

KATILIMLAR

29 0 NİSA 12C 21 13 17,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 8 8 6,00 1 3 0,25 2 4 1,00 2 1 1,75 43 36 34,00 242,493 11365

30 553 UTKU ALİ SARAR 12C 13 11 10,25 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 20 5 18,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 40 26 33,50 241,788 11456

31 915 EDA FATMA ÖZ 12C 13 14 9,50 1 3 0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 11 2 10,50 1 1 0,75 34 25 27,75 224,600 13324

32 303 AYLIN KASEM 12C 22 9 19,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 14 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 36 36 27,00 221,013 13683

33 136 AVCI 12C 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 5 0 5,00 12 2 11,50 1 3 0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 16 22,00 208,430 14767

34 908 ELİF ASLAN 12C 14 20 9,00 1 4 0,00 2 2 1,50 4 1 3,75 7 11 4,25 2 4 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 34 49 21,75 206,645 14908

35 746 ALPEREN SARICAN 12C 8 28 1,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 8 22 2,50 2 5 0,75 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 38 74 19,50 201,120 15313
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 SILA ÇAKMAK 12D 35 5 33,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 25 3 24,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 79 15 75,25 364,878 1428

2 699 AZRA AKKAYA 12D 33 4 32,00 4 1 3,75 1 2 0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 25 1 24,75 1 0 1,00 70 9 67,75 342,485 2454

3 880 MERVE HATİPOĞLU 12D 27 7 25,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 20 2 19,50 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 69 13 65,75 337,423 2766

4 612 EBRAR ŞAKİR 12D 33 6 31,50 2 2 1,50 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 23 3 22,25 69 14 65,50 335,715 2862

5 350 ENES AĞCA 12D 28 10 25,50 5 0 5,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 18 6 16,50 4 0 4,00 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 69 20 64,00 332,065 3072

6 745 TARIK ERDEM 12D 27 9 24,75 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 20 5 18,75 4 1 3,75 2 0 2,00 67 19 62,25 326,858 3396

7 710 METİN ÖLMEZ 12D 33 4 32,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 4 0 4,00 18 4 17,00 1 0 1,00 65 12 62,00 325,120 3501

8 614 HÜSEYİN ÇINAR 12D 32 8 30,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 16 8 14,00 2 0 2,00 1 2 0,50 66 23 60,25 320,075 3815

9 731 SİNEM TOKSOY 12D 24 11 21,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 18 1 17,75 1 1 0,75 1 0 1,00 61 15 57,25 312,173 4385

10 0 AYŞE KAÇAR 12D 28 7 26,25 3 0 3,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 18 3 17,25 59 11 56,25 308,463 4635

11 235 ZEHRA KARKIN 12D 25 14 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 20 4 19,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 61 24 55,00 305,295 4882

12 709 ZÜMRÜT SEZEN 12D 33 5 31,75 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 3 7,25 56 11 53,25 298,688 5448

13 697 TUANA DOĞAN 12D 32 8 30,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 57 16 53,00 298,170 5486

14 617 FİLİZ TAVUKÇU 12D 31 3 30,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 9 0 9,00 53 7 51,25 292,843 5915

15 705 BÜŞRA AVCI 12D 29 9 26,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 10 7 8,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 56 23 50,25 290,418 6165

16 618 ZEYNE  ŞAHİN 12D 27 10 24,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 13 3 12,25 1 0 1,00 54 16 50,00 289,815 6209

17 759 VELİ ÇELİKCİ 12D 29 9 26,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 12 8 10,00 55 21 49,75 288,768 6320

18 735 TÜRKAN BÖLÜKBAŞI 12D 33 3 32,25 2 0 2,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 50 3 49,25 286,543 6510

19 889 ÖZGÜL SUVARİ 12D 26 11 23,25 1 4 0,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 12 1 11,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 0 1,00 53 18 48,50 285,558 6605

20 606 AKGÜL SAĞIR 12D 31 7 29,25 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 6 3,50 52 14 48,50 284,668 6707

21 758 ELANUR BABAOĞLAN 12D 29 11 26,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 52 17 47,75 282,783 6912

22 66 PELİN KULER 12D 26 13 22,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 15 3 14,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 53 29 45,75 277,208 7448

23 628 İREM BÜLBÜL 12D 27 8 25,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 11 5 9,75 1 0 1,00 50 19 45,25 275,405 7673

24 659 İREM EMİK 12D 26 11 23,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 10 8 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 50 26 43,50 270,418 8222

25 108 KÜBRA MUCUK 12D 30 9 27,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 1 5,75 46 15 42,25 265,988 8684

26 647 EBRAR MORCA 12D 24 7 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 10 4 9,00 44 12 41,00 262,928 9025



12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12D

KATILIMLAR
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 615 EFE 12E 30 7 28,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 14 3 13,25 2 1 1,75 58 17 53,75 300,653 5269

2 676 EZEL CENGİZ 12E 24 12 21,00 4 0 4,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 1 1 0,75 56 19 51,25 294,075 5815

3 897 OĞUZHAN ÖZSOY 12E 28 10 25,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 49 16 45,00 274,575 7776

4 651 SUDE AYDIN 12E 31 6 29,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 7 10 4,50 1 1 0,75 50 24 44,00 271,045 8146

5 0 ZEYNEP KAPLAN 12E 30 9 27,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 5 0 5,00 6 4 5,00 1 0 1,00 48 18 43,50 269,803 8292

6 718 İREM KESİK 12E 27 3 26,25 4 0 4,00 2 0 2,00 4 0 4,00 7 3 6,25 44 6 42,50 266,938 8595

7 609 GÜLCAN KARA 12E 29 9 26,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 9 3 8,25 46 15 42,25 266,118 8670

8 779 ZUHAL ARTUÇ 12E 29 9 26,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 6 2 5,50 42 13 38,75 255,548 9877

9 654 BEYZA ÇAKICI 12E 25 5 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 9 2 8,50 41 11 38,25 254,428 10020

10 716 EMİNE TAMUK 12E 24 13 20,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 0 2,00 41 14 37,50 252,553 10232

11 627 FULYA 12E 20 8 18,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 0 1,00 4 1 3,75 7 1 6,75 38 13 34,75 244,605 11133

12 887 ASİYE TEKEREK 12E 25 12 22,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 38 18 33,50 240,310 11624

13 909 E 12E 24 9 21,75 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 6 0 6,00 37 16 33,00 238,833 11778

14 670 TUANA ÇETİN 12E 21 13 17,75 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 8 1 7,75 37 18 32,50 237,843 11885

15 0 EMRE 12E 23 12 20,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 37 18 32,50 237,530 11932

16 660 ELİF SARAÇOĞLU 12E 25 12 22,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 37 18 32,50 237,290 11953

17 975 İSMAİL KAPLAN 12E 19 21 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 1 4,75 37 29 29,75 230,058 12744

18 665 ESMA UĞUR 12E 16 9 13,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 0 2,00 1 1 0,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 32 16 28,00 224,753 13317

19 217 ALP TÜRKOĞLU 12E 16 7 14,25 3 2 2,50 2 0 2,00 6 1 5,75 27 10 24,50 214,138 14280

20 357 EKİN TUNA 12E 17 23 11,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 33 36 24,00 213,018 14370

21 381 DAMLA KARA 12E 19 21 13,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 30 26 23,50 211,183 14523

22 9388 MEHMET UÇKAN 12E 15 21 9,75 3 1 2,75 3 2 2,50 1 2 0,50 6 1 5,75 28 27 21,25 204,908 15043

23 885 HALİT SEYHAN ÇELİK 12E 3 4 2,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 0 2,00 10 9 7,75 165,145 16983

24 0 ALPEREN GÜDER 12E 11 27 4,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 15 43 4,25 154,283 17247

25 392 OZAN HANAS 12E 4 3 3,25 4 3 3,25 151,393 17311

26 406 VEYSEL CAN ŞANLI 12E 4 13 0,75 4 13 0,75 144,168 17465



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12E

KATILIMLAR
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 625 KÜB * BAHTİYAR 12F 34 4 33,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 10 5 8,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 64 13 60,75 321,245 3724

2 902 H İBRAHİM ÇİÇEK 12F 31 9 28,75 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 17 7 15,25 1 1 0,75 63 22 57,50 311,913 4403

3 742 MERVE DEMİR 12F 32 8 30,00 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 16 2 15,50 1 0 1,00 60 12 57,00 310,280 4516

4 39 AZİZ TÜRKOĞLU 12F 32 2 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 12 5 10,75 1 0 1,00 59 10 56,50 308,535 4627

5 663 TUĞÇE ÖZDEMİR 12F 34 4 33,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 4 0 4,00 7 2 6,50 1 0 1,00 53 7 51,25 292,525 5952

6 904 İREM NAZ KERTMEN 12F 29 10 26,50 2 1 1,75 1 2 0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 15 3 14,25 1 0 1,00 54 19 49,25 287,330 6455

7 626 AŞKIN TAHA SOYSAL 12F 31 9 28,75 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 13 5 11,75 54 19 49,25 286,998 6483

8 852 EZGİ 12F 27 11 24,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 53 20 48,00 283,808 6797

9 642 YÜSRA TÜRK 12F 29 8 27,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 14 47,50 281,960 6985

10 682 EZGİ ERDOĞAN 12F 26 12 23,00 3 1 2,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 1 3,75 13 0 13,00 50 17 45,75 277,175 7452

11 653 GAMZE ATEŞ 12F 26 10 23,50 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 5 0 5,00 11 3 10,25 49 17 44,75 274,090 7842

12 629 MEHMET SERT 12F 25 12 22,00 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 3 5,25 48 16 44,00 272,020 8048

13 681 ÖMER TUNA 12F 24 12 21,00 3 2 2,50 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 11 3 10,25 48 18 43,50 270,640 8198

14 671 HAYRUNİSA YILDIZ 12F 26 9 23,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 1 1 0,75 48 20 43,00 268,803 8403

15 517 BARİS DUĞAN 12F 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 48 26 41,50 264,180 8896

16 913 AHMET ÖZCAN FİLKÖPRÜ12F 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 48 27 41,25 263,425 8985

17 683 SILA BİÇER 12F 25 11 22,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 7 1 6,75 1 1 0,75 1 1 0,75 46 20 41,00 262,988 9021

18 622 BEYZA GÜMÜŞ 12F 26 7 24,25 2 2 1,50 3 0 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 8 3 7,25 1 0 1,00 1 1 0,75 45 17 40,75 261,943 9153

19 604 İCLAL DAĞLI 12F 26 10 23,50 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 11 6 9,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 46 23 40,25 260,530 9309

20 897 YİĞİT SERT 12F 25 14 21,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 7 2 6,50 44 19 39,25 257,740 9624

21 901 ELİF PEMBECİ 12F 26 12 23,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 4 4,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 45 24 39,00 256,890 9725

22 895 RANA CEYLAN 12F 26 14 22,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 7 5,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 46 31 38,25 254,550 10007

23 644 YUSUF OCAK 12F 18 20 13,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 14 9 11,75 1 1 0,75 45 38 35,50 247,520 10810

24 677 ABDULLAH ASLAN 12F 22 17 17,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 7 3 6,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 42 31 34,25 243,118 11290

25 631 GİZEM MAĞRA 12F 20 20 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 11 4 10,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 36 34,00 242,720 11338

26 896 YAĞMUR BALDIRAN 12F 22 14 18,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 39 20 34,00 242,315 11387

27 9874 MUSTAFA ÖNDÜÇ 12F 22 11 19,25 5 0 5,00 2 1 1,75 1 3 0,25 2 3 1,25 6 2 5,50 1 3 0,25 1 2 0,50 40 25 33,75 241,453 11490

28 680 CEREN SEYHAN 12F 18 22 12,50 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 42 37 32,75 239,230 11739



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

HATAY DÖRTYOL DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 230 251 1128 17995

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1410,84 20,43 2,75 1,29 2,43 2,03 1,33 1,70 1,78 1,29 1,46 3,33 0,97 3,08 0,02 0,01 0,02 11,06 3,99 10,06 1,21 0,40 1,11 1,33 1,60 0,93 0,79 1,11 0,51 0,85 0,82 0,65 48,2923,65 42,38 264,950

Okul Ortalaması 24,42 9,94 21,94 2,87 1,20 2,57 2,32 1,04 2,06 2,13 0,99 1,88 3,57 0,80 3,37 0,02 0,01 0,02 12,61 3,73 11,68 1,16 0,38 1,07 1,30 1,67 0,88 0,86 1,00 0,61 0,71 0,73 0,53 51,9721,49 46,61 279,310

SINIF: 12F

KATILIMLAR

29 602 GÖKÇE GÜN 12F 20 15 16,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 0 3,00 7 1 6,75 35 19 30,25 231,243 12621

30 0 HÜSEYİN ALBIYIK 12F 16 15 12,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 12 5 10,75 36 26 29,50 229,498 12815

31 638 ZEYNEP DER 12F 20 20 15,00 2 3 1,25 2 2 1,50 3 0 3,00 2 3 1,25 8 3 7,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 38 37 28,75 226,865 13114

32 656 ASAF YILDIZ 12F 14 26 7,50 4 1 3,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 4 1 3,75 12 9 9,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 37 49 24,75 215,770 14137

33 982 DURUKAN TEKELİ 12F 11 21 5,75 2 2 1,50 3 1 2,75 1 3 0,25 2 2 1,50 7 2 6,50 26 31 18,25 196,368 15644

34 7986 CENNET LAÇİN 12F 21 19 16,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 6 24 0,00 0 10 -2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 38 82 17,50 192,688 15862

35 898 MUSTAFA KESKİN 12F 7 27 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 11 10 8,50 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 32 69 14,75 186,623 16206

36 675 İSMAİL KARADAĞ 12F 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 10 6 8,50 2 0 2,00 0 5 -1,25 18 14 14,50 185,545 16252

37 893 EREN CAN ULAŞ 12F 11 29 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 16 44 5,00 156,613 17193
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SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 38,70 46,59 42,37

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMAD MAHSİ N 708   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,963 264,950 6 156 166 667 9594

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 10,70 12,74 11,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,82 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,68 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,38 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,88 2,01 2,09

Toplam: 120 48 36 39,00 33 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe AEcCDBbDe  c  edCcEcDAAACCEACbcbdccBbBdd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal Aab E  EAD bE dEbCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBA e A bdc b  EEAE BC bAe     B   C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   aCcec cE  b A   C 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 1 4 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM 571   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,533 264,950 3 95 100 469 6240

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 10,70 12,74 11,17

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,82 0,88 0,93

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,68 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,38 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 1,88 2,01 2,09

Toplam: 120 58 32 50,00 42 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDbDaBEADCAacDAAcCCEAeD AbaCEBEcDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal aEBEAAb cE B AEBE CD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DbD  EcbBD Bb bCd   c B  cA  c    e     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen bdB cbaCA d AEdcb Ab

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 2 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,228 264,950 8 189 204 790 12724

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 7 18,25 46 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 10,70 12,74 11,17

Toplam: 120 32 8 30,00 25 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaCDAc    DCAE bAAAC EACbBe B  db    

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbB AA AAE               

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD   B        C                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 0 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞRI KARAYANIK 361   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,563 264,950 9 223 243 970 16496

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 18,15 21,94 20,43

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 10,70 12,74 11,17

Toplam: 120 15 9 12,75 11 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCaBaD    eACdCdEa                    

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Matematik DD E   C eD B        d                  

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 2 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN AVAN 751   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
358,240 264,950 1 18 19 135 1688

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 21 6 19,50 65 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 10,70 12,74 11,17

Fizik 7 6 0 6,00 86 0,82 0,88 0,93

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,68 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,38 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 1,88 2,01 2,09

Toplam: 120 78 21 72,75 61 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDA    ADCAEEaAAACCEACDdcCeCaBEBDdE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAAbA EDa bEBEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDaCdEBABDCBbbdCBEE EABC AAC eC C A bBDC

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCB BAE bec c     A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE 679   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,475 264,950 2 43 44 271 3234

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 10,70 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,82 0,88 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 0,68 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,38 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 1,88 2,01 2,09

Toplam: 120 69 24 63,00 53 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe dEdCbBa  B  DAeaCbEEDAAACeEAdcBACBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BEe dAe AcaBEECDa     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABCdADCBD CCBE AECB  dAe  C  B     

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  BbC BdCAEb dDd  B  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 0 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MESSİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,443 264,950 5 152 161 648 9201

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 19 16,25 41 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 10,70 12,74 11,17

Toplam: 120 48 31 40,25 34 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCbeacCddbDdCECbEbDAcACCEACeceCBEBbcdd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBdbdEADcAEDcEEeDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD BAB  eDbBbc C   AEaB  A e           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,175 264,950 7 181 195 756 11849

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 10,70 12,74 11,17

Toplam: 120 35 9 32,75 27 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBac    DAeECAE bAAAC EACbBe BdB  Ed

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbB AAEA                

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD B           C                       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 0 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ÖZDEMİR 678   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,278 264,950 4 115 120 537 7255

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 10 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,15 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,62 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,06 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,98 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,28 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 7,98 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 9,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,95 1,07 1,11

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 10,70 12,74 11,17

Toplam: 120 51 18 46,50 39 38,70 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBaD c ADACabAEcaAAACCEACDBAbcEdbaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BdA  AD  E cEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEB  CdADCBe eC    a a  A             

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU 595 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,925 264,950 1 195 210 821 13206

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 1 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 4 11,00 28 11,00 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,50 9,90 8,68

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 4,75 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 2,01 2,09

Toplam: 120 31 11 28,25 24 28,25 46,59 42,37

TYT Türkçe Ac eDB     AD   CA ED AbC    D   c      

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC   e EAD AED EdCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik aDDE        Bb db    E B    e           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen               A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 2 29
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 3 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SU E PAKSOY 0 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,953 264,950 1 193 208 804 12872

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 1 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 16,75 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 3,00 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,50 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,75 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,75 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,00 2,01 2,09

Toplam: 120 34 18 29,50 25 29,50 46,59 42,37

TYT Türkçe a E dbDd  B A CbEcbAAcCCEAabeAe CEBEaDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CaBcAADA   B AEB  ee     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD         b                           

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
332 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,893 264,950 18 203 220 842 13500

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 32 18 27,50 23 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDB  b E bAeaCeE a AACCE  D Ae Ed  EE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A    e  AD bEacEaCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDb      D  b                          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen d    e  A           

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 1 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET EREN GÜL 590 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,728 264,950 21 216 234 926 15491

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 24 19 19,25 16 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaba a dc A  CECe  adAACCEA D bb    Bac

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACaBb  EAe    aEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik                            e            

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   a                 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYS MA DEVECİ 635 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,683 264,950 15 198 214 826 13319

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 36 31 28,25 24 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AcaCDBaebe AbACECeEcDAAdCCEACDcACeEeDaEa

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal eC dbA EAD AcaBEdCee     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik a         D  bc C    b                  

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen cBb  e    c         

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 2 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR ARI 421 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,845 264,950 14 196 212 824 13313

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 36 31 28,25 24 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe aAcBaCDAebe AbCeEEDAAdCCEACDcACeebeEaDaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal C dbeADA EaB AcBEdCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik   a      D  bc C    b                   

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen b cBe   c           

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 2 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN 374 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,983 264,950 24 224 245 982 16892

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 3 3,25 8 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 12 13 8,75 7 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe  AE   Dc    A  d a                      

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal a c  A     caAaBEdCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDa       C                             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen        a        b   

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 0 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞUŞ TELLİ 636 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,975 264,950 19 211 229 895 14883

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 31 36 22,00 18 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEcC cAc   deCbE DcAdCCEAeDcACca ebdaEd

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CdBcAADeAdDaDbEaEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik  e   b   c  a   d  A                    

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen   B  d C   a b  d b 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 2 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU ÇETİN 451 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,075 264,950 20 215 233 916 15395

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 30 41 19,75 16 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCcBebbd AeAedCeEcb eACdEACbaA eEcaeEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AbcBbAcdAbaAE ddbCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik D DE         b                          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen    d e dAEb dbcb c  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 4 29
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRU İREM KUZU 3159 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,033 264,950 7 160 170 674 9822

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 46 30 38,50 32 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdaDBCDed AeAebCeEEaAAACCEbCa ACedccecE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBEA aAb AE BEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DaD B  C  D BD eC    aCB  e  a          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   ad db b        e  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KOZZAK 343 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,410 264,950 1 114 119 529 7145

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 52 21 46,75 39 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBaabB AeACbCAEcaAAACCEeCDdeecEBbBEa

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BbA EAD Aa cEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD  c C AD BDE C    ECB   e            

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen      e  e     A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR KAĞAN SARAÇ 513 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,370 264,950 22 218 237 943 15765

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 4,30 12,74 11,17

Toplam: 120 20 9 17,75 15 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEeCCDA      bcccD AAC E               

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CaBcAA A   B             

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD                  d                  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 0 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ IŞIK 584 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,733 264,950 5 150 158 643 9050

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 45 17 40,75 34 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AcaCDB     AeACcdAEbDeAACCEA DcACe Be Ed

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBEA cAD AcaBEdCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDE   a  D BD  C    b B                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen      B              

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİFA CEYLAN 103 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,968 264,950 3 136 144 612 8385

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 17,25 21,94 20,43

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 4,30 12,74 11,17

Toplam: 120 46 12 43,00 36 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaCDA    ebCeEEabAACCEACDcACaCEdEeDdE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Matematik DDDC EBABDCBDE CBE AbA   AA   C         

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 0 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA DUMAN 505 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,435 264,950 11 180 194 754 11824

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 39 25 32,75 27 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe cEBb Ba b  Ab  ECbEEDcAeCCEACDcACcEBDaEb

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBceAEAD AEDaEECca     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik Da        D  bc C                       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen cBb  a  c           

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 2 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALİ BULUÇ 601 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,008 264,950 9 168 180 721 10866

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 41 21 35,75 30 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCaec   A CAEEDcAeCCEACbBA a EBEaDbE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CdBcAAD AEaa AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik abD         bc                          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen b cBa       c       

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR AYDOĞAN 439 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,238 264,950 4 144 152 636 8891

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 49 31 41,25 34 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCaDADed AeCbEEaAAACCEbCaeACeebcdceEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAAbA d B AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik aDDC dB  D BDEeC    a     ACa           

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen ad edb C       ee   

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR AŞKAROĞLU 470 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,208 264,950 6 154 164 659 9334

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 46 24 40,00 33 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaCDAcCB ADCeEEceAcCCEACDcAeaeaeEBabE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CaBdAADA EDB bEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD         b  C      B    d            

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen b B ab      Ad      

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 1 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSAN BAYSAL 463 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,018 264,950 2 121 127 554 7476

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 49 12 46,00 38 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe dEaCDBCD BdADACECdEaaAAACCEACDcACBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBc  EAD AEDcEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik        C     b  C                       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen      c        A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 1 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF ASLAN 3701 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,340 264,950 8 167 179 716 10827

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 4,30 12,74 11,17

Toplam: 120 40 16 36,00 30 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe aAaBaCDA    ADCAEdDbAACCEACaaACBCEBEBDEc

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal b BEAAbe EDc eEBE Ce     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik            Bb bC                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 2 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA AHMET TEKİN 468 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,980 264,950 10 176 190 750 11542

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 40 25 33,75 28 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBeCDcDbcdAbCeabDcAACCEACDcACaaEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBcAAeAeEDBaAcBEdCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik    C   d  d                             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen    dc               

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA TÜRKOĞLU 114 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,535 264,950 13 188 203 789 12692

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 34 16 30,00 25 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBd    A ACEd ac cAACCEeCDBAe cBe   

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A   E   d     BE C B     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik aDDb b    D Be  C     CB   e            

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen      B        A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÜLKÜ YAĞMUR ÖZER 634 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,615 264,950 16 199 215 827 13322

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 38 40 28,00 23 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe BAaBCCac ac AeCeEdadAbCCEACacbCcCEBEaaEc

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CaebcA eedDBaeEaE        

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik aDDC   b   BD  Ce     B   A             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCaBBbbdc d    d a c

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT GÜNEŞ 409 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,430 264,950 23 222 242 962 16416

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 14 4,50 11 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 4,30 12,74 11,17

Toplam: 120 19 23 13,25 11 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEabbBd  c deACdCdEa     da    eC  c    

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal  bEBceA Ae dEDaEceeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik  DDE                                    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 2 14
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARSLAN 467 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,648 264,950 12 183 197 758 11914

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 38 22 32,50 27 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe dE CaBe    AbA ECbEEDcAeCCEACbBA aEBDaEb

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBc AEAD AEaaEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik Da           bc                         

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen cBb  a  c           

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLEYHA AKSU 597 11H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,220 264,950 17 201 217 830 13361

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 24 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 17,25 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,16 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,20 2,06 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,55 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,00 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 4,26 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 4,30 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,19 2,01 2,09

Toplam: 120 32 16 28,00 23 30,74 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBC Ba    deAebbeEED AACCEACDcA BE     

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A  Bbe  Ae A  cE CDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik D                    E B                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  ab     A c      a  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD YILMAZ 831 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,195 264,950 9 209 227 888 14689

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 15,25 12,74 11,17

Toplam: 120 24 7 22,25 19 45,72 46,59 42,37

TYT Matematik DDDCcEBAeDCBbd CBE bEAB  AAa DC Ca   BDC

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,795 264,950 6 146 154 639 8950

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 20,17 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,97 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,78 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,67 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,39 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,81 9,90 8,68

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 46 20 41,00 34 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe adE bCc e     CeEaDAAACCEACeBACd EcE  EE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal      AaA EDB AaBE Ce     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC d bB  B  bCBE A e                  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DC Bcb      AEE d A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BOZKÜRD 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,593 264,950 3 75 78 384 4776

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 5 13,75 34 20,17 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,78 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,67 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,81 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 60 20 55,00 46 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBC        b    D AedCE CDc  aEB    

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBce Ede AEDBEdCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBD bCBE AbCBd A  e Cd BADC  

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen d D  e CAEdBE A  Ba 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA SU 669 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,565 264,950 2 42 43 265 3165

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 20,17 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,78 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,67 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,81 9,90 8,68

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 21 8 19,00 48 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 69 21 63,75 53 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCD   AeAeEC EEaAAACCEACDBAeBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACcBEA EAe AED EbCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEdABCBADCBDdbCBEcAbCBd AAe   d       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen d D cebCA c         

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERHABA HİB 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,310 264,950 4 88 92 442 5885

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 20,17 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,97 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,78 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,67 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,81 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 55 15 51,25 43 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaCD b    DCAEEDAAACCEACecACaCEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CaBcAADeAEDBeeEBEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik D DC E A D BDc C           a            

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DC  a             A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,678 264,950 5 116 122 547 7405

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 5 19,75 49 20,17 21,94 20,43

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 47 5 45,75 38 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe dEdCDBC  BEdDA  CbEEcAAACCE  DB C       

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Matematik DDDEB BC AD BDE CBE    B  AA   CC BA  CD

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen         A     A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 0 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Karbohidratlar 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ ÇENGEL 662 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,068 264,950 1 40 41 260 3019

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,17 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,97 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,78 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,67 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,81 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 5 20,75 69 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 23 5 21,75 54 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 70 22 64,50 54 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe dEBCDBCc B ADACECAEcDAAACCEAeDBAecEaDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AabBEA EAeaAcDBEdCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABCdeDCBbEbCBE A CB BAAcD         D

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen dBbC cd  E          

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,883 264,950 8 202 219 832 13394

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 20,17 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,78 2,06 1,70

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,67 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,39 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,81 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 15 -1,75 -9 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 38 41 27,75 23 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCaBCe   db eECeEaeAAAC EACeBe ccecBE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBE  EA  e cdEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DD dBbBCdA     bCa  A         c         

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen ddDdc becEdcb dcd ee

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 2 1 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZNK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,950 264,950 7 155 165 664 9366

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 9 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 20,17 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,97 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,78 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,67 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,39 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,81 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 13,47 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 15,25 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,89 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,14 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,47 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,50 2,01 2,09

Toplam: 120 44 15 40,25 34 45,72 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBC    AbACECdEEaAAACCEACDBAeBEBDBEc

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AabB e  AD A   EaCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DD                   E e    e           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen BaDC  b             

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN TESBİ 613 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,038 264,950 3 3 3 58 670

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 34 2 33,50 84 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 89 24 83,00 69 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBCDC bADAeECAEdaAAACCEACDBAeaEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBcedEAe AEDcEbCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDECCBEEAECBd Ae DDCCCBADCC 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen debCaccCAEcBEDA cBCe

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 8 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇELEBİ 734 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,720 264,950 19 37 38 244 2918

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 73 32 65,00 54 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCaeDC ccDCAEcaAAACCEACDcAeBCEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAADAeEcBbeEBEdeD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBA DCBDEbCeEEAEeB cde  Dd Cbd  B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBeacc AeE cEa daA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖTER 7048 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
357,900 264,950 13 19 20 137 1703

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 21 7 19,25 48 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 78 21 72,75 61 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe cAEBCCDAc BbADCAEEDAAACCEACDcACBCaBEBDdE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAA A E d AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCccBbBDCBDECCB  AEABdBAA  ed   b     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen ce  B cCABbDAEE beAe

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 8 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL ÖZÜREN 767 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,023 264,950 11 14 15 117 1421

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 81 25 74,75 62 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaCDAc B d CAEdadAACCEAdDBAeBaEBEBDEa

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal C BcAAeA  DB bEBEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDaCBEBABDCBecCCBEEAEeBCBAACDDC CDAD BDC

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCcBBA aAdE Ac dd A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE BORAZAN 661 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,518 264,950 26 61 63 342 4084

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 3 29,25 73 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 62 12 59,00 49 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe dEaCDBC      ACECAE DAAACCEACDBeCBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBEA EA      EECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC eDCBadbCBE  c  C A e           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   D  BAdcE          

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELBER ARDA BATEMAN 727 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,358 264,950 15 23 24 172 2048

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 75 19 70,25 59 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe ddEBCCDA  BE DCbEEDAAACCEACDBACBeEdEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBcAAbA EDBDAEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCdEBdBDCBDEd BEccEeBC bA  D  C c     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBBdc    d A  c  A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KARTAL 784 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,343 264,950 7 9 9 101 1191

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 83 23 77,25 64 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCDCBbADACECeEcaAAACCEACDcAaBEBDaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal Aa BEA EAeaAEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC eDCBbECCBEEAECBCBAAeDbCC BA    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen dd e cbdAEddE AD a  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SILA UZUN 632 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,650 264,950 31 103 108 492 6508

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 6 20,50 51 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 11 2,25 11 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 56 29 48,75 41 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBa    bDAaECAE D AAC    DcbCeEB  EE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AabBcA EAc Ab aEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEdABC bDCBb bCBEE E B    e De    D   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen BcbCdcb AEedE ee c a

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ABACIOĞLU 732 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
389,255 264,950 2 2 2 57 662

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 87 15 83,25 69 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDAD B ADCAEaaAAACCEACDBAeBCaBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CcBEAADA EDB AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCeEBABDCBDEbCBEE EABaBAACDDC C A  BD 

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCd dd bc E dE  d A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİSE NUR GÖKÇE 278 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
353,358 264,950 14 20 21 160 1913

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 4 3 3,25 33 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 25 11 22,25 56 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 80 36 71,00 59 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCbBCcCBbecACECAEEaAAACCEACDBAeeEcDBEa

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AbdBEeAEADDAEDaEECcB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABCdeDCBDcbCBEEAbCBdBAec DCd Bb bC 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen dcDdcBAeAEdeEDAbEBdD

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKKAYA 756 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,195 264,950 24 55 56 316 3811

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 66 24 60,00 50 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBC CB b ACbCbEcaAAACCEAeDBAacEeDBEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBEe  Ae   DcEbCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABCBecCBb  CBEEAEC      DDC  B   C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   DCcBA Acc   A  dda

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL KARAER 685 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,513 264,950 32 191 206 798 12811

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 39 38 29,50 25 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe acEedCbeDCB ceCdccDcbcCCdACaBAbedEBdBbEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal                BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDec  dB  B  dCB     e  A      C A  B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen bCBadbcecB  ccbcCeA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 1 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ÇİZMELİ 729 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,740 264,950 30 98 103 474 6324

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,46 21,94 20,43

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 52 9 49,75 41 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AE CDBC aB  eACECAE aAAACCEACDBACBEabaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Matematik DDD B BC ADCBeEbC E AE B BA   DC      C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen      B  d     A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Karbohidratlar 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN GÜNGÖR 748 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
379,483 264,950 6 6 6 79 921

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 85 20 80,00 67 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBCcCB AbACaCAEcDAAACCEACDBACBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACcB A EAb AEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik aDDEBABC ADCBDEbCBE AECBaBAADD CC BAD   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen deDCcdAbddceE A   Ce

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBALE GÖZÜBÜYÜK 717 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,048 264,950 22 52 53 303 3632

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 66 20 61,00 51 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDA  B  DCbE DbcACCEACDeACa aBEBDdE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal bbBEAAb  cDB AEBEaCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBDc C  EAE  CBAA  e   cAD B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen a B cb  c  aAE    A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ASLANN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,783 264,950 1 1 1 16 90

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 102 14 98,50 82 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDAedBE DCAcEaAAACCEACDBACBCaBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAADA aDBeAEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCBdBABDCBbEbCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDa

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBBBAECAeE AcEeCDA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MHMMT YILDIRIM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
334,090 264,950 20 38 39 254 2960

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 69 17 64,75 54 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBC  d  DAeaCAEEDeAACCEACbcACBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbBEA EAD      ECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABCBADCBbdbCBEEAE   abAe a         

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen B aCEBd A c E A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 3 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ERGİN 740 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,795 264,950 5 5 5 73 883

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 86 23 80,25 67 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBCDCBEADAeECAEaaAAACCEACbBACaEcbBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACaBcA aA  bEDcEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDdBABCBeDCBD bCBEEAECBeBAAD DCCCBAD  D

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen eBDCEBACAcceED    de

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUTTALİP OPÇİN 741 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
313,775 264,950 27 64 67 354 4276

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 61 12 58,00 48 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe dEcCDBa    A AeEbAEEDAAACCEACDcACBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBEA EAe AE BEdCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik D  E   C ADCBDEbCBE  E      e           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen a DCEB  A           

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA PEKÖZ 9782 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,953 264,950 9 11 11 104 1336

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 81 21 75,75 63 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaCDADaB ADCAEbaAAdCCEACDcACBCaBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal baBEAADA EDB AEBEdCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBDEbCBEEAEABdBAACD d C A  B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen aC dBc d eE Acc d A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURCENNET 5 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,218 264,950 28 82 86 420 5483

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 57 16 53,00 44 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDADdBEAeCAE DAAACCEACbBAdBeaBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal     Ad e   B AcBEEeD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC dBABDCBD bC E     C A              

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen     c    e  Ab B  A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURŞEN BAYSAL 827 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,055 264,950 16 24 25 178 2067

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 78 32 70,00 58 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBacdBbAeAeaCAEdDAAACCEACDaACcEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACcBEAAcAbcAEacEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBbaCCBEEAECBCebADD  d BAa   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen c eCEBebAEceE AcE de

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGE ÇETİN 603 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,533 264,950 12 16 17 129 1572

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 78 17 73,75 61 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDAa B   CAEEDdAcCCcACDcAeB EBEBDbE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal a BEAAD  EaB bEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBDEbCBEEAEA C AAC DC C AD B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DdeaBA  c E Ac Be A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN KESKİN 598 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,843 264,950 25 60 62 340 4055

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 66 27 59,25 49 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCCDADCebAeCAEEDAAACCEACDeAbaCEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal a BEAdDA cac AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  BdBDCBD dCBEEA AB    e eC      B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen ade cbcb e  Ab  eaA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELEN ÇAKMAK 714 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
336,790 264,950 18 34 35 227 2801

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 71 22 65,50 55 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEcCDBaD   A ACECeEED AAC EACDaAeeEBDeEc

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal Ab d e EAb AE BEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBbEdCBEEAECBC AA  bCC BADCC 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen e  dce  AE eE A   a 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ERGİN 7819 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
388,613 264,950 4 4 4 59 682

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 87 16 83,00 69 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBaDCBEADACaCAEcDAAACCEACDcAeBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A  BE  EAb AEDBEbCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDEbCBEEAECBd AAD bCC BA    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  cDC BdCbc eE AcEBCD

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL MENTEŞE 650 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,078 264,950 29 96 101 472 6288

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 58 33 49,75 41 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBb    dbACbCAEEDAAACCEACbcACaEBDeEc

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBce EAD AaDBEbCcB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBbBC eD BbadCBE   ee    b     BA    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen cabCcBbec b d d  eCD

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 3 3 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN SEÇER 912 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
340,828 264,950 17 29 30 199 2549

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 75 33 66,75 56 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBeCcAcda ADCeEdDAAACCEACDceCceEBEBDbE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CcBEAAbAAcDBcAEBEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBAaDCBeaCCBEEAEeBCeA CDDd CDAa B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen eCc BeEbceE AbE   Ac

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE CAN 862 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,145 264,950 8 10 10 103 1330

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 80 17 75,75 63 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaCDA    A CAEEbAAACCEACDBACBeEaEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBcAADAAE B AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCcdBABDCBbcbCBEEAEABdBAACDD  C b     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBaeAd     Ad B DA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 3 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU ÇELEBİ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,598 264,950 21 51 52 302 3590

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 3 2 2,50 25 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 23 8 21,00 53 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 69 32 61,00 51 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBec   AeA EeeEaD AACCEACDcACeEdDeEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBEAAEAbeAE BEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik aDDEdA C ADCBDECCdEE EeB BAeDa C  dAb C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen BdDCEab Ab ed Aed de

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 0 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAHYA BAYLAM 690 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,143 264,950 10 13 14 115 1416

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 81 25 74,75 62 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe BdEBCCDAD B  DCbEcaAAACCEACbeACaCacbBDaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBcAAbe EDB bEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCaEBABDCBDdCCBEEAEABC AAC D  CaA  BD 

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBdBA Cded eEaBCDAD

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 963 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,135 264,950 23 53 54 305 3687

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 32 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 27,46 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,99 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,41 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,45 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,12 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,96 9,90 8,68

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 19,78 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,18 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 22,96 12,74 11,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,08 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,57 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,34 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,98 2,01 2,09

Toplam: 120 66 21 60,75 51 67,37 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDAa   ceCAEEaAAACCEACDcAaBCEdEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CcBEAAD AEDBeAE EECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik D DCcEB  DCBe b Bc A AB  AA  e  C       

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBdBccC e     de A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHSEN 780 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,210 264,950 9 33 34 224 2777

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 69 13 65,75 55 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBC    AeACEbAEEDAAAC EACbcACBEdDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BcA EdD AEaBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBD  CBEEdb B  AA            

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen    C cA AEc   A    D

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHADIR GÜLTEKİN 715 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
315,325 264,950 14 63 65 349 4175

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 27 5 25,75 64 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 67 35 58,25 49 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe cAEBaCbAD   AebAEED AACCEAbDcAeBCacdBbEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal bbBEAAbe E acAEBEbCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCeEBABDCBD bCBEEAEABC c C e  CbA  BDC

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCecBc abeE bEa dDd 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,698 264,950 20 99 104 475 6419

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 57 31 49,25 41 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCCDADdBcAaCAabaAAACCEACbabCBCaBEcDdE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal bcBEAA e dDB AEdEdCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBb  ecE AE e  cAC            

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen adc Bb  c   A  ca A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA UYMAZ 815 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,070 264,950 26 135 143 611 8372

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 48 20 43,00 36 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaCDAD   ADCeEEbAAACdEAebBAdeeEcEBeEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal  bBEAAb  E c e BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  B aD Bb  C     A       e  C A     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen  C  e           C   

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA SAKİN 314 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,698 264,950 8 31 32 218 2750

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 27 7 25,25 63 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 71 20 66,00 55 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCc   AbAeECAEEaAAACCEACDcACeEaDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A EB A EAb A eBEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBAaCcADCBbEbCBEEAE BaBAAe  aC B  CCD

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   bd    A     A  c  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN 761 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
350,808 264,950 4 22 23 169 2025

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 73 11 70,25 59 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBeDBCc     ACbCAEaD AACCEACDBACBEBDeEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbBEA  A  A   EECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD BABCBADCBDabCBEE ECBd AADD     A    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  eDC BACAEd         

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ERDEN 772 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,493 264,950 11 45 46 278 3353

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 65 10 62,50 52 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDA    ADCbEED AACCEACDcACaC BEBDEa

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CdBEAA A E c   BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBbc  BEE                  B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DC cBAE     A  BC A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 2 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM AZBAV 692 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,698 264,950 17 77 80 391 5098

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 59 19 54,25 45 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaCDA  B AeCbEcDAcACCEACDdACBCEBEBbaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal    EcA A c B A BEdCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC E  BDCBbECCBEE ce b A              

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCB  cE b b A     A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KILINÇ 720 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,878 264,950 6 27 28 188 2382

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 73 20 68,00 57 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCDeB A AbECAEca AACCEACDcAeBEBDeEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AadBcA EAD AEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEcABC eDCBbEbCBE  ECBC AADD        a 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen acDCcBe AE    A  d  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HZ ABDULLAH 704 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
371,443 264,950 2 8 8 100 1187

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 82 19 77,25 64 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe dEdCDBCaaBEADAeECbEEDAAACCEACDBACBEdDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBcAdEAbDAEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBdBCdeDCBDEdCBEEdECBC AAD  C  dAD   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen BBDC dd A   d A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER YILDIRIM 262 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,598 264,950 13 58 59 324 3922

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 65 22 59,50 50 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCD     ADCeE aAAACCEAbDdACBCEBEabEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAADe aDB AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBd DCBD dCBE  EA   A   e  a ea  ea

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBeeA      A  ddaA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK KILINÇ 826 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,300 264,950 10 39 40 258 2997

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 69 18 64,50 54 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe BAaBbbDAaC  AbCeEEDAAACCEACDaACBCEcEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal  dBcAd   EDB AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EB BDCBD bC E A A   AA   C C Aa B C

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DC cBb  c E e    aA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KORAY KAHRAMAN 365 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,243 264,950 25 133 139 603 8243

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 3 18,25 46 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 18,21 12,74 11,17

Toplam: 120 47 15 43,25 36 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdC BaD      eECAEEDAAACCEAC           

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbBce dA  AE BEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBdBC bDCBb aCBEE ECBd  e c          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 0 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KUZUCULUDELİÇAY 572 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,390 264,950 3 17 18 130 1574

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 78 17 73,75 61 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDAc    DCAE DAAACCEACbBACaeEeEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAADA E B A BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBD  CBEEdEeBC bAC DC C A     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBcdAE AdE d  Bdeec

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M ELİF 687 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,878 264,950 22 111 116 519 6996

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 51 15 47,25 39 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBbCbA  B   CAEcDAAACCEACb AeaeEBEeDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal   B    eA  B   BE CD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC E bBD BD  CdEE  AB  A e            

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen aC  c       AE    A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA ÖZEREN 823 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,283 264,950 29 186 200 773 12287

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 7 16,25 41 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 0 7,00 35 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 35 15 31,25 26 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEB CDb    AaCe  D AbCCE  D A a EeE  EE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal      A A       BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD         D    EbAE    A             a

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen adBe    Ad  b  c    

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR KAYA 608 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,133 264,950 23 112 117 521 7066

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 3 0 3,00 43 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 53 25 46,75 39 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBC bAD   deaAEcbAAACCEACbeAecCacEcDaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal a B  A A EDB AbBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik    C EB Be Bb a dE  EeB  cACDD  C A C  a

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen D   BA      A a C   

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 1 3 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ANIL 766 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,918 264,950 12 57 58 323 3897

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 27 0 27,00 68 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 65 22 59,50 50 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdbDBCD   AaACabAa DAAcCCEACDaACaEcDBEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AadBcA dA  e acEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDE CBEEAE BC A    CC BA    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   DCcBd b     A    a

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 0 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA SENA CAN 737 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,763 264,950 16 74 77 383 4767

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 6 0 6,00 86 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 62 26 55,50 46 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCaBCc    bAeECAEEDAAdCCEACbcACBEaDBE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACaB A a a A             

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBbBC ADCBc  C E AbCB aAAe  CC BA C c

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen B DCEBAbccbeE A  ada

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ ACR 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,413 264,950 21 100 105 481 6446

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 0 6,00 30 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 18,21 12,74 11,17

Toplam: 120 52 12 49,00 41 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe dE C       bbAa CeEEcAAeCCEACbBACaEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC B        E  E   B     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBA C ADCBbcbCBEEAE BC      CC BAD   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 3 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,790 264,950 19 87 91 441 5844

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 6 23,50 59 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 55 15 51,25 43 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe aAE CCD       CbEEDAAACCEACDcACBeEBEa Ea

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CdBcAA   EDB A BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDeC E dBDCBD dCBE dEe C     D     a    

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen D       A   d       

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN ORDU 371 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,078 264,950 28 143 151 627 8775

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 48 25 41,75 35 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCD C  c AaAeECAEEbAAACCEACDcAe EcDcEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AbbBEA dAD e   EECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DD           Dc  BaEAd e  A             

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen Beadccdde AB  A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 1 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ALKAN 345 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,398 264,950 18 85 89 431 5628

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 56 16 52,00 43 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCaBCc B   ACaC E DAAACCEAC BAdaEB  Ec

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal        E   AE aE C B     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik aDDEBAaC ADCBD  C EEd C C A e  aC     C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   aC BbCAE    A  dC 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TOPRAK 610 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,875 264,950 7 30 31 217 2743

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 70 15 66,25 55 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBaDCB A AbECAaEDAAACCEACDBACBEBDBEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A EB A EADeA DBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC cDCBD  CcE  b BC   D           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   DCcdA b c   Aac  a

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ATEŞOĞLU 691 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
347,510 264,950 5 25 26 183 2205

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 75 24 69,00 58 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBCc    DAeECAE DAAACCEACbBACaEebd E

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEcEA EAD AEDBdECbB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC eDCBDEdCBEEdECBC bAD bCC B a   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen BcDCEBb d AdE Ac  de

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UYGAR AKYOL 778 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,228 264,950 15 72 75 377 4648

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 62 24 56,00 47 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaeDA  e dDbbEEceAACCcACDaACBeEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal abBEAA A caB A BEcCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDCBEBA DCBDabCBEE EAB  AeC D  a       

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCa eA d    A       

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Y DİLAY 236 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
374,218 264,950 1 7 7 93 1104

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 83 20 78,00 65 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCcCB AeACECAE DAAACCEACDcbeBEBbaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AadBcA cAD ecDBEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDEbCBEEAbCB  dAD bCC BAD C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen d DCEBe AEABE A  B D

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KI 646 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,345 264,950 27 139 147 618 8550

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 51 35 42,25 35 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaebBCe B AeACECeEcDAAACCEdCbceeeEBeaEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AbcBE  EADedE aEdCDa     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEcABC  DCdbE C E  ECe  c           C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen d ad Bb cEc   A   aD

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BAŞAR 753 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,108 264,950 24 122 128 561 7594

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 29 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,40 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,33 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,09 2,06 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,85 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,97 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 10,24 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,51 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,70 1,07 1,11

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 18,21 12,74 11,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,09 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,07 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,78 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,94 2,01 2,09

Toplam: 120 49 14 45,50 38 56,78 46,59 42,37

TYT Türkçe  AEBaC Ac c A CAEbaAAACCEACDBACBeEaEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal      A A   a   BEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  B cDeBDEbd E    B   A             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen     Bc      A     A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET 624 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,755 264,950 3 26 27 186 2281

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 72 13 68,75 57 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCD   ADAeECbEEDAAACCEACDBACaEdDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BE  Ed  e DBEEaDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDEbCB E E eC dA            

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen BBDC B  Ac  E A a b 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP KONAKALP 830 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,243 264,950 4 36 37 239 2886

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 8 13,00 43 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 9 11 6,25 31 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 73 31 65,25 54 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEdbCDAaCBaADCAEEDcAACCEACDdACBCEBEeDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAAbAddDacAEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDaCadBABDCBbEbCcEE EeB    e         B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCadBAEbAebDcdcBdeeD

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN SARICAN 746 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,120 264,950 35 214 232 905 15313

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 28 1,00 3 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 22 2,50 8 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 2 5 0,75 8 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 10 27 3,25 8 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 38 74 19,50 16 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAaBaCDbaedabcebababccebcdabcbaBCEac    

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal bbBEcADAbEaBbbEabEbe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik bbbeBaceBabababaecabEABeBAebDeaCebAcd   

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBeBdbCdBE AbEBdeAe

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 3 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 0 8 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF DURAN 359 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
352,270 264,950 2 21 22 165 1963

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 75 16 71,00 59 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBCD B AeACbCAEEDAAACCEACDcACBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEB AccAb AaDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBbEbCBEE E B  A       BA    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen adDCcdA c     A   Ca

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARİF ÖNAL 689 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,480 264,950 17 91 96 465 6159

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 58 32 50,00 42 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCcAD    eCAEaDAAdCCEAeDcAeeeEdEBbaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal Ca EAAee EDa e BE ee     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBAaDCBD bCBE dcAB  AA  ed   A     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DC cBb  AdE A acdbA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLIHAN AYHAN 694 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,830 264,950 15 79 83 396 5243

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 58 17 53,75 45 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBC dB  DACECAEc dAACCEACDcACBEaDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A bB e E      BE CeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBbcC eDCBD dCB  A  Bd   D           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen d  d BAeAE    A   C 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AVCI 136 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,430 264,950 33 210 228 893 14767

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 26 16 22,00 18 48,54 46,59 42,37

TYT Sosyal CEBbAAD       aBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik   DC E  BDCBbE C E  Ec    A   d aDd     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen bC acbc d b Ac   e  

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Karbohidratlar 1 0 0 0
Plastit 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBÜKE ÇETİN 344 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,390 264,950 25 132 138 602 8227

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 50 27 43,25 36 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEeaCDd e  ADCeEaDAAcCCEACDcACeeEaEa ac

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal aEBEAADe EDB AaBEbCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik  D C E ABDCBa bC                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCd ebECceE A    a  

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYLIN KASEM 303 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,013 264,950 32 204 222 850 13683

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 3 14 -0,50 -2 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 3 15 -0,75 -2 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 36 36 27,00 23 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEeC Bb    ADdaECeEbDAAACCEACcB  BEcbB  

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal eeEBb baA  AEbaEEdDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik D Da eB  c aaa  ad d b d c e a  b       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen ea C  b   c E       

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 0 4 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE DEMİREL 744 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,418 264,950 16 84 88 430 5627

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 5 27,75 69 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 56 15 52,25 44 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDAD   AeCbE aAAACCEACD Ae CEBEaDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEB cA   a a A BEE D     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD   B  DCBe        AB  AA  e          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DdBceA dA   A  c DA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL K 323 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,410 264,950 19 109 114 517 6944

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 54 27 47,25 39 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBaad   e eaCAEEaeAACCEACeBdeaEaDBcE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal  CbBEA  A  A   EE        

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDddCBE A CB  e  e          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen eaDCcBb A be   D ee 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRAHAN TUYĞUN 621 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
268,783 264,950 26 138 146 614 8405

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 52 37 42,75 36 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe dEaCDBCc a ADAebCAEacAAACCEACeceeBbcDaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBEA EAeeeEDcEEeDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik   e Bd C ADeBb b BE  E B   e            

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen daDCEBedAbdeE Ac  ee

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 2 3 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE SU ÇELEBİ 747 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,480 264,950 17 91 96 465 6159

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 26 4 25,00 63 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 56 24 50,00 42 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBeeDAc    cCAEc AAdCCEACDcAeaeEdEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal           ba  EBEdCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  BABDCBbEbCBEEAEABb AA  eCC     BDC

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen Dd ce c     A     A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA FATMA ÖZ 915 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,600 264,950 31 200 216 828 13324

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 34 25 27,75 23 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AaabDBbc    cAeaC E a edC E   d  aEaDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal cabB e EAD ebDcEdCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEB  C eD BDc       CB                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen               A  c  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 3 14
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN CEYLAN 658 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,395 264,950 14 78 81 392 5121

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 59 19 54,25 45 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDAD   ADCAEEaAAACCEACDBbeaeaBEBeEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal           aB eEBEEC      

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBDEbCBEE EeB   ACee          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen a edBc      AE    d 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ASLAN 908 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,645 264,950 34 212 230 896 14908

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 11 4,25 11 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 34 49 21,75 18 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDeaa    e  aCdEccAdcCCEAdacbbaEBeaEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal cadBbe EAe     EEdDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD Bdc e aCceabC   b    dA e           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen aaed BACAccd eAecB a

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 6 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN ÖZKÖK 145 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,005 264,950 23 123 129 562 7604

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 51 23 45,25 38 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEa DBC        EbAEED AACCEbeDBAeeEBDBcc

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal    BEA cA     BE C B     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC eDCBDEbCBEE EeB  Ac e          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen dcaCcdb   be      e 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN AKINCI 605 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
329,230 264,950 5 44 45 272 3251

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 18 0 18,00 90 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 68 20 63,00 53 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe aAaBaCbA      CAEEDAAdCCEACDcACBbEBEdDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAA A EDBDAEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  BbBDC bddCBEEAdABC AA   C C       

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCB ddd d E c   de  

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN 897 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,155 264,950 28 164 175 688 10166

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 4 11,00 28 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 7 13,25 44 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 43 23 37,25 31 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEd cBC     DA ECAE b eAC               

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC ebe EAD Ad cEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEdAeC cDCBe bCBE  E Bed  D  C        

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  dDCccb A Ae  de    

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 1 14
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSE DAŞ 511 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
365,753 264,950 1 12 13 110 1388

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 80 18 75,50 63 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDcAeaEBeBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A  B A   e AE BEdCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDEbCBEEAECBd AAeDDCC BAD   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen e DC Be Ac ed A  ee 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MESUDE ÖZKAN 616 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,015 264,950 12 69 72 371 4534

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 61 16 57,00 48 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCDAceB AeCdEEaAAACCEACDaACBCEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CdBEAAeA EDBaAEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  BA D Bb bC    EAB    d e          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen ad  e               

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 3 2 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA EGE ÖZEL 728 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,823 264,950 20 113 118 528 7106

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 53 25 46,75 39 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBbCDea   dbCAEcaeAACCEACedAbadEBEBDcc

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBEAA A EDB AbBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBbBDCBDda BE        AC e       a  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen     eb      A a     

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI GÜLBAHAR 738 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,808 264,950 9 59 60 331 3985

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 64 19 59,25 49 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBda   bDACbCdEEDAAACCEACbBAbBEBDBEc

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal            AE  cECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEB BC ADCBD dC E AECBa A e DC  BA    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen daD  BbCA da  AD Be 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,493 264,950 29 172 184 743 11365

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 43 36 34,00 28 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBCD  bAeACaCeEEaeAdaCaACDeAbBEe    

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AbdBEA EADa  cBdc eB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD BdaC ebCdbEba E                     

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen B a  cbdAbdcE A b  D

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 2 5 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖNDER DURAN 739 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,793 264,950 7 48 49 292 3462

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 66 15 62,25 52 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCD   AbACECAEEDAAACCEACDBAdBEBDBdE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACcBcA EA  AEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBbaC cD BDc CBE  E e   b            

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen      BcbA  ec A    D

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDANUR GEZİCİ 698 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,338 264,950 27 158 168 670 9675

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 44 19 39,25 33 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCecADb  ADCAEaDAAACCEACDcACeeEBE c E

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal      A       e BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik  DDC  B BD Bb bC     e    A             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen bdB cb   e  A  c    

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 3 2 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ ATICI 722 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,298 264,950 24 128 134 596 8110

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 5 21,75 54 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 15,05 12,74 11,17

Toplam: 120 46 9 43,75 36 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEa   C    AeAb C E D AACCEACDcACBEcD EE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal  C   A  A  A   E CDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEB BC eDCBb bCBE  b B  A             

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA BOZKURT 391 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,783 264,950 13 73 76 380 4676

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 59 12 56,00 47 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCD   ADAC Ce EaAAdCCEACDcACa B  EE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal    B   EA    DBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDeEBABC ADCBb CCBE AcCBC  Ae  C        

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   e  d  A     d     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYFUR EKREN 910 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,070 264,950 11 68 71 370 4527

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 62 22 56,50 47 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe dAaBCCD D     CeEE bAACCEACbaACee BEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal C B Ad e   c   BEdCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC E ABDCBDcbCBE AbAB  A C eC C   C   

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCd eA Cd d AEEBaeA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE TOPRAK 664 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,480 264,950 21 117 123 548 7424

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 51 21 45,75 38 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe adEBCeDAD d  DdeE DAAACCEAdDBbCeeEBE DEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal  b   A         BEEaD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBbB CBDEdCa    Ae   A  e          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCBBcA   B eAca     

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU ALİ SARAR 553 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,788 264,950 30 174 187 747 11456

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 40 26 33,50 28 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe aAcBCbD       bAE D   eCEbeDBAee E ba   

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal    E A A c     BE C      

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBDEbCBEE EeB  Acee           

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen aCdcdbc be      e   

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 2 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 1 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TOPRAK 703 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,430 264,950 10 62 64 343 4095

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 66 30 58,50 49 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaCDAaed dDedEcaAAACCEACbcAeeCaBEBDdE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal bbBEeA e EDB AEBE C      

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBbBDCBDdbCBEaAEAB  AAC eC CDA     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen D da   CdaE A  Be AD

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 2 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AVCI 667 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,463 264,950 22 118 124 549 7428

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 51 20 46,00 38 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaCDAD B   CAE DAAcCCEACDBA aCEaEa EE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal b B A    EDB eaBE Ce     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik  DDC dBcBD BD  CB  AbABd     e          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen  d  dbEe e   c    A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİRTAŞ 824 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,930 264,950 8 50 51 301 3572

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 65 15 61,25 51 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBCD B  DACaCAEEDbAACCEACbaACBbB    

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BdA  Ae A   EEC B     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD BABC eDCBD CCBE   CB BAe   C        

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  aD  BAdAcAdE A  Bd 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 6 0 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 1 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TATAR 743 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,275 264,950 6 47 48 291 3436

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 35 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 21,39 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,71 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,53 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,53 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,89 9,90 8,68

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 14,01 11,68 10,06

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,04 1,07 1,11

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 15,05 12,74 11,17

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,34 0,88 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,10 0,61 0,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,79 0,53 0,65

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,22 2,01 2,09

Toplam: 120 69 29 61,75 51 48,54 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaCDAaed dDedEcaAAACCEACbcAeeCaBEBDdE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBEeA A ED  AEBc C      

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBbBDCBDEbCBEaAEAB  AAC eC C A CB  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen D daBb CdaE A  Ba AD

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 7 1 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKGÜL SAĞIR 606 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
284,668 264,950 20 106 111 510 6707

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 52 14 48,50 40 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe eAEBCCDAc BbAaCAE DAAeCCEACDBACBCEcEBeEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAAD  EDB AEBEdCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik D DC   d eC b  d c  a    A              

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 3 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE KAÇAR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,463 264,950 10 71 74 375 4635

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 59 11 56,25 47 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe aAaBdCDAD  EAbCAEc AAACCEACDcACBC BEBa E

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal C B AADA EDB A BE Ce     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBdBDCB   C   AEAB dAAa D          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AKKAYA 699 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
342,485 264,950 2 28 29 190 2454

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 70 9 67,75 56 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe  AEBCCDADeB A CAEbDAAcCCEACDBACBeEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBcA be EaB   BEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBD  CBEEAEAB BAACeD          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen                   A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 0 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA AVCI 705 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,418 264,950 15 93 98 467 6165

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 56 23 50,25 42 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCD B AeAeECAEbceAcCCEACbcAaBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbBEe cAb AEDBEaCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEdbB  eD d  bCa   EdB  A             

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  BDe        d A   C 

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 2 2 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR MORCA 647 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,928 264,950 26 149 157 642 9025

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 44 12 41,00 34 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe c EBaCcA      CeE DAAACCEACDcACBaEdE DEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal C BEAd   E B A  E CD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EB  D BbEbC     e       e          

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR ŞAKİR 612 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,715 264,950 4 35 36 238 2862

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 69 14 65,50 55 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCD CDCBcADACaCAEcaAAACCEACDBAeBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal Aa BdAAEAb AaDBEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABC ADCBDEdCBE  bCBaBAAD           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 6 1 75
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR BABAOĞLAN 758 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,783 264,950 21 108 113 516 6912

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 52 17 47,75 40 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBCDeBEADACaCAEbaAAACCEAeDcACcacDaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBcAcEAD AEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD Be   Aa B   C                       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen               d     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 2 1 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES AĞCA 350 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,065 264,950 5 41 42 262 3072

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 4 0 4,00 40 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 69 20 64,00 53 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe BdEBCdDA CB AbCcEbDAAACCEACDceeBCEBEBeaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAAcA cDB AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  ddBDCBbcdCBEE EABd A C D  CDA  B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen  d  B       bE    A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ TAVUKÇU 617 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,843 264,950 14 89 93 443 5915

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 53 7 51,25 43 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe  AEBCCDADCBEADCAE aAA CCEACDBAdBC BE  Ed

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal b BEAAbA EaB AcBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD   B  DCB         A   A              

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇINAR 614 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
320,075 264,950 8 56 57 318 3815

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 66 23 60,25 50 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe dEdCDBeDCBbADACaCAEEDAAcCCEACDBACaEBDBEc

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AaEBEAbEAbDAEaBEaCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDdBeB dAD BD bCc  AECBCeAdc   C B     

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen   cd B              

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BÜLBÜL 628 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,405 264,950 23 124 130 569 7673

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 50 19 45,25 38 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaCDA    A CAEcabAACCEACDcAbeCbBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CdBEAADe EDc e BEdCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC E AdD BD  C E  be    e  eC         

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM EMİK 659 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,418 264,950 24 131 137 601 8222

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 50 26 43,50 36 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBbCaAba  ADCAEbDAAACCEACace aeEcEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal a B AAaAbEDB AdBEaCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC E e DbBDEebB   ce  a  d    C       

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen D      d          A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 3 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA MUCUK 108 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,988 264,950 25 142 150 624 8684

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 46 15 42,25 35 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBaD BEAeACaCAEbaAAACCEACDBbaaEcDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A  BE  EAb AcDdEaCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD  d    D     C      B                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE HATİPOĞLU 880 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,423 264,950 3 32 33 223 2766

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 69 13 65,75 55 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDb     bCAE DAAACCEACDcACBCEBEBbdd

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAADAd DB AaBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBABDCBD Ce E  EAB  AAe D  C      C

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen DCB Bb  c           

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 1 0 100
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 1 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
METİN ÖLMEZ 710 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
325,120 264,950 7 49 50 294 3501

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 65 12 62,00 52 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBCDdB A ACECAEEeAAACCEACD ACBEBDBEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AbEBcA EAD AEaaEEC B     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEB BC eDCBDECCBEE E e   e e          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen      B              

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 7 0 88
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜL SUVARİ 889 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,558 264,950 19 105 110 500 6605

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 53 18 48,50 40 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCaaAc   ADCeEbcbAACCEACDcACBaEBEBeaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal baBadAD  EDB AEBEECc     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  B  D Bb  C E   A   AA             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen     d       AE    A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 1 0 100
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN KULER 66 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,208 264,950 22 119 125 551 7448

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 53 29 45,75 38 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBdcec ADACaCeEEaAbeCCEACDBACcEceBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbBbedEAcaAEaBEbCcB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBbBC A C D  C E A Ce   Ae           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  da  e  b A         

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 1 0 100
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇAKMAK 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
364,878 264,950 1 15 16 118 1428

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 79 15 75,25 63 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCDCBbADACaCeEEDAAACCEACeBACaEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBEA ddbeAEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBABCceDCBDECCBEEAECBd AA D CC B     

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen       b e     A  d  

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 8 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM TOKSOY 731 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,173 264,950 9 65 68 361 4385

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 61 15 57,25 48 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCcA   c  CAEcaAAACCEAeDcAeBCEBEabEa

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CdBEAADAAEDB AEBEdCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC  BABD  D CC E AEABdBA      C d     

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen   B                 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TARIK ERDEM 745 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
326,858 264,950 6 46 47 285 3396

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 67 19 62,25 52 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCCDA    ADCAEaaeAACCEACDcdCeaEaEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBEAAbA EDc eEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC EBbBD BeEbCBEEAEABd Ae  DC CbA  B  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen D   B               

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 2 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA DOĞAN 697 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,170 264,950 13 83 87 421 5486

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 57 16 53,00 44 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDAcdBcADCdEEDAAeCCEACDBAeaCEBEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAADA EDB AcBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD   a    Bb  C     e  Bd C            

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen     eb           eA 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 2 1 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKAN BÖLÜKBAŞI 735 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,543 264,950 18 104 109 493 6510

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 0 13,00 65 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 50 3 49,25 41 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCCDA  B A CAEEaAAACCEACDBACBCEeEBDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal   B AA AA  B AEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DD          D  C                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VELİ ÇELİKCİ 759 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,768 264,950 17 97 102 473 6320

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 55 21 49,75 41 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBC dB AeAeECAEbDAAACCEACDcAeaEcDeEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACaBde EAc AEDBEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBdB  eD Bb aCd  Ad B  Aea           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KARKIN 235 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,295 264,950 11 76 79 388 4882

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 13,71 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,38 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,09 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,75 2,01 2,09

Toplam: 120 61 24 55,00 46 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe dEBCDBaDaB cbACaCAEEaAAeCCEACecAaeEBDccE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBEA EAb AaaBEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBbBC AD BD eCB  AECBC AAec Cd   D   

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 5 1 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNE  ŞAHİN 618 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,815 264,950 16 94 99 468 6209

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 54 16 50,00 42 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCc c  bACaCAEcDAAACCEAeDdAeBEaDBaE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A bBEA EAD A DBEECea     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DcDEBABC eD BD CC      B   c   C        

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRÜT SEZEN 709 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,688 264,950 12 81 85 419 5448

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,14 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,39 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,57 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,93 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,64 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,93 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,78 1,07 1,11

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 13,71 12,74 11,17

Toplam: 120 56 11 53,25 44 54,25 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCc B AeACECeaEDAAACCEACDBACBEBeBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBEe EAD AaDBEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD  bB  A   b  CB   c B                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 1 1 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALP TÜRKOĞLU 217 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,138 264,950 19 206 224 868 14280

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 7 14,25 36 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 27 10 24,50 20 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDceDbaEceACECAE D AAC               

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBcA  A                

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik D      a     D  CBEE                    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 0 29
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN GÜDER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,283 264,950 24 227 248 997 17247

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 27 4,25 11 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 8,33 9,90 8,68

Toplam: 120 15 43 4,25 4 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEabDB*DaaEdDAba  cdbcAdedcebaBeddcdcBac

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal bdEecedaAeedaDcbcabB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 1 6 14
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 2 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE TEKEREK 887 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,310 264,950 12 177 191 751 11624

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,33 9,90 8,68

Toplam: 120 38 18 33,50 28 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AE dDBCDe  AeACbCeEbDAAACCaACeBAaBEBbaEa

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbBaA dAeaAEDBEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÇAKICI 654 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,428 264,950 9 163 173 684 10020

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 5 23,75 59 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 1 1 0,75 15 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 41 11 38,25 32 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBCD   ADAeE AE   AACCEACbBe BdB  Ed

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbBaAAcA             b C

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik aDDE bBC AD BD                          

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 0 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KARA 381 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,183 264,950 21 208 226 879 14523

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 30 26 23,50 20 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEddcBacCBdbDdCECeEaadbeCCEACeceCBEBbcdd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEBdA  Aaab DB  C       

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik cDD                                     

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
E 909 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,833 264,950 13 179 193 753 11778

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 37 16 33,00 28 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCCc D   ADCeE acAAC EACDcAe CEBEacEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal baBbAAbe d B   BE Ce     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD        BD  C                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE 615 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,653 264,950 1 80 84 402 5269

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 58 17 53,75 45 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEaCDBCD   ADACbCeEEaAbACCEACDcAeBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACaBEeA Ab bEDBEbCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBAc  AD BD  CB   EaB   b   C  dA    

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN TUNA 357 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,018 264,950 20 207 225 869 14370

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 23 11,25 28 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 4,65 12,74 11,17

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,02 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,02 2,01 2,09

Toplam: 120 33 36 24,00 20 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBadcdcCBdbDCeEaadbeCCEACeceCBCEdacbdd

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAAaedEDBcAaBEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik   D        c         e    d             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen a eBc             d 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SARAÇOĞLU 660 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,290 264,950 16 185 199 760 11953

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,33 9,90 8,68

Toplam: 120 37 18 32,50 27 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBbCDAe   AbCdEaaAAACCEACDdACeeEBEBcEa

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBEAADeAEaa A BEaCe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE TAMUK 716 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,553 264,950 10 165 176 689 10232

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 41 14 37,50 31 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBCCDAD   ebbeEccAAACCcACDcACaeEBEaDcE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAADA EDB A BE Ce     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik  D          D                           

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 0 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,530 264,950 15 184 198 759 11932

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,33 9,90 8,68

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,02 2,01 2,09

Toplam: 120 37 18 32,50 27 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe BcEBCCDc    A CbEEaeAcCCEACbcAeceEBEaDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBEAAae EDB AaBEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Fen a                 d 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 4 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
Bakteriler 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Karbohidratlar 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA UĞUR 665 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,753 264,950 18 197 213 825 13317

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,65 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,01 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,02 2,01 2,09

Toplam: 120 32 16 28,00 23 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe  AEBeeD c    b   a  AbCCEA b cCB EcEB EE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBEAAbAAE   AEBd        

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD    c   Bb      A                    

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen     e  b            

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 1 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 1 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZEL CENGİZ 676 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,075 264,950 2 86 90 440 5815

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 4,65 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,05 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,02 2,01 2,09

Toplam: 120 56 19 51,25 43 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDBac  aAbACaCAcaD AAC EACbcAeBEBeaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BEAAEAeaAE BEECeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD BAB   D BD  C   A CBCaAee  C        

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen               Ae    

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 2 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 5 0 63
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyon Kavramı 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA 627 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,605 264,950 11 169 181 729 11133

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 8 18,00 45 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 38 13 34,75 29 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe BAE bdDbD    DCAE b AAC EACbBe B EBd  dE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbBaAA AAc B   BEECe     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD   B   eBD  C                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 1 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 1 0 100
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN KARA 609 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,118 264,950 7 141 149 623 8670

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 46 15 42,25 35 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEBCCDAc B ADCAEEDAAcCCEACaeeaBeEBEBDaE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CbB AA       A BEdCc     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC cB BD Bed C                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 2 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİT SEYHAN ÇELİK 885 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,145 264,950 23 225 246 987 16983

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,33 9,90 8,68

Toplam: 120 10 9 7,75 6 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe B*  CaaA    d                           

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CaBbAADebdDB             

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 1 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KESİK 718 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,938 264,950 6 140 148 620 8595

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 3 26,25 66 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 44 6 42,50 35 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEBCDB     A  eECAEE eAACCEACDB  eEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACEB   E D     E CDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DD  ebc  A  BD  C      B                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 0 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 1 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL KAPLAN 975 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,058 264,950 17 190 205 791 12744

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 37 29 29,75 25 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe dAEeaCbdcCddbDCbEdDAcACCEACeceCBCEebcbdd

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBdAADbdEDccAEBEEec     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD   BA             e                  

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 1 2 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET UÇKAN 9388 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,908 264,950 22 213 231 898 15043

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 28 27 21,25 18 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe ddebcBaeCdcbDbeEabEcaAAb eE   BAbBEBbaEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AC BcAedAD e Dc          

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEB        b  C                       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 3 3 43
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
Din ve İslam 2 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Bilgi ve İnanç 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 1 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN ÖZSOY 897 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,575 264,950 3 125 131 583 7776

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 4,65 12,74 11,17

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 2,01 2,09

Toplam: 120 49 16 45,00 38 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBCCD aCB AaCAadaAAdCCEACDBAbBeEBEBedE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CEBcAADA dDc eEBEECD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD  E  a  BD  C                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN HANAS 392 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,393 264,950 25 228 249 1004 17311

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 3 3,25 8 17,87 21,94 20,43

Toplam: 120 4 3 3,25 3 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe aAEBaeD                                 

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 0 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 3 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AYDIN 651 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,045 264,950 4 129 135 597 8146

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 10 4,50 15 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 8 11 5,25 13 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 50 24 44,00 37 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBa   EAeACECbEEDbAACCEACDcACBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACaBbe EAe AEacEdCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DD  eda e DC e bd    EaBa  Ac      A  a 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 3 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUANA ÇETİN 670 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,843 264,950 14 182 196 757 11885

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 37 18 32,50 27 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe dAa a DAc   AcCbEde AACCEACDcAaaCbBEaDEE

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal ab EAdDe E     BE CD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDD   B BD Bb  C                        

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 1 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL CAN ŞANLI 406 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,168 264,950 26 229 250 1014 17465

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 13 0,75 2 17,87 21,94 20,43

Toplam: 120 4 13 0,75 1 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe abad aD bCBbbcdeEc*                     

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KAPLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,803 264,950 5 134 142 606 8292

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 4,65 12,74 11,17

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,01 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,05 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,02 2,01 2,09

Toplam: 120 48 18 43,50 36 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBaDCB ADACECbEEacAACCEACDcACeEdcBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal AbaB ec AD bE BEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD db       D  C    cdB                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen               A     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZUHAL ARTUÇ 779 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,548 264,950 8 161 171 676 9877

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 26 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 17,87 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,81 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,81 2,06 1,70

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,33 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,03 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 8,33 9,90 8,68

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,52 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,13 1,07 1,11

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 4,65 12,74 11,17

Toplam: 120 42 13 38,75 32 30,87 46,59 42,37

TYT Türkçe AEdCDBCc  bADAeECAEEDAAACCEACbeAaBEBbBEa

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACbB       A   E CcB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DbDcB B     B   C                       

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 2 0 100
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 5 2 71
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 0 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 2 0 25
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ASLAN 677 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,118 264,950 24 170 182 741 11290

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 37 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 19,88 21,94 20,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,50 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,80 2,06 1,70

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,97 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,56 9,90 8,68

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 8,14 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 1,07 1,11

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 8,34 12,74 11,17

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,03 0,88 0,93

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,24 2,01 2,09

Toplam: 120 42 31 34,25 29 38,02 46,59 42,37

TYT Türkçe BAEBaCcbDCBEAedeEcDeAdCdEACaeAee EBEeDcc

Cevap Anahtarı B BAEBCCDADCBEADCAEEDAAACCEACDBACBCEBEBDEE

TYT Sosyal CddcAADAdE a AEBEaCD     

Cevap Anahtarı B CEBEAADAAEDBDAEBEECDEADCC

TYT Matematik DDDC dBAaDe                             

Cevap Anahtarı B DDDCBEBABDCBDECCBEEAEABCBAACDDCCCDADCBDC

TYT Fen ade c      e      A 

Cevap Anahtarı B DCBBBAECABEDAEEBCDAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 1 1 13
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 1 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÖZCAN FİLKÖPRÜ 913 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,425 264,950 16 147 155 640 8985

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 37 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,88 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 2,06 1,70

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,97 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,56 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,14 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 8,34 12,74 11,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,03 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,24 2,01 2,09

Toplam: 120 48 27 41,25 34 38,02 46,59 42,37

TYT Türkçe AEcCDBbDeBEdeAeECAEa AAcCCEACDcAdeEBDBEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBc  EAbaAEbBEaCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD B aec   BD  C    dC    ee         C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen e a  e              

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASAF YILDIZ 656 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,770 264,950 32 205 223 865 14137

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 37 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 19,88 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,80 2,06 1,70

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,97 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,56 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 8,14 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 1,07 1,11

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 8,34 12,74 11,17

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 0,88 0,93

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,02 0,61 0,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,30 0,53 0,65

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,24 2,01 2,09

Toplam: 120 37 49 24,75 21 38,02 46,59 42,37

TYT Türkçe AbaaDBaceddAeACcacEbDbAAee*bdbBAaadBcBa*

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBEAbcAabcaedEbCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDDEBeBCaADeBDc  dabAd a                

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen  c    cb     cA     

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 2 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 2 5 29
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 1 0 100
Kayaçlar 1 0 1 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AŞKIN TAHA SOYSAL 626 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,998 264,950 7 102 107 491 6483

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 37 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,88 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,50 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,80 2,06 1,70

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,97 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,20 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,56 9,90 8,68

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 8,14 11,68 10,06

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,20 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 8,34 12,74 11,17

Toplam: 120 54 19 49,25 41 38,02 46,59 42,37

TYT Türkçe dEaCDBCeaBbAeACECAEbDdAACCEACDBACBEBDeEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal A EBE  dA  AacBEdCeB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik D DEBd C cDCBD b dE eE     AD           

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 1 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 2 1 67
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 7 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 3 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZİZ TÜRKOĞLU 39 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
308,535 264,950 4 70 73 374 4627

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 37 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 2 31,50 79 19,88 21,94 20,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,50 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,80 2,06 1,70

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,97 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,20 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,56 9,90 8,68

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 8,14 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 1,07 1,11

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 8,34 12,74 11,17

Toplam: 120 59 10 56,50 47 38,02 46,59 42,37

TYT Türkçe AaBCDBC    A ACECAEEDAAACCEACD AdBEBDBEE

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBEe EAb AE BEECDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DD dBb C bDCBe bCBE  E     A      B     

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 1 0 50
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 1 0 100
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 3 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 6 1 86
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 1 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 2 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Sayı Problemleri 8 4 2 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME

HATAY / DÖRTYOL / DÖRTYOL ATATÜRK ANADOLU LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BARİS DUĞAN 517 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,180 264,950 15 145 153 637 8896

Puanı Hesaplanan: 229 250 1045 17671

Katılımlar: 37 230 251 1128 17995

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,88 21,94 20,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,57 2,43

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,80 2,06 1,70

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,97 1,88 1,46

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,20 3,37 3,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,10 0,02 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,56 9,90 8,68

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,14 11,68 10,06

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,20 1,07 1,11

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 8,34 12,74 11,17

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,03 0,88 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,61 0,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,30 0,53 0,65

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,24 2,01 2,09

Toplam: 120 48 26 41,50 35 38,02 46,59 42,37

TYT Türkçe AEcCDBbDeBEdeAeECAEa AAcCCEACDcAdeEBDBEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBCDCBEADACECAEEDAAACCEACDBACBEBDBEE

TYT Sosyal ACdBc  EAb AEbBEaCDB     

Cevap Anahtarı A ACEBEAAEADDAEDBEECDBAECDC

TYT Matematik DDD B aec   BD  C    dC    ee         C 

Cevap Anahtarı A DDDEBABCBADCBDECCBEEAECBCBAADDDCCCBADCCD

TYT Fen e a  e              

Cevap Anahtarı A BBDCEBACAEABEDADEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Bir Ögeyi Oluşturan Sözcükler 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 2 0 2 0
İki Nokta 1 1 0 100
Virgül 1 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 3 1 1 33
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 7 4 3 57
Paragrafa Özgü Soru Kökü 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 3 2 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Boylardan Devlete 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde İsyanlar ve Düzeni Koruma Çabaları 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100
Türk İnkılabı ve Atatürk İlkeleri 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları 1 0 0 0
Kayaçlar 1 0 0 0
Göçler ve Göçlerin Nedenleri 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100
Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma Yolları 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
Din ve İslam 2 1 1 50
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Bilgi ve İnanç 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Asal Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Sayı Problemleri 8 3 0 38
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyon Kavramı 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Permütasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0
Elektriksel Güç ve Enerji 1 0 0 0
Termometreler 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Zayıf ve Güçlü Etkileşimlerde Bağ Enerjisi 1 0 0 0
Koligatif Özellikler 1 0 0 0
Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0
Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0
